
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAYSERİ YAHYALI Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi 10.Sınıf DBS 56 56 312 520

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,77 9,21 13,46 7,69 6,00 6,19 6,09 4,50 4,96 7,29 4,94 6,05 2,98 3,52 2,10 1,97 3,49 1,09 3,10 3,39 2,25 44,89 35,05 36,10 215,090

Okul Ortalaması 15,20 9,80 12,75 6,32 7,20 4,52 5,32 5,16 4,03 3,62 5,15 2,33 2,75 3,89 1,77 1,29 4,04 0,28 2,18 4,69 1,01 36,68 39,93 26,69 184,870

KATILIMLAR

1 665 EBİLGE YAŞAR 10B 22 7 20,25 6 9 3,75 10 4 9,00 6 6 4,50 5 4 4,00 4 6 2,50 6 3 5,25 59 39 49,25 259,175 121

2 612 EMİNE CERAN 10A 19 9 16,75 9 7 7,25 10 4 9,00 7 6 5,50 3 5 1,75 0 4 -1,00 4 4 3,00 52 39 42,25 236,060 179

3 603 İBRAHİM ARISOY 10B 15 9 12,75 12 4 11,00 10 2 9,50 5 6 3,50 2 4 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 50 29 42,75 235,545 181

4 640 ELİF NANE 10B 22 7 20,25 9 6 7,50 5 5 3,75 8 9 5,75 4 5 2,75 2 7 0,25 2 8 0,00 52 47 40,25 230,890 190

5 669 YAREN ZÜYLİ 10B 22 7 20,25 11 4 10,00 5 4 4,00 4 5 2,75 4 1 3,75 1 7 -0,75 2 6 0,50 49 34 40,50 229,198 193

6 601 MELEK SUDE AKBAŞ 10B 19 10 16,50 8 8 6,00 6 6 4,50 4 3 3,25 4 4 3,00 3 4 2,00 5 4 4,00 49 39 39,25 226,568 198

7 639 SEHER KURT 10A 18 7 16,25 8 6 6,50 7 5 5,75 4 4 3,00 5 3 4,25 1 4 0,00 3 6 1,50 46 35 37,25 219,405 209

8 664 KÜBRA ÜNAL 10A 22 6 20,50 9 7 7,25 7 6 5,50 2 6 0,50 4 4 3,00 1 6 -0,50 3 6 1,50 48 41 37,75 219,238 210

9 653 UMUT BERAT SÜRDEM 10A 13 13 9,75 9 6 7,50 6 7 4,25 7 11 4,25 6 4 5,00 3 5 1,75 4 5 2,75 48 51 35,25 214,055 222

10 614 SUDE ÇELEBİ 10A 21 5 19,75 6 8 4,00 3 6 1,50 4 2 3,50 4 2 3,50 2 6 0,50 3 5 1,75 43 34 34,50 212,418 227

11 627 ALİ GÜRBEDEN 10B 15 14 11,50 9 7 7,25 8 4 7,00 8 10 5,50 3 4 2,00 0 7 -1,75 4 3 3,25 47 49 34,75 212,358 228

12 660 SEHER TOSUN 10A 19 9 16,75 9 6 7,50 3 7 1,25 5 4 4,00 5 2 4,50 0 4 -1,00 3 6 1,50 44 38 34,50 211,948 229

13 803 EBRU ÇOBAN 10B 18 11 15,25 4 12 1,00 8 4 7,00 6 7 4,25 5 5 3,75 2 7 0,25 4 5 2,75 47 51 34,25 211,560 231

14 602 EMRULLAH EMİN AKMEŞE10B 20 10 17,50 7 9 4,75 5 7 3,25 8 10 5,50 3 5 1,75 0 7 -1,75 4 6 2,50 47 54 33,50 209,720 237

15 651 RAVZA SAYILGANOĞLU 10B 18 10 15,50 6 8 4,00 5 6 3,50 6 3 5,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 4 5 2,75 43 42 32,50 206,545 248

16 666 AKİF EREN YERLİKAYA 10B 16 7 14,25 7 9 4,75 8 5 6,75 4 6 2,50 3 6 1,50 3 5 1,75 3 5 1,75 44 43 33,25 206,345 249

17 608 MEHMET AKİF BAL 10B 17 11 14,25 9 6 7,50 7 6 5,50 3 2 2,50 3 5 1,75 1 3 0,25 2 4 1,00 42 37 32,75 204,290 256

18 662 SUDENAZ ULUYOL 10A 19 11 16,25 7 9 4,75 6 7 4,25 3 4 2,00 4 4 3,00 2 7 0,25 3 6 1,50 44 48 32,00 202,568 263

19 635 AYSU GİZEM KARA 10A 16 9 13,75 8 5 6,75 5 6 3,50 4 8 2,00 5 3 4,25 2 4 1,00 2 7 0,25 42 42 31,50 200,708 266

20 652 AYŞEGÜL SUCU 10A 16 12 13,00 8 5 6,75 6 6 4,50 5 11 2,25 5 4 4,00 2 4 1,00 2 8 0,00 44 50 31,50 200,610 269

21 642 MEDİNE ÖTÜN 10B 19 8 17,00 9 4 8,00 4 8 2,00 3 5 1,75 2 5 0,75 2 5 0,75 2 6 0,50 41 41 30,75 198,018 281

22 655 ZEYNEP SENA ŞARLI 10A 18 9 15,75 8 7 6,25 9 3 8,25 1 2 0,50 36 21 30,75 195,805 286

23 667 BEGÜM YEŞİLKAYA 10A 18 6 16,50 9 4 8,00 5 5 3,75 1 1 0,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 3 5 1,75 37 29 29,75 193,703 292

24 624 EYLÜL GÖZBAŞI 10A 18 8 16,00 6 7 4,25 8 1 7,75 1 2 0,50 2 3 1,25 1 6 -0,50 2 6 0,50 38 33 29,75 193,513 293

25 646 ZEYNEP PEDÜK 10B 16 9 13,75 8 7 6,25 5 2 4,50 3 5 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 5 -0,25 37 31 29,25 193,065 295

26 636 MELEK NAZ KARAGÖZ 10B 14 10 11,50 7 9 4,75 7 3 6,25 3 3 2,25 3 3 2,25 1 3 0,25 1 3 0,25 36 34 27,50 187,675 320

27 654 RABİA ŞAHİN 10B 15 12 12,00 7 3 6,25 5 6 3,50 3 1 2,75 1 5 -0,25 2 5 0,75 3 3 2,25 36 35 27,25 187,473 324

28 645 ELİF PARLAK 10A 15 2 14,50 4 6 2,50 7 1 6,75 6 8 4,00 1 7 -0,75 1 3 0,25 0 5 -1,25 34 32 26,00 184,125 339

29 600 BUSE AKAY 10B 12 11 9,25 7 8 5,00 7 5 5,75 3 3 2,25 4 2 3,50 1 3 0,25 1 4 0,00 35 36 26,00 182,953 344
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30 623 BEYZA GAYA 10B 14 11 11,25 9 7 7,25 5 2 4,50 3 8 1,00 3 5 1,75 1 6 -0,50 2 7 0,25 37 46 25,50 180,213 359

31 649 GÜL SAYILGANOĞLU 10A 15 3 14,25 4 2 3,50 6 0 6,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 27 9 24,75 177,370 370

32 659 BERKE KAAN TOPALOĞLU10A 12 9 9,75 7 9 4,75 5 8 3,00 3 5 1,75 3 5 1,75 2 3 1,25 2 4 1,00 34 43 23,25 174,485 379

33 611 AHMET CAN BÜBER 10A 13 11 10,25 7 9 4,75 3 9 0,75 3 3 2,25 3 5 1,75 2 3 1,25 2 4 1,00 33 44 22,00 171,293 390

34 656 BUSE ŞEKER 10A 15 9 12,75 3 7 1,25 4 3 3,25 3 6 1,50 1 1 0,75 2 0 2,00 28 26 21,50 169,378 398

35 677 ARDA GÜRBEDEN 10A 17 12 14,00 5 10 2,50 6 7 4,25 1 3 0,25 2 6 0,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 33 45 21,75 168,778 399

36 637 SAMET KEÇİ 10B 8 17 3,75 6 9 3,75 8 4 7,00 4 8 2,00 1 8 -1,00 4 3 3,25 4 5 2,75 35 54 21,50 168,368 400

37 619 ZÜLEYHA NAZ DEMİRAL10A 14 12 11,00 1 11 -1,75 6 7 4,25 4 7 2,25 3 5 1,75 2 6 0,50 4 5 2,75 34 53 20,75 168,008 403

38 626 EMİRHAN GUL 10A 13 12 10,00 7 9 4,75 6 7 4,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 2 3 1,25 2 5 0,75 33 47 21,25 167,003 408

39 659 RAVZA TOPALOĞLU 10B 16 7 14,25 5 5 3,75 3 7 1,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 30 38 20,50 165,748 410

40 631 FATMA NUR İLKKILIÇ 10A 12 9 9,75 6 6 4,50 6 4 5,00 2 5 0,75 0 5 -1,25 3 5 1,75 29 34 20,50 163,988 416

41 661 YAREN TURAÇ 10B 13 14 9,50 7 9 4,75 3 10 0,50 5 1 4,75 3 7 1,25 0 5 -1,25 1 5 -0,25 32 51 19,25 163,858 417

42 605 RABİA AYDIN 10B 13 6 11,50 4 7 2,25 3 4 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 4 1,00 26 26 19,50 163,115 419

43 607 NEFİSE BAĞ 10A 12 14 8,50 4 9 1,75 5 5 3,75 3 5 1,75 4 5 2,75 1 6 -0,50 3 6 1,50 32 50 19,50 162,915 420

44 657 UĞUR TAŞTAN 10A 15 13 11,75 7 9 4,75 5 8 3,00 0 4 -1,00 3 6 1,50 2 3 1,25 0 8 -2,00 32 51 19,25 159,710 432

45 613 REYHAN CULHA 10A 13 11 10,25 4 6 2,50 4 4 3,00 1 3 0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 2 5 0,75 27 35 18,25 157,870 436

46 618 FATMA NUR DAĞCI 10A 10 8 8,00 5 7 3,25 1 5 -0,25 3 4 2,00 1 4 0,00 2 2 1,50 4 5 2,75 26 35 17,25 156,428 440

47 630 KÜBRA GÜVERCİN 10B 15 11 12,25 3 10 0,50 5 8 3,00 4 8 2,00 3 3 2,25 1 7 -0,75 0 9 -2,25 31 56 17,00 155,258 443

48 622 EZGİ NİSA ERDOĞAN 10A 14 16 10,00 3 12 0,00 4 5 2,75 3 7 1,25 4 4 3,00 1 7 -0,75 2 8 0,00 31 59 16,25 152,693 450

49 644 A EMRE ÖZSOY 10B 12 15 8,25 8 7 6,25 4 8 2,00 1 3 0,25 25 33 16,75 152,295 453

50 668 KEREM YILDIRIR 10A 10 11 7,25 4 9 1,75 6 7 4,25 1 3 0,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 25 39 15,25 148,070 462

51 672 HASAN KORUMAZ 10A 9 8 7,00 1 6 -0,50 3 6 1,50 7 13 3,75 2 5 0,75 3 7 1,25 25 45 13,75 146,608 465

52 634 AHAKAN KALKAN 10A 12 14 8,50 7 8 5,00 2 4 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 23 33 14,75 146,228 466

53 616 İLAYDA ÇİFTÇİ 10B 13 11 10,25 3 6 1,50 0 9 -2,25 6 8 4,00 2 5 0,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 25 47 13,25 145,445 468

54 620 ALEYNA DİKME 10A 12 8 10,00 3 3 2,25 1 0 1,00 1 0 1,00 17 11 14,25 145,288 469

55 671 EFEHAN KARİP 10A 11 8 9,00 2 9 -0,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 17 27 10,25 132,393 486

56 638 İREM BUSE KEPENEK 10B 6 10 3,50 3 6 1,50 4 5 2,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 1 0,75 1 4 0,00 16 32 8,00 124,605 492
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