
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAYSERİ YAHYALI ÖMER-EMİNE AKIN ANADOLU LİSESİ TYT HAZIR BULUNUŞLUK DENEME - 2  (1.OTURUM) 74 74 149 6942

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,52 10,67 21,85 1,65 2,03 1,14 2,20 1,45 1,84 1,85 1,58 1,45 2,21 1,32 1,88 0,02 0,02 0,01 9,11 5,15 7,82 1,29 1,73 0,86 0,69 1,34 0,36 1,05 0,89 0,83 44,59 26,18 38,04 252,590

Okul Ortalaması 26,93 10,30 24,36 1,68 2,20 1,12 2,53 1,47 2,16 2,18 1,80 1,73 2,42 1,15 2,13 0,05 0,01 0,05 8,50 5,78 7,05 0,80 1,43 0,44 0,43 1,26 0,12 0,70 1,04 0,44 46,22 26,44 39,60 258,480

KATILIMLAR

1 46 AHMET YILMAZ 12A 27 8 25,00 3 0 3,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 30 2 29,50 6 0 6,00 2 3 1,25 3 0 3,00 79 15 75,25 366,415 243

2 53 MEHMET ALİ BAYRAKTAR 12A 33 7 31,25 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 21 9 18,75 2 4 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 73 26 66,50 338,958 508

3 74 RÜMEYSA BARUT 12C 33 4 32,00 2 3 1,25 4 0 4,00 2 3 1,25 4 0 4,00 20 3 19,25 1 0 1,00 66 13 62,75 327,385 693

4 89 ÖMER KAAN GÖÇER 12D 34 5 32,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 14 5 12,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 65 18 60,50 320,443 833

5 60 ESMANUR ELMAS 12B 32 1 31,75 2 0 2,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 0 3,00 19 4 18,00 61 6 59,50 317,563 886

6 41 ELBİ ALATEPE 12C 38 2 37,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 12 5 10,75 63 14 59,50 316,815 913

7 77 AHMET HAYVACI 12A 33 7 31,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 10 7 8,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 59 24 53,00 298,078 1431

8 48 ALEYNA AKAY 12C 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 12 5 10,75 57 17 52,75 296,918 1475

9 56 İREM ÇOBAN 12C 32 6 30,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 14 3 13,25 55 15 51,25 292,810 1617

10 29 RABİA KONCA 12C 37 3 36,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 3 4,25 54 13 50,75 290,553 1696

11 5 AYSEL KILIÇ 12A 32 6 30,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 10 10 7,50 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 57 28 50,00 289,205 1729

12 81 MELİ A KA AP 12A 29 10 26,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 14 8 12,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 56 28 49,00 286,485 1818

13 17 BERAT YILMAZ 12B 29 11 26,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 17 16 13,00 3 4 2,00 2 4 1,00 2 4 1,00 61 51 48,25 284,463 1893

14 68 EREN DELİKTAŞ 12A 28 9 25,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 0 2,00 1 1 0,75 15 10 12,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 56 33 47,75 283,018 1954

15 66 FATMA ERDEM 12C 34 5 32,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 7 3 6,25 51 17 46,75 278,928 2106

16 18 SENA BALIKÇI 12D 31 8 29,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 10 2 9,50 50 15 46,25 277,905 2139

17 12 ZEYNEP YAREN ÇABUK 12C 32 8 30,00 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 8 7 6,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 52 24 46,00 277,090 2171

18 83 SUDE USLU 12B 28 12 25,00 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 8 6 6,50 2 1 1,75 2 0 2,00 51 24 45,00 274,800 2275

19 93 CENNET GÜL IŞIK 12C 30 8 28,00 1 3 0,25 4 0 4,00 2 3 1,25 3 1 2,75 9 1 8,75 49 16 45,00 274,260 2306

20 58 AYŞE NUR ÖZDEMİR 12B 21 12 18,00 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 20 3 19,25 1 3 0,25 1 0 1,00 50 22 44,50 274,100 2312

21 30 KÜBRA ÜNLÜ 12C 32 5 30,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 6 2 5,50 48 13 44,75 273,148 2354

22 36 EMİNE YILMAZ 12A 29 10 26,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 7 2 6,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 50 22 44,50 273,015 2366

23 24 İREM YILMAZ 12A 29 11 26,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 13 10 10,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 54 40 44,00 271,438 2459

24 71 BEYZA 12C 32 8 30,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 3 2,25 48 16 44,00 270,980 2472

25 39 DİLARA DIVARCI 12D 31 8 29,00 2 0 2,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 0 3,00 7 4 6,00 48 17 43,75 270,355 2496

26 49 EMİNE SENA 12C 28 9 25,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 8 4 7,00 48 18 43,50 270,023 2511

27 19 HİLAL YILDIRIM 12B 31 9 28,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 6 12 3,00 1 2 0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 51 31 43,25 268,938 2564

28 47 NUR ÖZDEM 12A 27 13 23,75 3 1 2,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 8 6 6,50 2 1 1,75 1 3 0,25 2 1 1,75 50 28 43,00 268,923 2567

29 27 KEREM TÜRKMEN 12C 28 11 25,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 11 7 9,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 50 30 42,50 267,038 2649
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Genel Ortalama 24,52 10,67 21,85 1,65 2,03 1,14 2,20 1,45 1,84 1,85 1,58 1,45 2,21 1,32 1,88 0,02 0,02 0,01 9,11 5,15 7,82 1,29 1,73 0,86 0,69 1,34 0,36 1,05 0,89 0,83 44,59 26,18 38,04 252,590

Okul Ortalaması 26,93 10,30 24,36 1,68 2,20 1,12 2,53 1,47 2,16 2,18 1,80 1,73 2,42 1,15 2,13 0,05 0,01 0,05 8,50 5,78 7,05 0,80 1,43 0,44 0,43 1,26 0,12 0,70 1,04 0,44 46,22 26,44 39,60 258,480

KATILIMLAR

30 92 TAHİR ÇİLSAL 12A 29 10 26,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 6 10 3,50 1 3 0,25 2 2 1,50 50 32 42,00 265,465 2705

31 82 RAVZA ŞİMŞEK 12C 31 8 29,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 8 2 7,50 47 20 42,00 265,070 2727

32 42 YUSUF ÖZDEMİR 12D 25 9 22,75 3 0 3,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 0 3,00 9 2 8,50 0 2 -0,50 45 14 41,50 264,353 2760

33 16 AHMET USLU 12B 25 15 21,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 10 9 7,75 2 3 1,25 1 4 0,00 5 1 4,75 51 39 41,25 264,053 2776

34 57 S GİZEM KARAGÖZ 12D 26 7 24,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 10 2 9,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 46 19 41,25 263,433 2806

35 90 BETÜL KELEŞ 12C 28 12 25,00 1 3 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 0 3,00 7 2 6,50 45 21 39,75 258,795 3003

36 80 SİMAY AYDIN 12A 29 7 27,25 1 3 0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 1 2 0,50 7 9 4,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 47 29 39,75 258,643 3013

37 75 FATMA MEŞE 12A 23 14 19,50 4 1 3,75 2 0 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 10 9 7,75 0 2 -0,50 44 28 37,00 251,185 3368

38 45 DİLRUBA OCAK 12B 24 10 21,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 8 7 6,25 4 0 4,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 43 24 37,00 251,095 3374

39 95 RAVZA ZÜYLİ 12B 33 7 31,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 6 17 1,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 2 4 1,00 50 51 37,25 250,393 3410

40 25 MELİKE EKŞİ 12C 29 11 26,25 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 8 6 6,50 44 28 37,00 250,328 3421

41 40 RANA BAYRAKDAR 12A 23 11 20,25 1 3 0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 1 2 0,50 11 8 9,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 44 31 36,25 248,983 3495

42 20 HSUDEKORUCU 12A 29 6 27,50 1 3 0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 7 2,25 41 20 36,00 247,145 3585

43 51 MELİKE MANTICI 12A 19 18 14,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 8 11 5,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 45 39 35,25 246,710 3611

44 91 RABİA SENA SALEP 12B 27 12 24,00 9 9 6,75 3 3 2,25 3 3 2,25 42 27 35,25 245,515 3672

45 52 M HALUKK 12A 20 4 19,00 1 3 0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 12 8 10,00 2 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 41 25 34,75 244,585 3715

46 76 AKİF KORUCU 12B 23 12 20,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 0 2,00 8 10 5,50 4 2 3,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 44 37 34,75 244,485 3723

47 61 ALİ KİRAZ 12D 25 13 21,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 0 2,00 3 0 3,00 8 4 7,00 40 21 34,75 244,118 3741

48 67 EBRAR SAYILGANOĞLU 12D 27 10 24,50 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 39 18 34,50 243,005 3794

49 54 İLAYDAA AFERİNN 12C 32 8 30,00 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 40 22 34,50 242,280 3824

50 1000 SELENAY ÇIRAKLI 12A 28 7 26,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 8 5 6,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 41 27 34,25 241,943 3846

51 85 HAVVA NUR BOLAT 12D 26 10 23,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 5 2,75 39 20 34,00 241,625 3866

52 94 REYYAN ÜNAL 12C 25 15 21,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 4 2,00 40 27 33,25 239,653 3977

53 28 EMİNE SUDE KAFALI 12B 27 12 24,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 1 1,75 5 3 4,25 1 2 0,50 2 2 1,50 41 31 33,25 239,375 3997

54 86 NURDAN ÇOBAN 12A 22 16 18,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 6 3,50 1 4 0,00 3 1 2,75 2 1 1,75 42 37 32,75 238,745 4023

55 73 MUSTAFA UYAR 12C 26 14 22,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 9 4 8,00 0 1 -0,25 41 32 33,00 238,725 4027

56 79 RZEHRA AYDIN 12A 22 14 18,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 8 5 6,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 2 -0,50 41 34 32,50 237,675 4074

57 44 ERDEM SARIOĞLU 12C 24 16 20,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 7 9 4,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 43 44 32,00 236,030 4167

58 21 SAHRE KASAP 12C 26 13 22,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 4 2,00 38 25 31,75 234,928 4223
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Genel Ortalama 24,52 10,67 21,85 1,65 2,03 1,14 2,20 1,45 1,84 1,85 1,58 1,45 2,21 1,32 1,88 0,02 0,02 0,01 9,11 5,15 7,82 1,29 1,73 0,86 0,69 1,34 0,36 1,05 0,89 0,83 44,59 26,18 38,04 252,590

Okul Ortalaması 26,93 10,30 24,36 1,68 2,20 1,12 2,53 1,47 2,16 2,18 1,80 1,73 2,42 1,15 2,13 0,05 0,01 0,05 8,50 5,78 7,05 0,80 1,43 0,44 0,43 1,26 0,12 0,70 1,04 0,44 46,22 26,44 39,60 258,480

KATILIMLAR

59 65 MERVENUR SAKIZLI 12B 25 12 22,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 7 8 5,00 1 6 -0,50 0 4 -1,00 0 6 -1,50 42 47 30,25 230,375 4446

60 33 EMRE CAN KAYA 12A 21 13 17,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 1 5,75 35 20 30,00 230,293 4453

61 72 F ZEHRA ŞABANOĞLU 12C 27 11 24,25 1 2 0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 0 3,00 1 0 1,00 35 19 30,25 230,203 4459

62 87 EMİN SANDIK 12C 21 11 18,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 3 0,25 9 7 7,25 0 1 -0,25 37 31 29,25 227,953 4564

63 78 ÖMER KARAGÖZ 12C 22 18 17,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 4 1,00 1 2 0,50 36 29 28,75 226,570 4636

64 38 MERVE AŞIK 12A 21 12 18,00 1 1 0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 8 4 7,00 1 1 0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 35 26 28,50 225,760 4681

65 13 AYŞE NİSA ÖZTÜRK 12A 20 18 15,50 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 7 6 5,50 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 37 35 28,25 225,310 4704

66 59 HATİCE NUR ARDIÇ 12B 25 15 21,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 2 3 1,25 1 3 0,25 6 5 4,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 31 28,25 224,533 4754

67 55 ELİF ESRA ŞENGÜN 12A 23 15 19,25 2 3 1,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 35 29 27,75 223,283 4804

68 62 OSMAN SAMİ GEDİK 12A 25 14 21,50 1 3 0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 8 2,00 1 1 0,75 36 33 27,75 223,040 4819

69 96 AYŞEGÜL EKİZ 12D 19 21 13,75 1 2 0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 7 3 6,25 1 2 0,50 35 35 26,25 219,508 4976

70 22 SUDE AKAY 12B 22 18 17,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 6 6 4,50 1 1 0,75 1 2 0,50 34 33 25,75 217,540 5057

71 26 YUSUF ÇOBAN 12B 18 9 15,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 5 2 4,50 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 31 22 25,50 217,013 5084

72 84 AYŞE ŞEVVAL 12B 25 13 21,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 5 0,75 0 2 -0,50 33 30 25,50 216,163 5127

73 63 E EYLÜL KARA 12A 18 13 14,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 1 2 0,50 5 3 4,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 29 30 21,50 204,993 5635

74 50 MEHMET BÖYÜK 12C 13 7 11,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 19 -2,75 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 28 51 15,25 186,593 6295
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