
KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KAYSERİ YAHYALI ÖMER-EMİNE AKIN ANADOLU LİSESİ TYT HAZIR BULUNUŞLUK DENEME - 2  (1.OTURUM)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul

(74)
26,93 10,30 24,36 1,68 2,20 1,12 2,53 1,47 2,16 2,18 1,80 1,73 2,42 1,15 2,13 0,05 0,01 0,05 8,50 5,78 7,05 0,80 1,43 0,44 0,43 1,26 0,12 0,70 1,04 0,44 46,22 26,44 39,60 258,480

İlçe
(74)

26,93 10,30 24,36 1,68 2,20 1,12 2,53 1,47 2,16 2,18 1,80 1,73 2,42 1,15 2,13 0,05 0,01 0,05 8,50 5,78 7,05 0,80 1,43 0,44 0,43 1,26 0,12 0,70 1,04 0,44 46,22 26,44 39,60 258,480

İl
(149)

27,36 9,64 24,95 1,93 2,06 1,41 2,69 1,51 2,31 2,20 1,77 1,76 2,72 1,13 2,44 0,03 0,01 0,03 11,49 5,32 10,16 1,75 1,50 1,38 0,93 1,41 0,58 1,47 0,99 1,22 52,57 25,34 46,24 278,540

Genel
(6942)

24,52 10,67 21,85 1,65 2,03 1,14 2,20 1,45 1,84 1,85 1,58 1,45 2,21 1,32 1,88 0,02 0,02 0,01 9,11 5,15 7,82 1,29 1,73 0,86 0,69 1,34 0,36 1,05 0,89 0,83 44,59 26,18 38,04 252,590

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
12A
(25)

25,56 10,92 22,83 1,96 2,04 1,45 2,00 1,32 1,67 2,12 1,44 1,76 2,48 1,00 2,23 0,16 0,04 0,15 9,68 6,68 8,01 1,24 1,92 0,76 0,68 2,00 0,18 1,20 1,40 0,85 47,08 28,76 39,89 259,570

12B
(16)

25,94 11,25 23,12 1,00 2,06 0,48 2,25 1,44 1,89 1,88 1,88 1,41 1,88 1,31 1,55 8,88 7,63 6,97 1,44 2,06 0,92 0,75 2,19 0,20 1,06 1,81 0,61 45,08 31,63 37,15 251,280

12C
(24)

28,96 9,08 26,69 1,88 2,71 1,20 3,08 1,67 2,67 2,21 2,33 1,62 2,63 1,33 2,29 7,29 4,58 6,15 0,21 0,79 0,01 0,08 0,25 0,02 0,13 0,38 0,03 46,47 23,12 40,68 261,380

12D
(9)

27,11 10,11 24,58 1,56 1,56 1,17 3,00 1,44 2,64 2,78 1,22 2,47 2,67 0,78 2,47 7,78 3,22 6,97 0,00 0,67 -0,17 0,11 0,22 0,06 0,22 0,44 0,11 45,23 19,66 40,30 260,530

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÖMER-EMİNE AKIN ANADOLU LİSESİ okulunda 74 4

YAHYALI ilçesinde 74 4 1
KAYSERİ ilinde 149 10 3 3

Genelde 6942 436 80 49 27

DERECELER

Genelde sınava 80 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 28. oldu

KAYSERİ ilinde sınava 3 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 2. oldu

YAHYALI ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KAYSERİ YAHYALI ÖMER-EMİNE AKIN ANADOLU LİSESİ TYT HAZIR BULUNUŞLUK DENEME - 2  (1.OTURUM)
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KAYSERİ YAHYALI ÖMER-EMİNE AKIN ANADOLU LİSESİ TYT HAZIR BULUNUŞLUK DENEME - 2  (1.OTURUM)
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Söz Öbeklerinde Anlam 3 2,69 0,28 90

[+] İki Cümleyi Birleştirme 1 0,55 0,39 55

[+] Ses Bilgisi - Karma 1 0,74 0,04 74

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1,80 0,16 90

[+] YAZIM KURALLARI 2 1,61 0,19 80

[+] Yapım Ekleri ve Türleri 1 0,54 0,31 54

[+] Çekim Ekleri ve Türleri 1 0,54 0,31 54

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,18 0,70 59

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0,95 0,59 47

[+] KARMA DİL BİLGİSİ 3 1,89 0,55 63

[+] PARAGRAFIN YAPISI 6 4,08 1,78 68

[+] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,50 0,39 50

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4,55 2,19 65

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2,76 1,12 69

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,80 0,16 80

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

2 1,68 0,26 84

[-] Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle
Oluşturma

1 0,43 0,43 43

[-] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 0,19 0,73 19

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet
Havzaları

1 0,27 0,27 27

[-] 1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca
Siyasi Gelişmeler

1 0,45 0,49 45

[+] BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI
SİYASETİ (1302-1453)

1 0,65 0,22 65

[-] DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE
OSMANLI

1 0,19 0,76 19

[-] XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri
(1774-1914)

1 0,12 0,47 12

Coğrafya-1
[-] Türkiye'de İklim 1 0,38 0,47 38

[-] Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0,05 0,59 5

[+] Ekonomik Faaliyetler 1 0,84 0,09 84

[+] Türkiye'de Tarım 1 0,66 0,23 66

[+] Çevre Sorunları ve Türleri 1 0,59 0,08 59

Felsefe
[+] Felsefi Düşünce 1 0,70 0,24 70

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,36 0,34 36

[+] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

2 1,11 0,46 55

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0,76 0

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] DİN VE İSLAM 1 0,76 0,18 76

[-] HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0,38 0,15 38

[+] DİN VE HAYAT 1 0,50 0,35 50

[-] KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0,05 0,27 5

[+] KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,73 0,20 73

Felsefe (Seçmeli)
[-] Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları

1 0 0,01 0

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,01 0 1

[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,01 0 1

[-] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,01 0 1

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,01 0 1

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] SAYILAR 5 2,32 0,84 46

[-] Köklü ifadeler 1 0,30 0,28 30

[+] MUTLAK DEĞER 1 0,64 0,20 64

[-] KÜMELER 1 0,46 0,22 46

[-] PROBLEMLER 7 1,84 1,54 26

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0,77 0,70 39

[-] Fonksiyonun Tersi 1 0,09 0,04 9

[-] Fonksiyon Kavramı 1 0,16 0,12 16

[-] Polinom Kavramı ve Polinomlarda
İşlemler

2 0,04 0,11 2

[-] İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklem Sistemi

2 0,23 0,12 11

[-] İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0,07 0,08 7

[-] Permütasyon 1 0,01 0,30 1

[-] Kartezyen Çarpım 3 0,15 0,09 5

[-] EŞİTSİZLİKLER 1 0,04 0 4

[-] FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0,22 0,16 11

[-] OLASILIK 1 0,11 0,28 11

[-] Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0,22 0,11 22

[-] Ondalık Sayılar 2 0,31 0,20 16

[-] Mutlak Değer Özellikleri 2 0,38 0,15 19

[-] Mutlak Değerli Denklemler 1 0,03 0,14 3

[-] Çarpanlara Ayırma 1 0,12 0,08 12

[-] Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler

1 0 0,01 0

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,09 0,24 9

[-] Sürtünme Kuvveti 1 0,15 0,23 15

[-] Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0,27 0,32 14

[-] Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0,23 0,19 23

[-] Tork ve Denge 1 0,04 0,11 4

[-] Enerjinin Korunumu 1 0,01 0,34 1

Kimya
[-] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0,11 0,14 11

[-] Sıvılar 1 0,24 0,15 24

[-] Periyodik Sistem ve Elektron
Dizilimleri

1 0,01 0,34 1

[-] Periyodik Özellikler 1 0,01 0,27 1

[-] Mol Kavramı 1 0 0,04 0

[-] Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0,05 0

[-] Gaz Karışımları 1 0,05 0,27 5

Biyoloji
[-] DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0,24 0,09 24

[-] SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0,23 0,04 23

[-] DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0,03 0,20 3

[-] Hücrenin Yapısı 1 0,03 0,09 3

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,12 0,31 12

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,05 0,30 5



12C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KAYSERİ YAHYALI ÖMER-EMİNE AKIN ANADOLU LİSESİ TYT HAZIR BULUNUŞLUK DENEME - 2  (1.OTURUM)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
12C
(24)

28,96 9,08 26,69 1,88 2,71 1,20 3,08 1,67 2,67 2,21 2,33 1,62 2,63 1,33 2,29 7,29 4,58 6,15 0,21 0,79 0,01 0,08 0,25 0,02 0,13 0,38 0,03 46,47 23,12 40,68 261,380

Okul
(74)

26,93 10,30 24,36 1,68 2,20 1,12 2,53 1,47 2,16 2,18 1,80 1,73 2,42 1,15 2,13 0,05 0,01 0,05 8,50 5,78 7,05 0,80 1,43 0,44 0,43 1,26 0,12 0,70 1,04 0,44 46,22 26,44 39,60 258,480

İlçe
(74)

26,93 10,30 24,36 1,68 2,20 1,12 2,53 1,47 2,16 2,18 1,80 1,73 2,42 1,15 2,13 0,05 0,01 0,05 8,50 5,78 7,05 0,80 1,43 0,44 0,43 1,26 0,12 0,70 1,04 0,44 46,22 26,44 39,60 258,480

İl
(149)

27,36 9,64 24,95 1,93 2,06 1,41 2,69 1,51 2,31 2,20 1,77 1,76 2,72 1,13 2,44 0,03 0,01 0,03 11,49 5,32 10,16 1,75 1,50 1,38 0,93 1,41 0,58 1,47 0,99 1,22 52,57 25,34 46,24 278,540

Genel
(6942)

24,52 10,67 21,85 1,65 2,03 1,14 2,20 1,45 1,84 1,85 1,58 1,45 2,21 1,32 1,88 0,02 0,02 0,01 9,11 5,15 7,82 1,29 1,73 0,86 0,69 1,34 0,36 1,05 0,89 0,83 44,59 26,18 38,04 252,590

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12C şubesinde 24

Okulunuzda 74 4
YAHYALI ilçesinde 74 4 1

KAYSERİ ilinde 149 10 3 3
Genelde 6942 436 80 49 27

DERECELER

Genelde sınava 436 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 146. oldu

KAYSERİ ilinde sınava 10 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

YAHYALI ilçesinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu
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12C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KAYSERİ YAHYALI ÖMER-EMİNE AKIN ANADOLU LİSESİ TYT HAZIR BULUNUŞLUK DENEME - 2  (1.OTURUM)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Söz Öbeklerinde Anlam 3 2,75 0,25 92

[-] İki Cümleyi Birleştirme 1 0,46 0,46 46

[+] Ses Bilgisi - Karma 1 0,92 0,04 92

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1,88 0,08 94

[+] YAZIM KURALLARI 2 1,71 0,17 85

[+] Yapım Ekleri ve Türleri 1 0,67 0,25 67

[+] Çekim Ekleri ve Türleri 1 0,67 0,25 67

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,42 0,50 71

[+] CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1,25 0,63 63

[+] KARMA DİL BİLGİSİ 3 2,17 0,46 72

[+] PARAGRAFIN YAPISI 6 4,67 1,21 78

[+] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,58 0,38 58

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4,67 2,04 67

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2,71 1,08 68

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,79 0,17 79

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

2 1,67 0,25 83

[-] Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle
Oluşturma

1 0,38 0,46 38

[-] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 0,29 0,67 29

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet
Havzaları

1 0,54 0,25 54

[-] 1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca
Siyasi Gelişmeler

1 0,29 0,71 29

[+] BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI
SİYASETİ (1302-1453)

1 0,83 0,17 83

[-] DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE
OSMANLI

1 0,13 0,83 13

[-] XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri
(1774-1914)

1 0,08 0,75 8

Coğrafya-1
[+] Türkiye'de İklim 1 0,54 0,42 54

[-] Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0,79 0

[+] Ekonomik Faaliyetler 1 0,83 0,17 83

[+] Türkiye'de Tarım 1 0,75 0,25 75

[+] Çevre Sorunları ve Türleri 1 0,96 0,04 96

Felsefe
[+] Felsefi Düşünce 1 0,58 0,42 58

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,38 0,50 38

[+] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

2 1,25 0,58 63

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0,83 0

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] DİN VE İSLAM 1 0,79 0,21 79

[-] HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0,38 0,21 38

[+] DİN VE HAYAT 1 0,54 0,42 54

[-] KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0,13 0,33 13

[+] KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,79 0,17 79

Felsefe (Seçmeli)
[-] Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları

1 0 0 0

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

[-] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] SAYILAR 5 2,00 0,92 40

[-] Köklü ifadeler 1 0,29 0,21 29

[+] MUTLAK DEĞER 1 0,54 0,21 54

[+] KÜMELER 1 0,54 0,25 54

[-] PROBLEMLER 7 1,46 1,29 21

[+] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1,00 0,50 50

[-] Fonksiyonun Tersi 1 0,04 0 4

[-] Fonksiyon Kavramı 1 0,08 0,13 8

[-] Polinom Kavramı ve Polinomlarda
İşlemler

2 0 0,17 0

[-] İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklem Sistemi

2 0,17 0,08 8

[-] İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0,04 0,13 4

[-] Permütasyon 1 0 0,21 0

[-] Kartezyen Çarpım 3 0,08 0 3

[-] EŞİTSİZLİKLER 1 0,04 0 4

[-] FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0,21 0,04 10

[-] OLASILIK 1 0,08 0,08 8

[-] Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0,25 0 25

[-] Ondalık Sayılar 2 0,25 0,13 13

[-] Mutlak Değer Özellikleri 2 0,21 0,08 10

[-] Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0,08 0

[-] Çarpanlara Ayırma 1 0 0,08 0

[-] Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler

1 0 0 0

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0,13 0

[-] Sürtünme Kuvveti 1 0,08 0,13 8

[-] Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0,25 0

[-] Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0,08 0,08 8

[-] Tork ve Denge 1 0,04 0,08 4

[-] Enerjinin Korunumu 1 0 0,13 0

Kimya
[-] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0,04 0

[-] Sıvılar 1 0 0,04 0

[-] Periyodik Sistem ve Elektron
Dizilimleri

1 0,04 0 4

[-] Periyodik Özellikler 1 0 0,04 0

[-] Mol Kavramı 1 0 0,04 0

[-] Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0,04 0

[-] Gaz Karışımları 1 0,04 0,04 4

Biyoloji
[-] DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0,04 0,04 4

[-] SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0,04 0

[-] DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0,04 0 4

[-] Hücrenin Yapısı 1 0 0,04 0

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,04 0,17 4

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0 0,08 0



12D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KAYSERİ YAHYALI ÖMER-EMİNE AKIN ANADOLU LİSESİ TYT HAZIR BULUNUŞLUK DENEME - 2  (1.OTURUM)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
12D

(9)
27,11 10,11 24,58 1,56 1,56 1,17 3,00 1,44 2,64 2,78 1,22 2,47 2,67 0,78 2,47 7,78 3,22 6,97 0,00 0,67 -0,17 0,11 0,22 0,06 0,22 0,44 0,11 45,23 19,66 40,30 260,530

Okul
(74)

26,93 10,30 24,36 1,68 2,20 1,12 2,53 1,47 2,16 2,18 1,80 1,73 2,42 1,15 2,13 0,05 0,01 0,05 8,50 5,78 7,05 0,80 1,43 0,44 0,43 1,26 0,12 0,70 1,04 0,44 46,22 26,44 39,60 258,480

İlçe
(74)

26,93 10,30 24,36 1,68 2,20 1,12 2,53 1,47 2,16 2,18 1,80 1,73 2,42 1,15 2,13 0,05 0,01 0,05 8,50 5,78 7,05 0,80 1,43 0,44 0,43 1,26 0,12 0,70 1,04 0,44 46,22 26,44 39,60 258,480

İl
(149)

27,36 9,64 24,95 1,93 2,06 1,41 2,69 1,51 2,31 2,20 1,77 1,76 2,72 1,13 2,44 0,03 0,01 0,03 11,49 5,32 10,16 1,75 1,50 1,38 0,93 1,41 0,58 1,47 0,99 1,22 52,57 25,34 46,24 278,540

Genel
(6942)

24,52 10,67 21,85 1,65 2,03 1,14 2,20 1,45 1,84 1,85 1,58 1,45 2,21 1,32 1,88 0,02 0,02 0,01 9,11 5,15 7,82 1,29 1,73 0,86 0,69 1,34 0,36 1,05 0,89 0,83 44,59 26,18 38,04 252,590

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12D şubesinde 9

Okulunuzda 74 4
YAHYALI ilçesinde 74 4 1

KAYSERİ ilinde 149 10 3 3
Genelde 6942 436 80 49 27

DERECELER

Genelde sınava 436 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 151. oldu

KAYSERİ ilinde sınava 10 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

YAHYALI ilçesinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu
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12D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KAYSERİ YAHYALI ÖMER-EMİNE AKIN ANADOLU LİSESİ TYT HAZIR BULUNUŞLUK DENEME - 2  (1.OTURUM)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Söz Öbeklerinde Anlam 3 2,73 0,27 91

[+] İki Cümleyi Birleştirme 1 0,52 0,39 52

[+] Ses Bilgisi - Karma 1 0,91 0,06 91

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1,82 0,15 91

[+] YAZIM KURALLARI 2 1,73 0,15 86

[+] Yapım Ekleri ve Türleri 1 0,58 0,27 58

[+] Çekim Ekleri ve Türleri 1 0,58 0,27 58

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,42 0,45 71

[+] CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1,12 0,61 56

[+] KARMA DİL BİLGİSİ 3 2,24 0,39 75

[+] PARAGRAFIN YAPISI 6 4,24 1,61 71

[+] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,55 0,36 55

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4,67 2,03 67

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2,79 1,06 70

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,82 0,12 82

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

2 1,70 0,24 85

[-] Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle
Oluşturma

1 0,39 0,45 39

[-] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 0,24 0,73 24

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet
Havzaları

1 0,42 0,21 42

[-] 1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca
Siyasi Gelişmeler

1 0,33 0,61 33

[+] BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI
SİYASETİ (1302-1453)

1 0,76 0,12 76

[-] DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE
OSMANLI

1 0,21 0,76 21

[-] XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri
(1774-1914)

1 0,06 0,70 6

Coğrafya-1
[+] Türkiye'de İklim 1 0,55 0,39 55

[-] Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0,06 0,76 6

[+] Ekonomik Faaliyetler 1 0,88 0,12 88

[+] Türkiye'de Tarım 1 0,70 0,27 70

[+] Çevre Sorunları ve Türleri 1 0,88 0,06 88

Felsefe
[+] Felsefi Düşünce 1 0,70 0,30 70

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,45 0,39 45

[+] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

2 1,21 0,55 61

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0,79 0

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] DİN VE İSLAM 1 0,79 0,21 79

[-] HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0,36 0,18 36

[+] DİN VE HAYAT 1 0,61 0,33 61

[-] KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0,09 0,30 9

[+] KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,79 0,15 79

Felsefe (Seçmeli)
[-] Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları

1 0 0 0

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

[-] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] SAYILAR 5 2,18 0,76 44

[-] Köklü ifadeler 1 0,24 0,24 24

[+] MUTLAK DEĞER 1 0,58 0,18 58

[-] KÜMELER 1 0,45 0,24 45

[-] PROBLEMLER 7 1,67 1,24 24

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0,91 0,42 45

[-] Fonksiyonun Tersi 1 0,03 0 3

[-] Fonksiyon Kavramı 1 0,06 0,09 6

[-] Polinom Kavramı ve Polinomlarda
İşlemler

2 0 0,12 0

[-] İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklem Sistemi

2 0,15 0,06 8

[-] İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0,03 0,09 3

[-] Permütasyon 1 0 0,18 0

[-] Kartezyen Çarpım 3 0,06 0 2

[-] EŞİTSİZLİKLER 1 0,03 0 3

[-] FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0,15 0,03 8

[-] OLASILIK 1 0,06 0,21 6

[-] Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0,21 0 21

[-] Ondalık Sayılar 2 0,27 0,12 14

[-] Mutlak Değer Özellikleri 2 0,33 0,06 17

[-] Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0,09 0

[-] Çarpanlara Ayırma 1 0 0,06 0

[-] Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler

1 0 0 0

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0,12 0

[-] Sürtünme Kuvveti 1 0,06 0,15 6

[-] Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0,21 0

[-] Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0,06 0,06 6

[-] Tork ve Denge 1 0,03 0,06 3

[-] Enerjinin Korunumu 1 0 0,15 0

Kimya
[-] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0,03 0

[-] Sıvılar 1 0 0,09 0

[-] Periyodik Sistem ve Elektron
Dizilimleri

1 0,03 0 3

[-] Periyodik Özellikler 1 0 0,03 0

[-] Mol Kavramı 1 0 0,03 0

[-] Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0,03 0

[-] Gaz Karışımları 1 0,06 0,03 6

Biyoloji
[-] DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0,03 0,06 3

[-] SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0,03 0,03 3

[-] DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0,03 0,06 3

[-] Hücrenin Yapısı 1 0 0,03 0

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,06 0,15 6

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0 0,06 0



12A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KAYSERİ YAHYALI ÖMER-EMİNE AKIN ANADOLU LİSESİ TYT HAZIR BULUNUŞLUK DENEME - 2  (1.OTURUM)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
12A
(25)

25,56 10,92 22,83 1,96 2,04 1,45 2,00 1,32 1,67 2,12 1,44 1,76 2,48 1,00 2,23 0,16 0,04 0,15 9,68 6,68 8,01 1,24 1,92 0,76 0,68 2,00 0,18 1,20 1,40 0,85 47,08 28,76 39,89 259,570

Okul
(74)

26,93 10,30 24,36 1,68 2,20 1,12 2,53 1,47 2,16 2,18 1,80 1,73 2,42 1,15 2,13 0,05 0,01 0,05 8,50 5,78 7,05 0,80 1,43 0,44 0,43 1,26 0,12 0,70 1,04 0,44 46,22 26,44 39,60 258,480

İlçe
(74)

26,93 10,30 24,36 1,68 2,20 1,12 2,53 1,47 2,16 2,18 1,80 1,73 2,42 1,15 2,13 0,05 0,01 0,05 8,50 5,78 7,05 0,80 1,43 0,44 0,43 1,26 0,12 0,70 1,04 0,44 46,22 26,44 39,60 258,480

İl
(149)

27,36 9,64 24,95 1,93 2,06 1,41 2,69 1,51 2,31 2,20 1,77 1,76 2,72 1,13 2,44 0,03 0,01 0,03 11,49 5,32 10,16 1,75 1,50 1,38 0,93 1,41 0,58 1,47 0,99 1,22 52,57 25,34 46,24 278,540

Genel
(6942)

24,52 10,67 21,85 1,65 2,03 1,14 2,20 1,45 1,84 1,85 1,58 1,45 2,21 1,32 1,88 0,02 0,02 0,01 9,11 5,15 7,82 1,29 1,73 0,86 0,69 1,34 0,36 1,05 0,89 0,83 44,59 26,18 38,04 252,590

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12A şubesinde 25

Okulunuzda 74 4
YAHYALI ilçesinde 74 4 1

KAYSERİ ilinde 149 10 3 3
Genelde 6942 436 80 49 27

DERECELER

Genelde sınava 436 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 157. oldu

KAYSERİ ilinde sınava 10 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu

YAHYALI ilçesinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu
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12A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KAYSERİ YAHYALI ÖMER-EMİNE AKIN ANADOLU LİSESİ TYT HAZIR BULUNUŞLUK DENEME - 2  (1.OTURUM)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Söz Öbeklerinde Anlam 3 2,72 0,26 91

[+] İki Cümleyi Birleştirme 1 0,57 0,36 57

[+] Ses Bilgisi - Karma 1 0,78 0,03 78

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1,79 0,17 90

[+] YAZIM KURALLARI 2 1,64 0,17 82

[+] Yapım Ekleri ve Türleri 1 0,55 0,31 55

[+] Çekim Ekleri ve Türleri 1 0,55 0,31 55

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,24 0,62 62

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0,97 0,60 48

[+] KARMA DİL BİLGİSİ 3 1,97 0,52 66

[+] PARAGRAFIN YAPISI 6 4,05 1,79 68

[+] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,50 0,40 50

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4,62 2,10 66

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2,72 1,14 68

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,78 0,17 78

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

2 1,66 0,26 83

[-] Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle
Oluşturma

1 0,47 0,38 47

[-] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 0,19 0,74 19

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet
Havzaları

1 0,33 0,24 33

[+] 1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca
Siyasi Gelişmeler

1 0,52 0,45 52

[+] BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI
SİYASETİ (1302-1453)

1 0,69 0,22 69

[-] DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE
OSMANLI

1 0,22 0,76 22

[-] XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri
(1774-1914)

1 0,10 0,57 10

Coğrafya-1
[-] Türkiye'de İklim 1 0,41 0,47 41

[-] Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0,05 0,62 5

[+] Ekonomik Faaliyetler 1 0,83 0,10 83

[+] Türkiye'de Tarım 1 0,67 0,22 67

[+] Çevre Sorunları ve Türleri 1 0,64 0,07 64

Felsefe
[+] Felsefi Düşünce 1 0,71 0,24 71

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,40 0,33 40

[+] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

2 1,16 0,45 58

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0,76 0

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] DİN VE İSLAM 1 0,79 0,17 79

[-] HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0,40 0,14 40

[+] DİN VE HAYAT 1 0,55 0,34 55

[-] KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0,07 0,26 7

[+] KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,76 0,19 76

Felsefe (Seçmeli)
[-] Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları

1 0 0,02 0

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,02 0 2

[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,02 0 2

[-] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,02 0 2

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,02 0 2

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] SAYILAR 5 2,26 0,88 45

[-] Köklü ifadeler 1 0,31 0,28 31

[+] MUTLAK DEĞER 1 0,64 0,17 64

[-] KÜMELER 1 0,47 0,21 47

[-] PROBLEMLER 7 1,81 1,50 26

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0,74 0,69 37

[-] Fonksiyonun Tersi 1 0,07 0 7

[-] Fonksiyon Kavramı 1 0,14 0,12 14

[-] Polinom Kavramı ve Polinomlarda
İşlemler

2 0,05 0,09 3

[-] İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklem Sistemi

2 0,24 0,07 12

[-] İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0,05 0,07 5

[-] Permütasyon 1 0,02 0,29 2

[-] Kartezyen Çarpım 3 0,14 0,07 5

[-] EŞİTSİZLİKLER 1 0,05 0 5

[-] FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0,21 0,07 10

[-] OLASILIK 1 0,12 0,26 12

[-] Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0,26 0,05 26

[-] Ondalık Sayılar 2 0,28 0,24 14

[-] Mutlak Değer Özellikleri 2 0,40 0,12 20

[-] Mutlak Değerli Denklemler 1 0,03 0,07 3

[-] Çarpanlara Ayırma 1 0,12 0,03 12

[-] Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler

1 0 0 0

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,05 0,26 5

[-] Sürtünme Kuvveti 1 0,10 0,19 10

[-] Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0,19 0,28 9

[-] Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0,22 0,12 22

[-] Tork ve Denge 1 0,03 0,09 3

[-] Enerjinin Korunumu 1 0,02 0,33 2

Kimya
[-] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0,05 0,16 5

[-] Sıvılar 1 0,21 0,09 21

[-] Periyodik Sistem ve Elektron
Dizilimleri

1 0,02 0,26 2

[-] Periyodik Özellikler 1 0,02 0,21 2

[-] Mol Kavramı 1 0 0,03 0

[-] Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0,03 0

[-] Gaz Karışımları 1 0,05 0,22 5

Biyoloji
[-] DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0,24 0,07 24

[-] SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0,21 0,02 21

[-] DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0,02 0,16 2

[-] Hücrenin Yapısı 1 0,02 0,05 2

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,09 0,29 9

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,03 0,24 3



12B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KAYSERİ YAHYALI ÖMER-EMİNE AKIN ANADOLU LİSESİ TYT HAZIR BULUNUŞLUK DENEME - 2  (1.OTURUM)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
12B
(16)

25,94 11,25 23,12 1,00 2,06 0,48 2,25 1,44 1,89 1,88 1,88 1,41 1,88 1,31 1,55 8,88 7,63 6,97 1,44 2,06 0,92 0,75 2,19 0,20 1,06 1,81 0,61 45,08 31,63 37,15 251,280

Okul
(74)

26,93 10,30 24,36 1,68 2,20 1,12 2,53 1,47 2,16 2,18 1,80 1,73 2,42 1,15 2,13 0,05 0,01 0,05 8,50 5,78 7,05 0,80 1,43 0,44 0,43 1,26 0,12 0,70 1,04 0,44 46,22 26,44 39,60 258,480

İlçe
(74)

26,93 10,30 24,36 1,68 2,20 1,12 2,53 1,47 2,16 2,18 1,80 1,73 2,42 1,15 2,13 0,05 0,01 0,05 8,50 5,78 7,05 0,80 1,43 0,44 0,43 1,26 0,12 0,70 1,04 0,44 46,22 26,44 39,60 258,480

İl
(149)

27,36 9,64 24,95 1,93 2,06 1,41 2,69 1,51 2,31 2,20 1,77 1,76 2,72 1,13 2,44 0,03 0,01 0,03 11,49 5,32 10,16 1,75 1,50 1,38 0,93 1,41 0,58 1,47 0,99 1,22 52,57 25,34 46,24 278,540

Genel
(6942)

24,52 10,67 21,85 1,65 2,03 1,14 2,20 1,45 1,84 1,85 1,58 1,45 2,21 1,32 1,88 0,02 0,02 0,01 9,11 5,15 7,82 1,29 1,73 0,86 0,69 1,34 0,36 1,05 0,89 0,83 44,59 26,18 38,04 252,590

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12B şubesinde 16

Okulunuzda 74 4
YAHYALI ilçesinde 74 4 1

KAYSERİ ilinde 149 10 3 3
Genelde 6942 436 80 49 27

DERECELER

Genelde sınava 436 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 191. oldu

KAYSERİ ilinde sınava 10 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu

YAHYALI ilçesinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu
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12B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KAYSERİ YAHYALI ÖMER-EMİNE AKIN ANADOLU LİSESİ TYT HAZIR BULUNUŞLUK DENEME - 2  (1.OTURUM)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Söz Öbeklerinde Anlam 3 2,69 0,28 90

[+] İki Cümleyi Birleştirme 1 0,55 0,39 55

[+] Ses Bilgisi - Karma 1 0,74 0,04 74

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1,80 0,16 90

[+] YAZIM KURALLARI 2 1,61 0,19 80

[+] Yapım Ekleri ve Türleri 1 0,54 0,31 54

[+] Çekim Ekleri ve Türleri 1 0,54 0,31 54

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,18 0,70 59

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0,95 0,59 47

[+] KARMA DİL BİLGİSİ 3 1,89 0,55 63

[+] PARAGRAFIN YAPISI 6 4,08 1,78 68

[+] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,50 0,39 50

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4,55 2,19 65

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2,76 1,12 69

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,80 0,16 80

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

2 1,68 0,26 84

[-] Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle
Oluşturma

1 0,43 0,43 43

[-] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 0,19 0,73 19

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet
Havzaları

1 0,27 0,27 27

[-] 1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca
Siyasi Gelişmeler

1 0,45 0,49 45

[+] BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI
SİYASETİ (1302-1453)

1 0,65 0,22 65

[-] DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE
OSMANLI

1 0,19 0,76 19

[-] XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri
(1774-1914)

1 0,12 0,47 12

Coğrafya-1
[-] Türkiye'de İklim 1 0,38 0,47 38

[-] Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0,05 0,59 5

[+] Ekonomik Faaliyetler 1 0,84 0,09 84

[+] Türkiye'de Tarım 1 0,66 0,23 66

[+] Çevre Sorunları ve Türleri 1 0,59 0,08 59

Felsefe
[+] Felsefi Düşünce 1 0,70 0,24 70

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,36 0,34 36

[+] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

2 1,11 0,46 55

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0,76 0

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] DİN VE İSLAM 1 0,76 0,18 76

[-] HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0,38 0,15 38

[+] DİN VE HAYAT 1 0,50 0,35 50

[-] KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0,05 0,27 5

[+] KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,73 0,20 73

Felsefe (Seçmeli)
[-] Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları

1 0 0,01 0

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,01 0 1

[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,01 0 1

[-] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,01 0 1

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,01 0 1

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] SAYILAR 5 2,32 0,84 46

[-] Köklü ifadeler 1 0,30 0,28 30

[+] MUTLAK DEĞER 1 0,64 0,20 64

[-] KÜMELER 1 0,46 0,22 46

[-] PROBLEMLER 7 1,84 1,54 26

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0,77 0,70 39

[-] Fonksiyonun Tersi 1 0,09 0,04 9

[-] Fonksiyon Kavramı 1 0,16 0,12 16

[-] Polinom Kavramı ve Polinomlarda
İşlemler

2 0,04 0,11 2

[-] İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklem Sistemi

2 0,23 0,12 11

[-] İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0,07 0,08 7

[-] Permütasyon 1 0,01 0,30 1

[-] Kartezyen Çarpım 3 0,15 0,09 5

[-] EŞİTSİZLİKLER 1 0,04 0 4

[-] FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0,22 0,16 11

[-] OLASILIK 1 0,11 0,28 11

[-] Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0,22 0,11 22

[-] Ondalık Sayılar 2 0,31 0,20 16

[-] Mutlak Değer Özellikleri 2 0,38 0,15 19

[-] Mutlak Değerli Denklemler 1 0,03 0,14 3

[-] Çarpanlara Ayırma 1 0,12 0,08 12

[-] Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler

1 0 0,01 0

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,09 0,24 9

[-] Sürtünme Kuvveti 1 0,15 0,23 15

[-] Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0,27 0,32 14

[-] Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0,23 0,19 23

[-] Tork ve Denge 1 0,04 0,11 4

[-] Enerjinin Korunumu 1 0,01 0,34 1

Kimya
[-] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0,11 0,14 11

[-] Sıvılar 1 0,24 0,15 24

[-] Periyodik Sistem ve Elektron
Dizilimleri

1 0,01 0,34 1

[-] Periyodik Özellikler 1 0,01 0,27 1

[-] Mol Kavramı 1 0 0,04 0

[-] Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0,05 0

[-] Gaz Karışımları 1 0,05 0,27 5

Biyoloji
[-] DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0,24 0,09 24

[-] SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0,23 0,04 23

[-] DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0,03 0,20 3

[-] Hücrenin Yapısı 1 0,03 0,09 3

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,12 0,31 12

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,05 0,30 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

