
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAYSERİ YAHYALI ÖMER-EMİNE AKIN ANADOLU LİSESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 62 62 98 2978

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 12,49 9,07 10,22 4,26 3,78 3,31 3,55 2,85 2,84 1,44 1,37 1,10 2,91 1,04 2,65 7,00 4,97 5,76 1,56 3,78 0,61 1,58 2,54 0,94 2,87 2,36 2,28 37,66 31,76 29,71 230,150 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,16 9,11 10,88 3,81 3,66 2,89 3,73 2,79 3,03 1,53 1,42 1,18 3,11 0,95 2,88 4,52 4,16 3,48 0,74 2,61 0,09 1,11 1,84 0,65 1,92 2,03 1,41 33,63 28,57 26,49 220,280 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 334 EMRE CULFA 11C 26 3 25,25 9 1 8,75 8 2 7,50 4 1 3,75 3 2 2,50 8 1 7,75 2 5 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 67 17 62,75 327,634 184

2 360 BÜŞRA DEMİR 11B 22 7 20,25 9 1 8,75 8 0 8,00 3 2 2,50 5 0 5,00 6 4 5,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 6 4 5,00 61 26 54,50 303,395 312

3 363 EMRE YILMAZ 11D 22 8 20,00 8 2 7,50 9 1 8,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 2 7,50 2 5 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 60 23 54,25 302,646 322

4 321 BATUHAN CEVİZCİ 11B 19 8 17,00 6 4 5,00 9 1 8,75 3 1 2,75 5 0 5,00 6 1 5,75 3 4 2,00 1 3 0,25 5 4 4,00 57 26 50,50 291,843 391

5 305 MESUT DİNÇ 11B 23 1 22,75 8 1 7,75 3 3 2,25 1 3 0,25 4 1 3,75 12 1 11,75 1 2 0,50 52 12 49,00 286,357 444

6 302 ELA NAZŞ EN 11A 14 3 13,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 15 2 14,50 7 0 7,00 5 0 5,00 4 0 4,00 49 8 47,00 282,200 485

7 326 ELA DÜŞÜNCELİ 11A 13 7 11,25 3 4 2,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 14 6 12,50 7 0 7,00 5 1 4,75 5 2 4,50 50 24 44,00 273,452 600

8 324 AHMET ÇITAK 11C 21 8 19,00 7 2 6,50 8 2 7,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 4 2,00 1 4 0,00 1 1 0,75 1 3 0,25 49 27 42,25 266,574 688

9 312 GÜLDEREN TUZCU 11C 19 8 17,00 7 2 6,50 8 2 7,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 4 2,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 4 1,00 48 28 41,00 263,106 760

10 307 AKADİR DVAC 11C 17 8 15,00 9 1 8,75 9 1 8,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 45 19 40,25 261,082 791

11 350 HATİCE KÜBRA DİNÇ 11C 18 10 15,50 9 1 8,75 8 2 7,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 45 23 39,25 258,011 838

12 329 SUDE BAYRAKTA R 11C 18 4 17,00 6 3 5,25 6 1 5,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 5 1,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 4 1,00 44 27 37,25 251,814 933

13 362 TAHA BİRCAN 11B 14 8 12,00 9 1 8,75 6 2 5,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 40 15 36,25 249,398 968

14 318 M KAAN KARAGÖZ 11B 17 12 14,00 4 6 2,50 9 1 8,75 3 2 2,50 3 2 2,50 7 3 6,25 1 7 -0,75 1 4 0,00 1 4 0,00 46 41 35,75 247,615 999

15 355 EMİNE NUR FİREZ 11A 11 4 10,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 0 4,00 9 4 8,00 7 1 6,75 3 4 2,00 1 2 0,50 36 16 32,00 237,262 1195

16 359 YAREN TARLACI 11C 18 9 15,75 7 2 6,50 3 3 2,25 2 3 1,25 5 0 5,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 4 0,00 39 27 32,25 236,886 1202

17 317 BEYZA CEREN 11A 14 9 11,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 7 3 6,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 37 24 31,00 233,749 1271

18 354 NİSA YILDOĞAN 11B 17 9 14,75 4 6 2,50 4 6 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 2 4,50 0 4 -1,00 4 3 3,25 2 5 0,75 41 40 31,00 233,389 1284

19 314 SENA NUR ÇULHA 11C 12 12 9,00 6 3 5,25 4 2 3,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 4 2 3,50 37 27 30,25 231,862 1317

20 361 MEHMET SOYUSLU 11B 17 12 14,00 7 3 6,25 5 5 3,75 2 0 2,00 2 2 1,50 3 2 2,50 36 24 30,00 230,360 1347

21 341 AYŞE AYLİN ÇAM 11A 20 10 17,50 3 7 1,25 5 5 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 1 6 -0,50 1 8 -1,00 3 6 1,50 4 5 2,75 42 52 29,00 227,029 1418

22 323 NİSA NUR E 11B 15 11 12,25 4 4 3,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 7 4 6,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 35 25 28,75 226,860 1426

23 319 FAZİLET ÖZTÜRK 11C 12 14 8,50 5 5 3,75 6 4 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 6 3,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 38 38 28,50 226,626 1429

24 311 HAKAN TÜRK 11A 13 13 9,75 5 5 3,75 4 5 2,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 10 13 6,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 6 3 5,25 43 58 28,50 226,564 1435

25 366 MİRAÇ NAVRUZ 11A 12 11 9,25 2 8 0,00 6 4 5,00 3 2 2,50 13 6 11,50 36 31 28,25 225,717 1449

26 306 FATMA USLU 11A 9 7 7,25 5 2 4,50 7 0 7,00 1 0 1,00 1 2 0,50 3 3 2,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 6 1 5,75 33 22 27,50 223,923 1486

27 333 ZEYNEP ALDANMAZ 11A 8 5 6,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 10 6 8,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 29 19 24,25 213,998 1697

28 309 SERHAT EFE TUZCU 11A 9 8 7,00 3 4 2,00 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 6 5 4,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 31 29 23,75 212,583 1732

29 357 MELİKE KAFALI 11B 16 13 12,75 3 7 1,25 3 4 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 2 1 1,75 3 5 1,75 34 42 23,50 211,114 1752
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Genel Ortalama 12,49 9,07 10,22 4,26 3,78 3,31 3,55 2,85 2,84 1,44 1,37 1,10 2,91 1,04 2,65 7,00 4,97 5,76 1,56 3,78 0,61 1,58 2,54 0,94 2,87 2,36 2,28 37,66 31,76 29,71 230,150 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,16 9,11 10,88 3,81 3,66 2,89 3,73 2,79 3,03 1,53 1,42 1,18 3,11 0,95 2,88 4,52 4,16 3,48 0,74 2,61 0,09 1,11 1,84 0,65 1,92 2,03 1,41 33,63 28,57 26,49 220,280 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

30 335 ŞERİFE TOPAL 11A 14 6 12,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 7 2 6,50 0 6 -1,50 5 3 4,25 2 6 0,50 32 35 23,25 210,395 1773

31 368 MELİH YILMAZ 11A 12 11 9,25 2 8 0,00 5 4 4,00 0 2 -0,50 13 7 11,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 32 37 22,75 209,134 1802

32 364 SUFENUR KURU 11C 14 12 11,00 4 6 2,50 4 5 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 33 42 22,50 208,265 1820

33 315 BERNA ŞEKER 11A 10 6 8,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 1 1,75 6 1 5,75 1 4 0,00 4 1 3,75 26 16 22,00 207,177 1841

34 348 SÜLEYMAN AKKAYA 11B 11 6 9,50 4 5 2,75 5 5 3,75 4 0 4,00 3 4 2,00 27 20 22,00 206,897 1844

35 351 MUSTAFA OKUMUŞ 11B 19 9 16,75 3 4 2,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 4 1,00 30 31 22,25 206,706 1851

36 367 CEMİLE GÜZEL 11A 10 13 6,75 4 5 2,75 1 5 -0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 11 10 8,50 1 5 -0,25 0 5 -1,25 1 6 -0,50 34 51 21,25 204,920 1892

37 322 ŞEYMA NAVRUZ 11B 12 8 10,00 4 4 3,00 2 4 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 6 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 28 28 21,00 203,906 1919

38 304 ASUDE BABACAN 11A 11 10 8,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 2 5 0,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 3 2 2,50 27 29 19,75 200,324 2005

39 342 SAMET ŞEN 11A 11 9 8,75 0 1 -0,25 3 4 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 4 3,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 26 25 19,75 200,301 2006

40 313 MAHİDE GÖKTEPE 11A 11 3 10,25 3 4 2,00 1 3 0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 4 8 2,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 5 1,75 27 29 19,75 200,116 2011

41 365 EDANUR GÜNDOĞAN 11B 12 10 9,50 4 3 3,25 1 3 0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 0 1,00 2 1 1,75 26 26 19,50 199,492 2026

42 353 İPEK 11B 9 14 5,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 6 1 5,75 24 19 19,25 199,151 2035

43 358 H KÜBRA GAZİOĞLU 11C 11 16 7,00 4 5 2,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 6 3,50 1 6 -0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 30 44 19,00 198,214 2054

44 330 ESMA UZUN 11B 8 10 5,50 2 5 0,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 3 4,25 24 22 18,50 196,896 2086

45 327 TAHA ARDIÇ 11A 1 0 1,00 6 4 5,00 5 4 4,00 1 2 0,50 4 1 3,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 4 3,00 24 23 18,25 196,860 2087

46 320 MELİSA DEMİRKIRDI 11B 15 8 13,00 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 22 15 18,25 195,170 2126

47 377 HATİCE SUDE ÇİMENCAN 11B 16 10 13,50 1 8 -1,00 3 3 2,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 27 36 18,00 194,423 2143

48 340 AYŞESENA DEMİRKIRDI 11B 16 10 13,50 1 3 0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 2 1,50 21 16 17,00 191,347 2227

49 339 HÜSEYİN GÖSTERİCİ 11A 1 3 0,25 1 1 0,75 7 3 6,25 3 1 2,75 3 3 2,25 1 5 -0,25 3 7 1,25 4 4 3,00 23 27 16,25 190,975 2229

50 310 MÜNEVVER TOPÇU 11B 8 15 4,25 2 6 0,50 5 4 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 5 13 1,75 2 3 1,25 27 43 16,25 190,345 2237

51 316 DURMUŞ ALİ NAR 11B 10 3 9,25 3 4 2,00 1 3 0,25 2 0 2,00 2 2 1,50 4 7 2,25 0 6 -1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 24 31 16,25 189,605 2256

52 343 ERAY İSAOĞLU 11B 8 9 5,75 4 6 2,50 4 6 2,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 2 3 1,25 22 25 15,75 188,597 2280

53 346 YARENSU ÖZDEMİR 11B 10 10 7,50 4 2 3,50 3 4 2,00 1 2 0,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 21 22 15,50 187,598 2297

54 332 ŞERİFE SARIBOĞA 11B 11 7 9,25 1 6 -0,50 3 3 2,25 1 1 0,75 4 0 4,00 1 7 -0,75 21 24 15,00 185,888 2332

55 356 MUSTAFA AY 11A 10 11 7,25 2 5 0,75 5 3 4,25 1 7 -0,75 3 6 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 23 35 14,25 184,003 2363

56 336 RAHİMENUR ZEYTİN 11A 13 17 8,75 0 7 -1,75 3 2 2,50 1 0 1,00 6 14 2,50 0 1 -0,25 3 6 1,50 26 47 14,25 183,748 2369

57 328 EFE YILDIRIM 11B 13 8 11,00 2 8 0,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 3 6 1,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 22 31 14,25 183,426 2376

58 301 SUDE KARAKOYUNLU 11B 10 13 6,75 1 3 0,25 3 2 2,50 1 0 1,00 3 1 2,75 1 5 -0,25 1 0 1,00 20 24 14,00 183,247 2378
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Genel Ortalama 12,49 9,07 10,22 4,26 3,78 3,31 3,55 2,85 2,84 1,44 1,37 1,10 2,91 1,04 2,65 7,00 4,97 5,76 1,56 3,78 0,61 1,58 2,54 0,94 2,87 2,36 2,28 37,66 31,76 29,71 230,150 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,16 9,11 10,88 3,81 3,66 2,89 3,73 2,79 3,03 1,53 1,42 1,18 3,11 0,95 2,88 4,52 4,16 3,48 0,74 2,61 0,09 1,11 1,84 0,65 1,92 2,03 1,41 33,63 28,57 26,49 220,280 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

59 308 ZEHRA GÜL DIVARCI 11B 8 10 5,50 1 4 0,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 1 4 0,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 19 24 13,00 180,423 2415

60 338 TUĞBA ŞEKER 11B 8 19 3,25 2 2 1,50 1 4 0,00 3 1 2,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 5 2 4,50 21 35 12,25 178,541 2444

61 331 EREN ASLAN 11A 9 9 6,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 0 6 -1,50 0 4 -1,00 4 4 3,00 17 30 9,50 169,760 2573

62 337 ZEYNEP GÖKSUN 11B 8 18 3,50 3 7 1,25 3 6 1,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 19 40 9,00 168,589 2590

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
11A 11B 11C 11D

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
11A 11B 11C 11D

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                3 / 3

http://www.tcpdf.org

