
OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAYSERİ YAHYALI Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi YAYIN DENİZİ AYT DENEME-4 51 51 51 826

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,16 6,81 9,46 1,65 4,20 0,60 3,20 1,59 2,81 2,34 3,19 1,55 3,28 3,16 2,49 1,51 1,47 1,15 1,49 0,93 1,26 2,29 1,67 1,88 0,00 0,00 0,00 26,9223,02 21,20 196,9 253,5 212,4

Okul Ortalaması 11,42 7,30 9,59 1,35 4,07 0,33 3,35 1,26 3,03 2,24 3,03 1,49 3,32 3,41 2,47 2,41 1,57 2,01 2,43 1,43 2,07 2,24 2,11 1,72 0,00 0,00 0,00 28,7624,18 22,71 207,7 172,0 206,4

KATILIMLAR

1 152 TUNCAY ÇELİKKANAT 12A 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 133,1 310 284,2 273 194,2 486

2 211 ZEYNEP BAYRAKTAR 12A 6 5 4,75 1 1 0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 11 10 8,50 152,8 264 274,3 295 206,5 412

3 196 SILA BİLEK 12A 5 3 4,25 0 4 -1,00 4 0 4,00 9 7 7,25 147,8 277 229,0 386 183,1 544

4 205 ÖZGE TOPAL 12A 11 1 10,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 14 2 13,50 171,5 222 220,3 407 205,4 416

5 202 KÜBRA SELBİ 12A 4 8 2,00 1 6 -0,50 3 0 3,00 2 4 1,00 10 18 5,50 144,6 284 199,1 447 170,5 617

6 224 RAMAZAN KURT 12B 20 3 19,25 1 9 -1,25 5 1 4,75 26 13 22,75 195,6 157 198,9 449 317,7 33

7 216 BEYZA NALBANTOGLU 12A 5 3 4,25 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 0 2,00 14 9 11,75 174,2 213 183,9 484 176,1 584

8 159 AYŞEGÜL COŞKUN 12A 7 6 5,50 1 3 0,25 4 0 4,00 2 0 2,00 4 3 3,25 1 1 0,75 2 1 1,75 21 14 17,50 196,3 151 182,5 489 200,7 444

9 154 GÖKÇE TÜRK 12A 4 7 2,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 16 22 10,50 171,5 221 180,0 495 167,1 638

10 105 ÖMER ULUYOL 12A 3 2 2,50 3 2 2,50 138,7 296 172,4 523

11 116 FATMA GÜÇLÜ 12B 12 10 9,50 2 4 1,00 2 4 1,00 16 18 11,50 160,9 251 169,9 531 210,2 393

12 217 BEYZA VURGEÇ 12B 8 11 5,25 1 6 -0,50 3 3 2,25 2 4 1,00 5 3 4,25 3 3 2,25 6 0 6,00 3 2 2,50 31 32 23,00 231,2 81 169,8 533 180,2 558

13 203 NUR 12B 17 5 15,75 4 4 3,00 5 1 4,75 4 6 2,50 7 3 6,25 5 1 4,75 6 0 6,00 3 3 2,25 51 23 45,25 312,3 13 155,3 570 270,1 79

14 143 NİSA BENLİ 12C 14 7 12,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 5 3 4,25 6 3 5,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 36 20 31,00 255,9 41 154,1 575 218,6 341

15 112 SHR GDR 12B 16 8 14,00 2 6 0,50 3 3 2,25 21 17 16,75 177,1 205 153,4 579 240,3 224

16 236 PEŞMERGE GOAT 12B 18 6 16,50 1 7 -0,75 4 1 3,75 23 14 19,50 185,6 186 152,9 580 253,9 152

17 161 MUSA DEMİR 12C 18 6 16,50 3 7 1,25 5 1 4,75 4 6 2,50 8 3 7,25 4 2 3,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 46 33 37,75 275,0 29 151,3 587 267,7 92

18 114 ELİF KOZAN 12C 7 7 5,25 1 7 -0,75 4 1 3,75 1 1 0,75 4 2 3,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 3 2,25 22 26 15,50 189,1 177 151,0 588 180,8 555

19 221 SENA BAŞ 12B 9 9 6,75 2 5 0,75 3 3 2,25 1 5 -0,25 5 5 3,75 6 0 6,00 4 1 3,75 5 1 4,75 35 29 27,75 250,2 53 148,7 597 199,6 453

20 158 NURGÜL YALLI 12B 7 9 4,75 2 0 2,00 1 1 0,75 4 3 3,25 2 5 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 22 22 16,50 196,0 154 148,6 599 181,2 553

21 126 RABİA USLU 12B 19 4 18,00 3 3 2,25 5 1 4,75 27 8 25,00 202,5 137 148,5 600 276,2 63

22 110 FATMA AHİ 12B 11 11 8,25 2 4 1,00 4 0 4,00 3 3 2,25 2 5 0,75 3 3 2,25 4 2 3,50 2 4 1,00 31 32 23,00 217,6 99 148,1 602 207,5 407

23 172 NUR AVCI 12C 20 4 19,00 0 8 -2,00 5 1 4,75 3 5 1,75 9 2 8,50 5 1 4,75 2 4 1,00 4 2 3,50 48 27 41,25 295,1 21 147,2 604 259,6 126

24 10 BETÜL ÇOBAN 12A 6 6 4,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 3 1 2,75 14 16 10,00 167,2 234 147,0 605 166,8 639

25 228 FCAN SOYDAN 12B 18 5 16,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 3 2,25 3 3 2,25 34 20 29,00 231,7 78 145,1 612 254,9 148

26 184 FATİH ARSLAN 12B 20 4 19,00 1 9 -1,25 5 1 4,75 26 14 22,50 194,8 160 144,6 620 260,8 117

27 208 RAVZA SETTAR 12A 11 5 9,75 1 2 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 3 2,25 18 16 14,00 174,1 214 144,1 624 201,2 441

28 115 OSMAN SÜRMELİ 12C 9 15 5,25 3 7 1,25 2 4 1,00 2 9 -0,25 3 8 1,00 4 2 3,50 3 2 2,50 3 3 2,25 29 50 16,50 196,0 154 143,9 625 176,4 581

29 166 NUR AYDIN 12D 13 11 10,25 1 7 -0,75 5 1 4,75 2 5 0,75 3 7 1,25 6 0 6,00 4 2 3,50 3 3 2,25 37 36 28,00 241,7 59 143,6 627 214,7 369
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30 238 ABDULLAH AKAY 12C 12 11 9,25 3 7 1,25 6 0 6,00 3 5 1,75 6 4 5,00 3 3 2,25 4 1 3,75 2 0 2,00 39 31 31,25 253,9 46 143,4 629 222,0 319

31 213 MELİKE ÇİFTÇİ 12B 9 8 7,00 1 1 0,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 5 1 4,75 5 1 4,75 26 24 20,00 207,8 120 143,1 630 197,6 462

32 201 BAHRİYE GÜÇLÜ 12C 20 4 19,00 5 2 4,50 6 0 6,00 4 5 2,75 7 3 6,25 5 1 4,75 5 0 5,00 2 4 1,00 54 19 49,25 320,3 10 142,5 632 294,6 42

33 150 İREM ALTINOLUK 12C 8 9 5,75 0 5 -1,25 4 2 3,50 3 3 2,25 5 3 4,25 1 1 0,75 1 3 0,25 2 4 1,00 24 30 16,50 194,9 159 142,2 635 190,6 511

34 163 İSA OCAK 12B 10 13 6,75 1 5 -0,25 5 1 4,75 2 2 1,50 5 2 4,50 4 1 3,75 4 2 3,50 2 4 1,00 33 30 25,50 235,1 72 142,0 636 200,4 448

35 13 EMİNE KILIBOZ 12C 10 12 7,00 2 7 0,25 4 2 3,50 2 8 0,00 4 7 2,25 4 2 3,50 4 2 3,50 4 2 3,50 34 42 23,50 225,7 88 137,9 648 188,3 516

36 148 SELDA CEYHAN 12D 16 7 14,25 0 6 -1,50 5 0 5,00 3 3 2,25 3 8 1,00 5 1 4,75 5 1 4,75 3 2 2,50 40 28 33,00 260,4 38 232,7 265

37 247 YASİN ÜNAL 12B 19 4 18,00 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 4 2 3,50 33 19 28,25 232,7 76 239,1 226

38 173 NİSA HARUN 12D 12 11 9,25 3 5 1,75 4 2 3,50 3 5 1,75 2 6 0,50 5 1 4,75 5 1 4,75 2 1 1,75 36 32 28,00 241,2 60 216,0 358

39 144 BETÜL K L ÇK Y 12D 11 7 9,25 3 3 2,25 3 3 2,25 4 6 2,50 5 5 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 4 1,00 33 31 25,25 228,4 85 212,2 380

40 246 HİLAL ÇAKIR 12C 12 10 9,50 3 6 1,50 4 2 3,50 2 8 0,00 4 7 2,25 3 3 2,25 3 3 2,25 2 4 1,00 33 43 22,25 210,9 116 216,0 358

41 141 İLAYDA ŞEKER 12D 10 11 7,25 1 4 0,00 4 2 3,50 6 4 5,00 1 6 -0,50 3 0 3,00 1 2 0,50 3 3 2,25 29 32 21,00 212,5 113 196,8 467

42 140 ELİF GEL 12C 11 11 8,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 4 2 3,50 2 4 1,00 25 24 19,00 207,5 122 182,4 547

43 113 BERAT DAĞHAN 12B 10 8 8,00 0 6 -1,50 5 1 4,75 2 1 1,75 2 5 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 24 25 17,75 194,4 161 198,8 457

44 235 NİSA TURAÇ 12A 5 8 3,00 0 1 -0,25 5 9 2,75 133,4 309 157,6 678
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