
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAYSERİ YAHYALI Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi SINAV YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-7 (1.OTURUM) 66 262 262 320

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,87 10,10 23,34 1,66 2,81 0,96 1,38 1,69 0,96 1,97 1,51 1,59 3,00 1,13 2,72 7,04 4,47 5,92 1,83 2,31 1,25 2,41 1,22 2,10 1,86 1,68 1,44 47,02 26,92 40,28 225,740

Okul Ortalaması 28,44 9,03 26,18 1,88 2,89 1,16 1,52 1,88 1,05 2,64 1,50 2,26 3,02 1,33 2,68 5,79 3,39 4,94 1,53 1,97 1,03 1,86 1,22 1,56 1,66 1,97 1,17 48,34 25,18 42,03 232,730

KATILIMLAR

1 224 RAMAZAN KURT 12B 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 24 3 23,25 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 78 18 73,50 345,985 16

2 152 TUNCAY ÇELİKKANAT 12A 32 7 30,25 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 19 2 18,50 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 79 17 74,75 343,895 19

3 205 ÖZGE TOPAL 12A 35 4 34,00 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 6 0 6,00 3 2 2,50 6 1 5,75 4 0 4,00 68 9 65,75 309,288 33

4 230 KEVSER ŞAHBAZ 12A 33 4 32,00 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 13 3 12,25 4 1 3,75 4 2 3,50 4 2 3,50 67 18 62,50 302,875 38

5 211 ZEYNEP BAYRAKTAR 12A 32 7 30,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 11 5 9,75 3 3 2,25 7 0 7,00 5 1 4,75 69 24 63,00 302,258 39

6 196 SILA BİLEK 12A 33 5 31,75 2 3 1,25 2 1 1,75 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 2 4,50 5 1 4,75 63 13 59,75 289,370 50

7 838 FARUK ÜNAL 12B 33 5 31,75 2 3 1,25 1 1 0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 8 1 7,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 60 16 56,00 280,413 58

8 212 İREM AKAR 12A 31 6 29,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 10 1 9,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 2 3,50 60 17 55,75 279,863 60

9 236 EMİN KEÇİBAŞ 12B 32 8 30,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 13 1 12,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 0 4 -1,00 59 21 53,75 278,108 61

10 139 ÖZGÜR DÖNELİ 12A 22 11 19,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 2 2 1,50 14 2 13,50 5 2 4,50 4 3 3,25 3 1 2,75 60 23 54,25 277,800 64

11 238 ABDULLAH AKAY 12C 29 6 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 1 4,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 54 18 49,50 258,850 82

12 175 HİLAL G EĞERCİ 12A 33 5 31,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 8 3 7,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 53 17 48,75 257,840 85

13 247 YASİN ÜNAL 12B 32 7 30,25 1 4 0,00 1 2 0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 6 2 5,50 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 53 16 49,00 257,808 86

14 172 NUR AVCI 12C 32 7 30,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 8 3 7,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 54 24 48,00 256,488 88

15 126 RABİA USLU 12B 28 11 25,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 4 0 4,00 7 5 5,75 1 0 1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 54 23 48,25 255,230 90

16 202 KÜBRA SELBİ 12A 31 8 29,00 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 8 2 7,50 3 3 2,25 3 4 2,00 1 4 0,00 55 29 47,75 254,838 91

17 116 FATMA GÜÇLÜ 12B 31 8 29,00 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 12 5 10,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 53 27 46,25 252,963 96

18 112 SHR GDR 12B 35 5 33,75 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 10 2,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 54 27 47,25 251,175 99

19 111 EREN MARANGOZ 12A 28 8 26,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 0 4,00 9 0 9,00 2 3 1,25 2 0 2,00 2 3 1,25 50 18 45,50 248,535 105

20 105 ÖMER ULUYOL 12A 26 5 24,75 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 11 5 9,75 2 5 0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 52 28 45,00 247,763 106

21 8 ESMA ERDEMİR 12A 28 10 25,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 8 4 7,00 1 4 0,00 2 2 1,50 3 1 2,75 52 27 45,25 246,708 110

22 13 EMİNE KILIBOZ 12C 33 7 31,25 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 6 5 4,75 1 5 -0,25 2 1 1,75 2 4 1,00 53 33 44,75 244,045 113

23 167 MUSA DEMİR 12C 30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 6 9 3,75 2 2 1,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 52 29 44,75 243,533 115

24 106 SAMET KARABACAK 12A 29 8 27,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 9 1 8,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 4 1,00 50 24 44,00 243,110 117

25 10 BETÜL ÇOBAN 12A 33 7 31,25 1 4 0,00 1 0 1,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 6 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 2 4 1,00 52 29 44,75 242,435 119

26 143 NİSA BENLİ 12C 32 8 30,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 49 22 43,50 238,695 127

27 217 BEYZA VURGEÇ 12B 31 5 29,75 2 3 1,25 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 47 17 42,75 238,050 129

28 203 NUR 12B 32 5 30,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 3 6 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 49 23 43,25 237,645 130

29 246 HİLAL ÇAKIR 12C 32 7 30,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 6 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 2 0,50 49 26 42,50 234,913 134
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Genel Ortalama 25,87 10,10 23,34 1,66 2,81 0,96 1,38 1,69 0,96 1,97 1,51 1,59 3,00 1,13 2,72 7,04 4,47 5,92 1,83 2,31 1,25 2,41 1,22 2,10 1,86 1,68 1,44 47,02 26,92 40,28 225,740
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KATILIMLAR

30 166 NUR AYDIN 12D 31 8 29,00 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 47 20 42,00 232,740 137

31 148 SELDA CEYHAN 12D 34 5 32,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 45 15 41,25 230,635 139

32 163 İSA OCAK 12B 25 10 22,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 45 17 40,75 229,823 142

33 184 FATİH ARSLAN 12B 27 11 24,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 4 0,00 14 13 10,75 2 5 0,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 52 52 39,00 229,298 144

34 235 NİSA TURAÇ 12A 30 9 27,75 1 4 0,00 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 4 5 2,75 2 5 0,75 2 4 1,00 4 2 3,50 49 34 40,50 228,688 146

35 109 NİSA EROĞLU 12D 32 8 30,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 45 20 40,00 227,180 148

36 158 NURGÜL YALLI 12B 30 6 28,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 44 18 39,50 226,210 153

37 216 BEYZA NALBANTOĞLU 12A 26 14 22,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 3 1,25 4 0 4,00 7 3 6,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 3 2 2,50 47 33 38,75 226,063 154

38 79 ESMA ŞAHİN 12A 26 11 23,25 4 1 3,75 1 3 0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 1 2 0,50 3 3 2,25 45 24 39,00 223,818 155

39 208 RAVZA SETTAR 12A 28 12 25,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 7 5 5,75 2 4 1,00 1 1 0,75 2 4 1,00 47 36 38,00 223,180 157

40 240 KÜBRA EĞERCİ 12A 22 11 19,25 1 3 0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 6 2 5,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 44 23 38,25 222,730 158

41 245 M ÇAĞRI KÜPÇÜ 12A 26 8 24,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 5 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 44 25 37,75 220,748 163

42 232 ŞEYMA ÜNLÜ 12B 26 11 23,25 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 5 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 44 26 37,50 219,563 165

43 150 İREM ALTINOLUK 12C 31 9 28,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 42 18 37,50 217,958 168

44 201 BAHRİYE GÜÇLÜ 12C 29 10 26,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 43 28 36,00 214,935 172

45 228 FCAN SOYDAN 12B 30 10 27,50 0 5 -1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 3 3,25 41 25 34,75 211,993 178

46 221 SENA BAŞ 12B 28 8 26,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 38 18 33,50 207,565 180

47 137 SEMA BATMAN 12D 26 10 23,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 1 5 -0,25 41 30 33,50 207,130 182

48 0 MELİKE ÇİFTÇİ 12B 30 9 27,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 39 21 33,75 207,090 183

49 115 OSMAN SÜRMELİ 12C 27 13 23,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 5 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 41 30 33,50 206,348 184

50 206 AMİNE K 12B 27 8 25,00 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 5 6 3,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 40 28 33,00 206,220 185

51 113 BERAT DAĞHAN 12B 25 12 22,00 1 4 0,00 3 1 2,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 40 28 33,00 205,670 187

52 140 ELİF KEL 12C 27 9 24,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 3 1 2,75 35 16 31,00 199,813 197

53 173 NİSA HARUN 12D 28 11 25,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 37 23 31,25 199,260 198

54 153 MERYEM YILMAZ 12C 29 11 26,25 1 3 0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 2 1,50 36 21 30,75 198,235 201

55 154 GÖKÇE TÜRK 12A 23 13 19,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 5 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 1 3 0,25 39 35 30,25 197,445 205

56 141 İLAYDA ŞEKER 12D 23 12 20,00 1 4 0,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 24 30,00 196,420 210

57 239 A TAHA 12C 27 9 24,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 3 0,25 6 14 2,50 37 33 28,75 192,450 216

58 119 KÜBRA KORUCU 12B 25 8 23,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 32 12 29,00 191,940 217
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KATILIMLAR

59 142 SILA GÜL 12C 23 9 20,75 1 4 0,00 1 2 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 33 22 27,50 188,708 221

60 114 ELİF KOZAN 12C 22 12 19,00 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 5 -1,25 34 26 27,50 188,235 224

61 110 FATMA AHİ 12B 25 13 21,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 7 0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 36 27,00 185,373 229

62 159 AYŞEGÜL COŞKUN 12A 25 14 21,50 1 4 0,00 1 3 0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 37 39 27,25 185,138 231

63 144 BETÜL KILIÇKAYA 12D 23 14 19,50 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 33 26 26,50 184,510 234

64 167 RABİA AKBABA 12D 26 10 23,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 32 24 26,00 182,285 237

65 102 ERGÜN ÇAYLAK 12D 16 15 12,25 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 28 32 20,00 163,308 263

66 214 RAMAZAN BAKIR 12D 19 21 13,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 29 38 19,50 160,998 268
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