
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAYSERİ YAHYALI Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi 11 ler YAYIN DENİZİ TYT DENEME-4 67 67 67 2177

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,62 12,17 19,57 2,66 1,84 2,20 1,73 1,88 1,26 2,27 1,40 1,92 2,62 1,68 2,20 0,01 0,00 0,01 14,25 4,28 13,18 2,14 2,21 1,59 2,37 1,52 1,99 2,42 1,54 2,03 53,09 28,52 45,95 250,990

Okul Ortalaması 18,56 13,30 15,23 1,81 2,31 1,23 1,13 2,17 0,58 2,33 1,20 2,03 2,25 1,53 1,87 0,08 0,03 0,07 5,81 4,12 4,78 1,20 1,67 0,78 1,07 1,43 0,71 1,91 1,35 1,58 36,15 29,11 28,86 192,030

KATILIMLAR

1 907 YUNUS EMRE DEMİR 11D 31 8 29,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 23 5 21,75 4 2 3,50 6 1 5,75 4 1 3,75 74 20 69,00 328,580 435

2 942 ŞÜHEDA EMM İ 11A 21 14 17,50 5 0 5,00 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 21 7 19,25 3 1 2,75 4 2 3,50 1 3 0,25 62 34 53,50 279,820 717

3 905 MELİKE MUMLU 11A 28 1 27,75 1 1 0,75 1 2 0,50 2 0 2,00 16 0 16,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 56 7 54,25 279,685 721

4 929 HABİBE KEL 11A 26 10 23,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 14 5 12,75 1 0 1,00 5 1 4,75 5 1 4,75 60 23 54,25 277,168 742

5 940 ELİF BAHÇIVAN 11A 28 5 26,75 1 1 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 2 1 1,75 12 4 11,00 4 2 3,50 51 15 47,25 255,515 896

6 896 MERYEM ÖZDEMİR 11B 23 15 19,25 5 0 5,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 13 5 11,75 49 24 43,00 243,648 990

7 887 SENA BÜYÜKÖZTÜRK 11B 27 11 24,25 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 8 3 7,25 1 2 0,50 48 22 42,50 239,133 1019

8 911 TAHA R 11D 30 9 27,75 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 5 0 5,00 51 30 43,50 238,248 1028

9 895 ESMA NUR ELMA 11A 23 15 19,25 2 3 1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 13 9 10,75 2 2 1,50 1 2 0,50 3 3 2,25 51 37 41,75 237,885 1034

10 963 EFE GÜZEL 11A 27 6 25,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 6 3 5,25 1 1 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 47 21 41,75 234,633 1066

11 913 HASAN BOYACI 11A 26 9 23,75 2 3 1,25 1 1 0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 2 3,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 47 23 41,25 232,065 1096

12 934 ONUR ŞAHİN 11B 26 12 23,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 6 2 5,50 45 18 40,50 231,935 1097

13 890 EMİRHAN ÖZTÜRK 11A 28 11 25,25 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 2 3,50 4 3 3,25 3 2 2,50 2 4 1,00 49 33 40,75 229,615 1114

14 916 DAMLA GÜL 11A 14 11 11,25 1 0 1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 11 3 10,25 1 0 1,00 5 1 4,75 5 1 4,75 44 18 39,50 229,033 1123

15 898 AYŞE ZEHRA SANDIK 11B 22 18 17,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 9 5 7,75 3 3 2,25 1 3 0,25 1 4 0,00 49 40 39,00 227,955 1138

16 924 SİNEM GÜL 11A 22 15 18,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 17 8 15,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 43 30 35,50 221,163 1220

17 915 NİSA GÜL 11B 28 8 26,00 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 41 18 36,50 217,405 1255

18 952 ŞAKİR YILDIRIM 11C 22 6 20,50 2 3 1,25 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 39 15 35,25 213,808 1285

19 938 FATMAGÜL SEYİS 11D 20 15 16,25 1 4 0,00 1 0 1,00 3 0 3,00 2 1 1,75 8 3 7,25 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 40 27 33,25 208,860 1323

20 962 NEHİR YILDIZ 11C 26 10 23,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 2 1 1,75 3 0 3,00 38 17 33,75 208,843 1325

21 927 ALİ GÜNGÖRR 11A 17 14 13,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 8 11 5,25 2 5 0,75 1 4 0,00 4 0 4,00 44 42 33,50 208,470 1327

22 959 FİRDEVS ERDOĞDU 11B 23 16 19,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 3 4,25 2 0 2,00 40 27 33,25 207,603 1335

23 892 YAREN ÖZSOY 11A 20 12 17,00 1 4 0,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 8 4 7,00 1 0 1,00 1 0 1,00 38 24 32,00 205,230 1366

24 935 ELİF ZABIN 11C 23 15 19,25 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 2 2 1,50 1 0 1,00 36 20 31,00 199,108 1429

25 888 SILA GÜNER 11D 23 8 21,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 37 24 31,00 197,340 1444

26 965 İMRAN BAŞ 11B 23 14 19,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 7 1,25 36 26 29,50 194,420 1472

27 955 MUSTAFA KORKMAZ 11B 23 14 19,50 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 3 6 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 37 30 29,50 194,140 1475

28 939 MERAL ÖZTEKİN 11C 22 16 18,00 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 35 25 28,75 192,998 1486

29 931 MERVE ULUYOL 11B 19 13 15,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 3 3,25 32 22 26,50 186,098 1539
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,62 12,17 19,57 2,66 1,84 2,20 1,73 1,88 1,26 2,27 1,40 1,92 2,62 1,68 2,20 0,01 0,00 0,01 14,25 4,28 13,18 2,14 2,21 1,59 2,37 1,52 1,99 2,42 1,54 2,03 53,09 28,52 45,95 250,990

Okul Ortalaması 18,56 13,30 15,23 1,81 2,31 1,23 1,13 2,17 0,58 2,33 1,20 2,03 2,25 1,53 1,87 0,08 0,03 0,07 5,81 4,12 4,78 1,20 1,67 0,78 1,07 1,43 0,71 1,91 1,35 1,58 36,15 29,11 28,86 192,030

KATILIMLAR

30 946 AYŞE GÜNGÖR 11D 4 4 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 2 0 2,00 12 2 11,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 28 15 24,25 183,573 1561

31 948 ZELİHA KARACA 11C 24 13 20,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 3 3 2,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 33 31 25,25 181,485 1583

32 902 BEYZA FİREZ 11D 21 17 16,75 8 5 6,75 29 22 23,50 178,378 1600

33 930 ARDA BAKKAL 11A 18 15 14,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 5 7 3,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 2 3,50 33 34 24,50 178,073 1601

34 98 SUDENAZ SIRKINTI 11B 18 14 14,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 0 3,00 29 18 24,50 177,920 1603

35 917 TALHA YILDOĞAN 11D 18 14 14,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 8 1,00 1 4 0,00 32 31 24,25 177,678 1607

36 949 GİZEM ANLIAÇ 11B 21 17 16,75 2 3 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 0 4,00 31 29 23,75 177,640 1609

37 944 İREM BÜLBÜL 11C 20 16 16,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 31 26 24,50 177,285 1613

38 914 HACI SAMİ VURAL 11A 15 17 10,75 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 6 8 4,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 4 1,00 35 46 23,50 176,088 1622

39 923 BEYZA NUR GÜL 11B 19 20 14,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 2 7 0,25 32 34 23,50 174,875 1634

40 918 FAHRİ KARA 11A 16 9 13,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 6 4 5,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 28 22 22,50 174,198 1641

41 951 HASAN HÜSEYİN T 11A 17 8 15,00 1 4 0,00 2 0 2,00 2 1 1,75 5 6 3,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 28 22 22,50 173,365 1650

42 926 KAAN BAL AZ 11B 21 15 17,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 30 27 23,25 173,350 1651

43 909 HATİCE BEYZA TAN 11C 19 17 14,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 7 0,25 31 32 23,00 173,233 1652

44 894 SALİH EREN DİLCİ 11A 14 14 10,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 7 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 2 3,50 33 39 23,25 173,128 1654

45 900 BERAT BULUT 11C 20 19 15,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 5 10 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 33 42 22,50 172,653 1659

46 957 DAMLA NUR TOPÇU 11A 8 11 5,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 13 5 11,75 1 1 0,75 26 23 20,25 171,110 1671

47 933 RESUL GÜNGÖR 11D 13 6 11,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 0 4,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 25 11 22,25 170,568 1675

48 893 TARIK TEKE 11B 17 15 13,25 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 28 25 21,75 169,365 1689

49 958 ENES ÖZKANLI 11A 18 11 15,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 5 1,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 28 29 20,75 166,685 1708

50 964 KADİR DIVARCI 11D 17 20 12,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 0 6 -1,50 5 1 4,75 32 44 21,00 166,390 1710

51 897 SAFİYE YILDIRIM 11C 16 15 12,25 0 5 -1,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 26 27 19,25 162,160 1739

52 953 ÖZGÜR TOSUN 11B 23 17 18,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 27 33 18,75 159,250 1755

53 960 ZEHRA K 11B 16 19 11,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 5 1,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 29 45 17,75 156,625 1775

54 945 POLAT SIRKINTI 11B 16 15 12,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 23 23 17,25 155,390 1784

55 954 ÖZLEM KAFALI 11A 8 20 3,00 1 0 1,00 4 1 3,75 8 12 5,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 3 2,25 26 44 15,00 150,170 1812

56 932 EMİNE BETÜL YANIK 11D 9 8 7,00 1 0 1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 3 1,25 18 12 15,00 147,730 1826

57 908 SAMİ KEÇİBAŞ 11C 11 14 7,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 22 28 15,00 147,425 1828

58 961 DAMLA KARABULUT 11B 12 22 6,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 3 0,25 3 3 2,25 22 32 14,00 145,875 1841
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,62 12,17 19,57 2,66 1,84 2,20 1,73 1,88 1,26 2,27 1,40 1,92 2,62 1,68 2,20 0,01 0,00 0,01 14,25 4,28 13,18 2,14 2,21 1,59 2,37 1,52 1,99 2,42 1,54 2,03 53,09 28,52 45,95 250,990

Okul Ortalaması 18,56 13,30 15,23 1,81 2,31 1,23 1,13 2,17 0,58 2,33 1,20 2,03 2,25 1,53 1,87 0,08 0,03 0,07 5,81 4,12 4,78 1,20 1,67 0,78 1,07 1,43 0,71 1,91 1,35 1,58 36,15 29,11 28,86 192,030

KATILIMLAR

59 947 ÜMMÜGÜLSÜMKILIÇKAYA 11C 12 11 9,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 8 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 23 35 14,25 145,280 1845

60 966 FAZİLET YILDIZ 11B 11 5 9,75 3 1 2,75 14 6 12,50 139,638 1864

61 910 FUNDA SARIKURT 11C 11 13 7,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 1 0,75 1 0 1,00 16 22 10,50 132,828 1895

62 956 EMİNE KOÇAK 11B 9 22 3,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 0 2,00 18 35 9,25 130,638 1903

63 903 RESUL TÜFEKÇİ 11C 11 8 9,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 13 18 8,50 126,835 1921

64 904 GİZEM NUR ŞİMŞEK 11C 1 1 0,75 1 1 0,75 102,370 2021

65 912 SENA DEMİRAL 11C 0 0 0,00

66 943 HİCRAN ŞAHİN 11C 7 30 -0,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 8 -2,00 0 1 -0,25 8 53 -5,25

67 901 EMİNE KRGZ 11B 3 35 -5,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 8 0,00 6 62 -9,50
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