
OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAYSERİ YAHYALI Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi DM 2021-2022 AYT 3.DENEME (2.OTURUM) 44 44 44 574

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,87 7,11 8,10 4,94 2,79 4,24 2,89 1,49 2,52 10,73 4,64 9,57 28,43 16,03 24,43 217,9 219,4 215,8

Okul Ortalaması 10,42 7,66 8,51 5,21 3,32 4,38 3,37 1,34 3,03 4,64 6,50 3,01 23,64 18,82 18,93 234,3 163,3 215,4

KATILIMLAR

1 224 RAMAZAN KURT 12B 15 9 12,75 9 1 8,75 6 0 6,00 20 9 17,75 50 19 45,25 224,5 141 201,2 180 344,4 7

2 161 MUSA DEMİR 12C 23 1 22,75 6 4 5,00 4 2 3,50 6 14 2,50 39 21 33,75 358,8 10 146,6 322 307,7 24

3 233 SENA ÖZŞAHİN 12C 16 7 14,25 6 4 5,00 5 1 4,75 5 6 3,50 32 18 27,50 208,8 166 163,6 253 287,9 49

4 172 NUR AVCI 12C 14 9 11,75 7 3 6,25 5 0 5,00 3 6 1,50 29 18 24,50 367,5 8 149,6 308 269,8 69

5 148 SELDA CEYHAN 12D 15 6 13,50 7 2 6,50 5 0 5,00 27 8 25,00 323,5 26 267,7 75

6 203 NUR 12B 15 9 12,75 6 4 5,00 5 1 4,75 7 12 4,00 33 26 26,50 358,4 11 141,6 352 264,3 85

7 112 SEHER GİDER 12B 15 9 12,75 7 3 6,25 4 2 3,50 5 13 1,75 31 27 24,25 194,6 200 144,3 331 260,5 95

8 143 NİSA BENLİ 12C 13 6 11,50 8 1 7,75 3 1 2,75 1 0 1,00 25 8 23,00 194,9 199 145,7 325 259,3 100

9 232 ŞEYMA ÜNLÜ 12B 12 11 9,25 7 2 6,50 4 2 3,50 7 9 4,75 30 24 24,00 186,7 224 153,9 284 253,6 117

10 184 FATİH ARSLAN 12B 13 11 10,25 8 2 7,50 5 1 4,75 5 23 -0,75 31 37 21,75 192,6 206 251,7 123

11 13 EMİNE KLBZ 12C 13 8 11,00 6 4 5,00 6 0 6,00 4 10 1,50 29 22 23,50 265,2 76 141,5 354 248,3 135

12 166 NUR AYDIN 12D 14 9 11,75 6 4 5,00 5 1 4,75 25 14 21,50 271,5 68 240,2 167

13 116 FATMA GÜÇLÜ 12B 10 12 7,00 7 2 6,50 6 0 6,00 2 19 -2,75 25 33 16,75 186,7 223 237,7 174

14 201 BAHRİYE GÜÇLÜ 12C 14 9 11,75 4 6 2,50 5 1 4,75 23 16 19,00 290,8 47 230,7 206

15 150 İREM ALTINOLUK 12C 9 4 8,00 7 2 6,50 4 1 3,75 2 8 0,00 22 15 18,25 240,3 114 229,9 208

16 243 BATUHAN KALEM 12C 16 3 15,25 5 9 2,75 21 12 18,00 202,4 188 144,1 333 223,0 235

17 173 NİSA HARUN 12D 10 10 7,50 8 2 7,50 4 2 3,50 22 14 18,50 272,3 65 221,9 239

18 153 MERYEM YILMAZ 12C 13 6 11,50 5 4 4,00 2 2 1,50 20 12 17,00 172,1 258 219,2 251

19 142 SILA 12C 9 6 7,50 5 4 4,00 4 0 4,00 1 1 0,75 19 11 16,25 257,1 89 137,8 372 217,9 254

20 202 KÜBRA SELBİ 12A 8 2 7,50 3 6 1,50 3 1 2,75 8 4 7,00 22 13 18,75 162,0 277 190,1 191 217,3 257

21 152 TUNCAY ÇELİKKANAT 12A 21 4 20,00 21 4 20,00 305,4 91 210,8 283

22 226 FATMA GÜLDOĞAN 12B 10 10 7,50 2 6 0,50 4 2 3,50 4 5 2,75 20 23 14,25 219,5 145 153,1 289 207,6 293

23 247 YASİN ÜNAL 12B 8 12 5,00 6 4 5,00 4 2 3,50 1 0 1,00 19 18 14,50 268,3 71 136,6 377 206,3 298

24 113 BERAT DAĞHAN 12B 8 6 6,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 18 9 15,75 204,1 181 138,9 365 206,1 301

25 175 HİLAL G EĞERCİ 12A 9 4 8,00 4 3 3,25 1 3 0,25 4 4 3,00 18 14 14,50 159,7 281 149,1 312 204,9 305

26 246 HİLAL ÇAKIR 12C 11 11 8,25 5 5 3,75 4 2 3,50 20 18 15,50 256,7 90 204,5 307

27 140 ELİF KEL 12C 10 3 9,25 3 2 2,50 2 0 2,00 1 3 0,25 16 8 14,00 194,5 201 202,2 317

28 11 GÜLŞAH KATIRCI 12B 4 7 2,25 5 2 4,50 5 1 4,75 0 1 -0,25 14 11 11,25 217,9 150 196,3 339

29 144 BETÜL KILIÇKAYA 12D 9 11 6,25 5 3 4,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 16 17 11,75 251,4 102 193,0 358
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30 217 BEYZA VURGEÇ 12B 7 6 5,50 5 5 3,75 2 4 1,00 14 15 10,25 243,8 110 192,0 362

31 110 FATMA AHİ 12B 6 15 2,25 6 4 5,00 4 1 3,75 1 4 0,00 17 24 11,00 239,8 115 191,9 363

32 213 MELİKE ÇİFTÇİ 12B 9 4 8,00 3 6 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 15 13 11,75 240,5 113 133,8 392 191,9 363

33 141 İLAYDA ŞEKER 12D 8 4 7,00 4 5 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 15 12 12,00 230,2 129 132,4 395 190,5 368

34 221 SENA BAŞ 12B 6 7 4,25 5 2 4,50 2 2 1,50 1 0 1,00 14 11 11,25 235,9 122 136,6 378 189,6 372

35 158 NURGÜL BALLI 12B 8 9 5,75 5 4 4,00 1 3 0,25 3 3 2,25 17 19 12,25 215,3 155 126,0 403 184,3 386

36 208 RAVZA SETTAR 12A 8 9 5,75 3 6 1,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 13 21 7,75 208,9 165 171,1 227 183,0 393

37 211 ZEYNEP BAYRAKTAR 12A 13 12 10,00 13 12 10,00 299,0 96 178,7 408

38 170 ALİCAN MİL 12B 3 13 -0,25 7 3 6,25 3 3 2,25 13 19 8,25 214,4 157 178,0 414

39 139 ÖZGÜR DÖNELİ 12A 6 6 4,50 6 6 4,50 192,3 190 168,8 446

40 154 GÖKÇE TÜRK 12A 2 5 0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 5 6 3,50 10 12 7,00 192,1 207 170,2 231 161,3 457

41 105 ÖMER ULUYOL 12A 9 15 5,25 9 15 5,25 152,8 292 151,1 480

42 106 SAMET KARABACAK 12A 3 1 2,75 3 1 2,75 184,9 201 147,6 484

43 10 BETÜL ÇOBAN 12A 3 8 1,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 2 14 -1,50 8 26 1,50 180,8 235 150,3 306 145,0 491

44 111 EREN MARANGOZ 12A 5 6 3,50 5 6 3,50 142,3 346 138,9 507
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