
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAYSERİ YAHYALI Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi 1328000 TG TYT Denemesi 67 186 365 12375

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5012,81 18,29 2,27 1,73 1,84 2,05 1,54 1,66 2,27 0,97 2,03 2,97 0,94 2,73 0,18 0,24 0,12 6,26 4,60 5,11 1,32 0,80 1,12 1,69 2,04 1,18 2,58 1,07 2,31 1,41 1,39 1,06 44,5028,13 37,45 221,000

Okul Ortalaması 24,2112,69 21,04 2,33 1,76 1,89 2,30 1,44 1,94 2,95 0,94 2,72 3,35 1,08 3,08 0,09 0,02 0,09 5,29 3,97 4,30 0,71 0,46 0,59 1,02 1,51 0,64 2,09 0,67 1,92 1,00 1,24 0,69 45,3425,78 38,90 225,330

KATILIMLAR

1 212 İREM AKAR 12A 35 3 34,25 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 17 5 15,75 4 0 4,00 5 1 4,75 6 0 6,00 4 0 4,00 78 13 74,75 342,613 828

2 224 RAMAZAN KURT 12B 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 16 6 14,50 5 1 4,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 72 22 66,50 320,424 1282

3 152 TUNCAY Ç ELİKKANA 12A 28 12 25,00 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 12 4 11,00 5 1 4,75 4 1 3,75 5 2 4,50 5 1 4,75 72 25 65,75 317,047 1346

4 205 ÖZGE TOPAL 12A 34 4 33,00 4 0 4,00 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 7 2 6,50 1 0 1,00 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 67 9 64,75 309,660 1531

5 211 ZEYNEP BAYRAKTR 12A 27 11 24,25 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 10 2 9,50 3 3 2,25 5 2 4,50 4 1 3,75 65 22 59,50 296,230 1934

6 233 SENA ÖZŞAHİN 12C 31 9 28,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 15 0 15,00 1 0 1,00 60 12 57,00 286,836 2194

7 230 KEVSER ŞAHBAZ   A 30 6 28,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 8 2 7,50 1 1 0,75 1 1 0,75 5 1 4,75 3 2 2,50 61 17 56,75 284,264 2282

8 126 RABİA USLU 12B 29 9 26,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 6 4 5,00 1 0 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 56 19 51,25 267,104 2869

9 196 SILA BİLEK 12A 24 11 21,25 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 4 2 3,50 3 2 2,50 54 20 49,00 261,248 3129

10 139 ÖZGÜR DÖNELİ 12A 24 12 21,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 7 5 5,75 2 0 2,00 2 4 1,00 6 1 5,75 3 2 2,50 56 29 48,75 259,798 3207

11 202 KÜBRA SELBİ 12A 27 11 24,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 6 2 5,50 3 4 2,00 2 3 1,25 2 4 1,00 54 27 47,25 254,006 3456

12 0 FATİH ARSLAN   B 25 13 21,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 12 10 9,50 2 3 1,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 55 36 46,00 251,250 3588

13 161 MUSA DEMİR 12C 20 16 16,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 8 6 6,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 51 27 44,25 249,720 3650

14 162 DİLARA BAĞCI 12D 29 7 27,25 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 48 9 45,75 247,607 3748

15 236 EMİN KEÇİBAŞ 12B 24 16 20,00 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 6 2 5,50 3 0 3,00 2 4 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 51 27 44,25 246,454 3799

16 232 ŞEYMA ÜNLÜ 12B 32 7 30,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 11 4,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 53 33 44,75 242,455 3989

17 216 BEYZA NALBANTG 12A 23 13 19,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 5 4 4,00 1 0 1,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 50 25 43,75 242,438 3991

18 106 SAMET KARABACK 12A 23 14 19,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 6 2 5,50 3 3 2,25 6 0 6,00 3 2 2,50 50 26 43,50 241,395 4048

19 172 NUR AVCI   C 26 14 22,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 6 5 4,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 49 25 42,75 239,984 4129

20 221 SENA BAŞ 12B 28 7 26,25 1 2 0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 6 2 5,50 1 1 0,75 46 14 42,50 236,637 4307

21 246 HİLAL ÇAKIR 12C 28 11 25,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 3 3,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 48 23 42,25 236,058 4333

22 112 SEHER GİDER 12B 32 8 30,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 7 3,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 49 26 42,50 234,624 4410

23 0 HİLAL G EĞERCİ 12A 23 12 20,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 6 6 4,50 2 1 1,75 4 0 4,00 1 1 0,75 47 23 41,25 234,354 4422

24 109 NİSA EROĞLU 12D 28 11 25,25 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 3 3,25 1 0 1,00 46 18 41,50 233,651 4465

25 8 ESMA ERDEMİR 12A 28 8 26,00 3 1 2,75 1 1 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 5 3,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 47 23 41,25 232,011 4563

26 79 ESMA ŞAHİN 12A 27 9 24,75 3 1 2,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 1 2 0,50 45 17 40,75 230,615 4652

27 208 RAVZA SETTAR 12A 27 10 24,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 7 1 6,75 1 1 0,75 3 0 3,00 0 3 -0,75 46 21 40,75 230,392 4666

28 240 KÜBRA EĞERCİ 12A 27 9 24,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 4 3 3,25 4 2 3,50 1 3 0,25 47 27 40,25 227,681 4834

29 116 FATMA GÜÇLÜ 12B 26 13 22,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 10 3,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 47 32 39,00 226,585 4896
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Genel Ortalama 21,5012,81 18,29 2,27 1,73 1,84 2,05 1,54 1,66 2,27 0,97 2,03 2,97 0,94 2,73 0,18 0,24 0,12 6,26 4,60 5,11 1,32 0,80 1,12 1,69 2,04 1,18 2,58 1,07 2,31 1,41 1,39 1,06 44,5028,13 37,45 221,000

Okul Ortalaması 24,2112,69 21,04 2,33 1,76 1,89 2,30 1,44 1,94 2,95 0,94 2,72 3,35 1,08 3,08 0,09 0,02 0,09 5,29 3,97 4,30 0,71 0,46 0,59 1,02 1,51 0,64 2,09 0,67 1,92 1,00 1,24 0,69 45,3425,78 38,90 225,330

KATILIMLAR

30 13 EMİNE KILIBOZ 12C 23 17 18,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 7 3 6,25 1 0 1,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 45 30 37,50 223,150 5122

31 206 AMİNE KARACA 12B 25 11 22,25 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 8 4 7,00 1 1 0,75 1 0 1,00 43 20 38,00 222,270 5175

32 142 SILA GÜL 12C 28 5 26,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 0 3,00 3 0 3,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 41 10 38,50 222,111 5185

33 217 BEYZA VURGEÇ 12B 28 5 26,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 41 11 38,25 220,822 5261

34 150 İREM ALTNOLUK 12C 26 10 23,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 42 19 37,25 220,279 5305

35 158 NURGÜL YALLI 12B 28 8 26,00 2 1 1,75 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 17 37,75 219,616 5357

36 228 F CAN SOYDAN 12B 28 11 25,25 2 3 1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 3 3,25 43 23 37,25 218,469 5433

37 144 BETÜL KILIÇKAY 12D 25 13 21,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 2 0 2,00 41 18 36,50 218,241 5453

38 170 ALİCAN MİL 12B 23 14 19,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 5 3,75 42 24 36,00 217,760 5480

39 105 ÖMER ULU YOL 12A 20 12 17,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 10 7 8,25 3 4 2,00 5 1 4,75 0 3 -0,75 44 32 36,00 216,999 5520

40 111 EREN MARANGOZ 12A 21 10 18,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 6 4 5,00 2 3 1,25 2 0 2,00 1 1 0,75 42 24 36,00 216,984 5522

41 201 BAHRİYE GÜÇLÜ 12C 25 15 21,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 3 3,25 42 25 35,75 215,712 5619

42 166 NUR AYDIN 12D 24 15 20,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 40 19 35,25 214,687 5707

43 137 SEMA BATMAN 12D 25 10 22,50 1 2 0,50 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 40 18 35,50 213,781 5770

44 239 A TAHA ÇAKIR 12C 21 12 18,00 12 3 11,25 6 1 5,75 39 16 35,00 213,731 5776

45 159 AYŞEGÜL COŞKUN 12A 18 18 13,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 2 3 1,25 6 3 5,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 42 31 34,25 213,388 5797

46 130 SUDE KARAGÖZ 12D 27 12 24,00 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 4 0 4,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 41 25 34,75 209,901 6040

47 148 SELDA CEYHAN 12D 27 12 24,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 39 20 34,00 207,720 6174

48 10 BETÜL ÇOBAN 12A 22 17 17,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 7 6,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 4 1,00 43 41 32,75 206,740 6257

49 143 NİSA BENLİ 12C 23 14 19,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 7 2,25 1 0 1,00 39 28 32,00 202,987 6515

50 0 BERAT DAĞHAN 12B 20 17 15,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 7 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 39 31 31,25 202,737 6531

51 153 MERYEM YILMAZ 12C 21 14 17,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 3 1,25 5 4 4,00 2 1 1,75 38 26 31,50 202,088 6596

52 226 FATMA GÜLDOĞAN 12B 23 12 20,00 1 3 0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 6 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 38 26 31,50 201,150 6666

53 243 BATUHAN KALEM 12C 24 16 20,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 9 2,75 40 34 31,50 201,101 6671

54 154 GÖKÇE TÜRK 12A 21 10 18,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 0 3,00 7 2 6,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 3 0,25 37 24 31,00 198,989 6814

55 235 NİSA TURAÇ 12A 19 19 14,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 11 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 3 2,25 41 44 30,00 197,239 6937

56 215 KEVSER KILINÇ 12A 20 17 15,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 1 4,75 1 1 0,75 2 3 1,25 4 0 4,00 0 5 -1,25 36 30 28,50 191,424 7373

57 110 FATMA AHİ 12B 19 18 14,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 2 3,50 0 5 -1,25 2 0 2,00 36 33 27,75 190,540 7426

58 163 ASİ OCAK 12B 20 15 16,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 27 27,25 188,185 7583
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Genel Ortalama 21,5012,81 18,29 2,27 1,73 1,84 2,05 1,54 1,66 2,27 0,97 2,03 2,97 0,94 2,73 0,18 0,24 0,12 6,26 4,60 5,11 1,32 0,80 1,12 1,69 2,04 1,18 2,58 1,07 2,31 1,41 1,39 1,06 44,5028,13 37,45 221,000

Okul Ortalaması 24,2112,69 21,04 2,33 1,76 1,89 2,30 1,44 1,94 2,95 0,94 2,72 3,35 1,08 3,08 0,09 0,02 0,09 5,29 3,97 4,30 0,71 0,46 0,59 1,02 1,51 0,64 2,09 0,67 1,92 1,00 1,24 0,69 45,3425,78 38,90 225,330

KATILIMLAR

59 141 İLAYDA ŞEKER 12D 20 16 16,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 31 24 25,00 180,465 8122

60 102 ERGÜN ÇAYLAK 12D 28 12 25,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 31 23 25,25 175,538 8440

61 114 ELİF KOZAN 12C 17 19 12,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 4 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 31 32 23,00 175,115 8472

62 140 ELİF KEL 12C 21 17 16,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 11 2,25 32 33 23,75 175,073 8477

63 173 NİSA HARUN 12D 19 20 14,00 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 6 -0,50 28 36 19,00 159,894 9346

64 214 RAMAZAN BAKIR 12 18 20 13,00 2 0 2,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 25 28 18,00 157,065 9474

65 167 RABİA AKBABA 12D 19 19 14,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 26 32 18,00 156,021 9527

66 11 GÜLŞAH KATIRCI 12B 7 19 2,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 14 31 6,25 120,626 10929

67 84 MUSTAFA KARAKOÇ 12C 3 34 -5,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 2 11 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 8 59 -6,75
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