
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAYSERİ YAHYALI Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi TYT 4. KURUMSAL DENEME 68 336 506 2151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,23 11,81 20,28 3,02 1,43 2,66 2,46 1,25 2,15 1,44 1,68 1,02 2,34 1,63 1,93 0,00 0,01 0,00 11,80 4,58 10,66 2,77 1,62 2,36 2,75 1,60 2,35 2,21 1,42 1,85 52,02 27,03 45,26 239,950

Okul Ortalaması 24,06 11,60 21,16 3,01 1,49 2,64 2,19 1,35 1,85 2,26 1,35 1,93 2,41 1,87 1,94 0,00 0,00 0,00 6,32 4,12 5,29 1,15 0,91 0,92 1,08 1,04 0,82 1,06 1,11 0,78 43,54 24,84 37,33 218,820

KATILIMLAR

1 211 ZEYNEP BAYRAKTAR 12A 33 5 31,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 8 2 7,50 3 2 2,50 4 2 3,50 5 1 4,75 66 16 62,00 298,623 586

2 152 TUNCAY ÇELİKKANAT 12A 25 7 23,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 14 5 12,75 4 2 3,50 5 2 4,50 3 3 2,25 65 22 59,50 294,103 610

3 233 SENA ÖZŞAHİN 12C 32 7 30,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 14 2 13,50 0 1 -0,25 62 14 58,50 293,903 611

4 183 İSA CAN KARA 12C 32 6 30,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 12 5 10,75 62 12 59,00 293,885 612

5 230 KEVSER ŞAHBAZ 12A 29 7 27,25 3 0 3,00 1 0 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 14 1 13,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 61 12 58,00 289,858 631

6 196 SILA BİLEK 12A 30 7 28,25 3 2 2,50 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 9 1 8,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 59 16 55,00 278,428 679

7 212 İREM AK R 12A 23 14 19,50 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 11 13 7,75 6 1 5,75 5 1 4,75 5 1 4,75 63 32 55,00 275,645 693

8 139 ÖZGÜR DÖNELİ 12A 23 11 20,25 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 3 0 3,00 18 3 17,25 3 2 2,50 2 4 1,00 1 1 0,75 56 24 50,00 267,958 738

9 205 ÖZGE TOPAL 12A 34 2 33,50 4 1 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 55 9 52,75 266,953 749

10 236 EMİN KEÇİBAŞ 12B 33 5 31,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 9 6 7,50 2 1 1,75 55 19 50,25 263,425 760

11 238 ABDULLAH AKAY 12C 25 11 22,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 10 3 9,25 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 55 20 50,00 263,308 761

12 115 OSMAN SÜRMELİ 12C 27 9 24,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 10 6 8,50 53 18 48,50 259,208 785

13 208 RAVZA SETTAR 12A 27 7 25,25 4 1 3,75 2 0 2,00 1 1 0,75 3 2 2,50 11 5 9,75 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 53 20 48,00 257,158 800

14 172 NUR AVCI 12C 30 8 28,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 8 2 7,50 52 16 48,00 256,880 803

15 221 SENA BAŞ 12B 27 4 26,00 4 0 4,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 0 3,00 10 2 9,50 49 8 47,00 254,890 816

16 84 MUSTAFA KARAKOÇ 12C 24 12 21,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 10 3 9,25 2 0 2,00 1 0 1,00 52 20 47,00 254,160 825

17 112 SEHER GDER 12B 29 11 26,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 2 3 1,25 13 3 12,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 52 26 45,50 251,813 836

18 224 RAMAZANL 12B 25 15 21,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 12 4 11,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 51 29 43,75 245,115 880

19 116 FATMA GÜÇLÜ 12B 29 8 27,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 8 13 4,75 1 0 1,00 51 27 44,25 243,073 896

20 184 FATİH 12B 18 22 12,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 23 10 20,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 52 45 40,75 241,313 909

21 79 ESMA ŞAHİN 12A 26 7 24,25 4 1 3,75 2 0 2,00 2 0 2,00 3 1 2,75 5 1 4,75 1 1 0,75 2 3 1,25 3 3 2,25 48 17 43,75 240,695 914

22 108 EMİNE S KOYUNCU 12D 29 4 28,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 45 14 41,50 233,355 959

23 106 SAMET KARABACAK 12A 28 8 26,00 1 4 0,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 5 4 4,00 3 3 2,25 4 3 3,25 3 2 2,50 48 29 40,75 229,508 987

24 175 HİLAL G EĞERCİ 12A 28 4 27,00 3 0 3,00 1 0 1,00 7 6 5,50 1 1 0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 43 12 40,00 229,150 989

25 202 KÜBRA SELBİ 12A 28 8 26,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 5 5 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 3 0,25 46 25 39,75 226,788 1017

26 104 KÜBRA BÖYÜK 12D 26 14 22,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 45 23 39,25 225,988 1027

27 246 HİLAL ÇAKIR 12C 28 9 25,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 6 2 5,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 44 22 38,50 225,238 1036

28 105 ÖMER ULUYOL 12A 22 11 19,25 3 1 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 9 11 6,25 4 2 3,50 1 4 0,00 1 3 0,25 46 33 37,75 222,665 1055

29 109 NİSA EROĞLU 12D 25 15 21,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 1 0 1,00 43 21 37,75 222,075 1060
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Genel Ortalama 23,23 11,81 20,28 3,02 1,43 2,66 2,46 1,25 2,15 1,44 1,68 1,02 2,34 1,63 1,93 0,00 0,01 0,00 11,80 4,58 10,66 2,77 1,62 2,36 2,75 1,60 2,35 2,21 1,42 1,85 52,02 27,03 45,26 239,950

Okul Ortalaması 24,06 11,60 21,16 3,01 1,49 2,64 2,19 1,35 1,85 2,26 1,35 1,93 2,41 1,87 1,94 0,00 0,00 0,00 6,32 4,12 5,29 1,15 0,91 0,92 1,08 1,04 0,82 1,06 1,11 0,78 43,54 24,84 37,33 218,820

KATILIMLAR

30 10 BETÜL ÇOBAN 12A 27 12 24,00 4 1 3,75 2 0 2,00 2 3 1,25 1 4 0,00 6 11 3,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 3 2,25 48 40 38,00 221,550 1064

31 161 MUSA 12C 25 14 21,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 8 16 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 47 38 37,50 221,330 1068

32 245 M ÇAĞRI KÜPÇÜ 12A 27 7 25,25 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 3 1,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 41 16 37,00 218,978 1096

33 130 SUDE GÜL KARAGÖZ 12D 25 12 22,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 42 20 37,00 218,090 1100

34 228 FURKANCAN SOYDAN 12B 29 10 26,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 5 2 4,50 42 23 36,25 217,558 1105

35 143 NİSA BENLİ 12C 26 9 23,75 3 1 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 4 3,00 40 19 35,25 213,645 1148

36 201 BAHRİYE GÜÇLÜ 12C 26 12 23,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 41 23 35,25 212,703 1155

37 102 ERGÜN Ç* LAK 12D 24 14 20,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 41 22 35,50 212,510 1156

38 206 KARACA 12B 23 13 19,75 3 0 3,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 6 3 5,25 1 0 1,00 39 21 33,75 210,010 1181

39 232 ŞEYMA ÜNLÜ 12B 24 14 20,50 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 7 9 4,75 1 0 1,00 1 0 1,00 41 29 33,75 209,413 1184

40 217 BEYZA VURGEÇ 12B 26 8 24,00 2 1 1,75 2 0 2,00 1 4 0,00 1 2 0,50 5 4 4,00 1 1 0,75 38 20 33,00 206,760 1205

41 144 BETÜL KILIÇKAYA 12D 24 10 21,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 1 1,75 1 3 0,25 38 18 33,50 206,600 1210

42 111 EREN MARANGOZ 12A 22 7 20,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 8 3 7,25 1 2 0,50 1 1 0,75 36 15 32,25 206,220 1215

43 162 DİLARA BAĞCI 12D 25 13 21,75 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 38 20 33,00 205,193 1219

44 243 BATUHAN KALEM 12C 22 17 17,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 2 4,50 38 28 31,00 201,143 1262

45 148 SELDA CEYHAN 12D 23 14 19,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 37 21 31,75 200,803 1267

46 153 MERYEM YILMAZ 12C 27 9 24,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 17 30,75 197,960 1288

47 166 NUR AYDIN 12D 21 14 17,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 36 23 30,25 197,348 1295

48 150 İREM ALTINOLUK 12C 24 11 21,25 3 1 2,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 35 23 29,25 192,970 1332

49 110 FATMA AHİ 12B 20 17 15,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 8 5 6,75 0 1 -0,25 36 33 27,75 192,140 1339

50 213 MELİKE ÇİFTÇİ 12B 20 18 15,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 0 3,00 6 2 5,50 1 0 1,00 34 26 27,50 190,300 1361

51 170 ALİCAN MİL 12B 19 14 15,50 4 0 4,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 7 3 6,25 34 27 27,25 190,198 1364

52 141 İLAYDA ŞEKER 12D 22 16 18,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 36 30 28,50 189,395 1374

53 142 SILA GÜL 12C 23 8 21,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 2 2 1,50 1 3 0,25 32 18 27,50 187,365 1398

54 159 AYŞEGÜL COŞKUN 12A 22 12 19,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 3 3 2,25 2 2 1,50 35 30 27,50 186,345 1411

55 137 SEMA BATMAN 12D 20 10 17,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 3 1,25 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 30 16 26,00 183,215 1454

56 215 KEVSER KILINÇ 12A 13 17 8,75 1 4 0,00 2 1 1,75 1 0 1,00 3 2 2,50 6 2 5,50 2 3 1,25 3 3 2,25 3 2 2,50 34 34 25,50 182,818 1456

57 226 FATMA GÜLDOĞAN 12B 18 18 13,50 4 1 3,75 1 3 0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 8 4 7,00 0 1 -0,25 33 34 24,50 181,960 1462

58 140 ELİF KEL 12C 20 14 16,50 1 3 0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 4 6 2,50 31 24 25,00 180,825 1479
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Genel Ortalama 23,23 11,81 20,28 3,02 1,43 2,66 2,46 1,25 2,15 1,44 1,68 1,02 2,34 1,63 1,93 0,00 0,01 0,00 11,80 4,58 10,66 2,77 1,62 2,36 2,75 1,60 2,35 2,21 1,42 1,85 52,02 27,03 45,26 239,950

Okul Ortalaması 24,06 11,60 21,16 3,01 1,49 2,64 2,19 1,35 1,85 2,26 1,35 1,93 2,41 1,87 1,94 0,00 0,00 0,00 6,32 4,12 5,29 1,15 0,91 0,92 1,08 1,04 0,82 1,06 1,11 0,78 43,54 24,84 37,33 218,820

KATILIMLAR

59 247 YASİN ÜNAL 12B 25 13 21,75 1 3 0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 8 0,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 34 35 25,25 180,315 1482

60 239 A TAHA 12C 16 19 11,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 11 3 10,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 32 40 22,00 175,588 1533

61 158 NURGÜL YALLI 12B 20 16 16,00 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 28 22 22,50 172,125 1572

62 173 NİSA HARUN 12D 16 17 11,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 27 21 21,75 169,230 1602

63 13 EMİNE KILIBOZ 12C 19 21 13,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 10 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 33 48 21,00 166,723 1637

64 167 RABİA AKBABA 12D 19 17 14,75 1 4 0,00 1 4 0,00 5 0 5,00 2 3 1,25 28 28 21,00 166,673 1638

65 113 BERAT DAĞHAN 12B 20 17 15,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 3 6 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 29 38 19,50 162,858 1662

66 154 GÖKÇE TÜRK 12A 16 13 12,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 7 8 5,00 1 2 0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 27 32 19,00 162,803 1664

67 114 ELİF KOZAN 12C 15 19 10,25 2 3 1,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 24 34 15,50 150,013 1797

68 11 GÜLŞAH KATIRCI 12B 8 15 4,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 3 4 2,00 17 28 10,00 133,008 1934
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