
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAYSERİ YAHYALI Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi 11 ler aktif tyt3 62 62 643 6883

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,44 14,73 12,75 2,32 1,92 1,84 2,42 1,37 2,08 2,86 1,19 2,56 3,17 1,19 2,87 0,01 0,01 0,01 9,44 5,45 8,07 1,48 1,87 1,01 1,98 1,80 1,53 1,74 1,21 1,44 41,86 30,74 34,16 210,620

Okul Ortalaması 15,69 13,64 12,28 2,10 1,64 1,69 2,28 0,91 2,05 3,31 0,91 3,08 3,98 0,86 3,77 0,00 0,00 0,00 8,67 5,79 7,22 0,80 1,61 0,40 1,92 1,33 1,59 1,73 0,98 1,48 40,48 27,67 33,56 205,060

KATILIMLAR

1 907 YUNUS EMRE DEMİR 11D 19 7 17,25 3 2 2,50 1 0 1,00 5 0 5,00 24 6 22,50 6 1 5,75 7 0 7,00 3 3 2,25 68 19 63,25 310,570 801

2 942 ŞÜHEDA EMMİ 11A 18 13 14,75 4 0 4,00 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 21 8 19,00 2 1 1,75 5 1 4,75 1 2 0,50 63 25 56,75 290,110 1041

3 916 DAMLA GÜL 11A 17 8 15,00 4 0 4,00 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 19 6 17,50 2 1 1,75 3 4 2,00 4 1 3,75 59 22 53,50 278,685 1201

4 963 EFE GÜZEL 11A 24 6 22,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 11 4 10,00 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 56 18 51,50 269,090 1370

5 887 SENA BÜYÜKÖZTÜRK 11B 22 16 18,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 14 3 13,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 53 25 46,75 256,098 1608

6 924 EMİŞ SİNEM GÜL 11A 17 10 14,50 5 0 5,00 5 0 5,00 15 7 13,25 0 2 -0,50 5 1 4,75 3 0 3,00 50 20 45,00 249,115 1760

7 915 NİSA GÜL 11B 19 14 15,50 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 11 3 10,25 3 0 3,00 2 0 2,00 50 20 45,00 248,015 1790

8 929 HABİBE KEL 11A 16 13 12,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 16 10 13,50 0 1 -0,25 5 2 4,50 2 0 2,00 50 28 43,00 243,203 1904

9 896 MERYEM ÖZDEMİR 11B 22 14 18,50 2 3 1,25 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 12 2 11,50 1 0 1,00 48 21 42,75 242,463 1924

10 931 MERVE ULUYOL 11B 22 8 20,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 46 13 42,75 239,938 1990

11 800 A ZEHRA KAŞTAN 11D 23 16 19,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 11 3 10,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 3 0,25 49 29 41,75 238,038 2038

12 940 ELİF BAHÇIVAN 11A 22 9 19,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 5 9,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 47 23 41,25 236,815 2070

13 917 HASAN YILDOĞAN 11D 20 16 16,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 8 5 6,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 2 2 1,50 49 28 42,00 236,400 2083

14 890 EMİRHAN ÖZTÜRK 11A 20 20 15,00 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 10 15 6,25 2 5 0,75 3 3 2,25 3 3 2,25 54 48 42,00 236,100 2093

15 905 MELİKE MUMLU 11A 13 10 10,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 0 3,00 16 2 15,50 3 2 2,50 4 0 4,00 43 17 38,75 230,723 2242

16 894 SALİH EREN DİLCİ 11A 15 9 12,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 7 4 6,00 3 4 2,00 3 4 2,00 4 2 3,50 47 27 40,25 229,825 2272

17 955 MUSTAFA KORKMAZ 11B 23 12 20,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 7 4 6,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 46 27 39,25 227,793 2338

18 922 EMRE TURAN 11D 6 6 4,50 3 0 3,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 14 5 12,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 0 3,00 42 18 37,50 225,400 2405

19 901 EMİNE KRGZ 11B 23 15 19,25 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 7 8 5,00 45 27 38,25 224,620 2426

20 943 HİCRAN ŞAHİN 11C 24 13 20,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 7 4,25 44 25 37,75 222,520 2489

21 952 ÖZGÜR TOSUN 11B 22 12 19,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 1 0 1,00 43 19 38,25 222,463 2493

22 944 İREM BÜLBÜL 11C 24 10 21,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 4 2,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 42 22 36,50 217,070 2658

23 959 FİRDEVS ERDOĞDU 11B 25 12 22,00 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 9 1,75 1 0 1,00 42 27 35,25 212,753 2810

24 903 RESUL TÜFEKÇİ 11C 18 10 15,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 8 10 5,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 43 34 34,50 212,070 2835

25 927 ALİ GÜNGÖR 11A 14 12 11,00 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 17 9,75 0 4 -1,00 4 2 3,50 2 1 1,75 45 45 33,75 212,058 2837

26 952 ŞAKİR YILDIRIM 11C 18 14 14,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 4 4,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 40 22 34,50 212,050 2838

27 934 ONUR ŞAHİN 11B 16 11 13,25 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 6 5 4,75 1 0 1,00 1 0 1,00 39 19 34,25 211,380 2858

28 911 TAHA R 11D 15 12 12,00 4 1 3,75 10 9 7,75 5 1 4,75 3 3 2,25 3 3 2,25 40 29 32,75 206,278 3030

29 898 AYŞE ZEHRA SANDIK 11B 19 21 13,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 10 1,50 3 4 2,00 0 6 -1,50 5 0 5,00 45 47 33,25 205,345 3055
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Genel Ortalama 16,44 14,73 12,75 2,32 1,92 1,84 2,42 1,37 2,08 2,86 1,19 2,56 3,17 1,19 2,87 0,01 0,01 0,01 9,44 5,45 8,07 1,48 1,87 1,01 1,98 1,80 1,53 1,74 1,21 1,44 41,86 30,74 34,16 210,620

Okul Ortalaması 15,69 13,64 12,28 2,10 1,64 1,69 2,28 0,91 2,05 3,31 0,91 3,08 3,98 0,86 3,77 0,00 0,00 0,00 8,67 5,79 7,22 0,80 1,61 0,40 1,92 1,33 1,59 1,73 0,98 1,48 40,48 27,67 33,56 205,060

KATILIMLAR

30 965 İMRAN BAŞ 11B 21 18 16,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 4 2,00 38 27 31,25 200,608 3201

31 948 ZELİHA KARACA 11C 16 16 12,00 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 6 3 5,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 37 25 30,75 200,348 3212

32 98 SUDENAZ SIRKINTI 11B 18 15 14,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 3 2,25 36 22 30,50 198,453 3269

33 928 HACER DUMAN 11D 9 13 5,75 2 2 1,50 3 2 2,50 18 5 16,75 1 0 1,00 33 22 27,50 197,088 3308

34 930 ARDA BAKKAL 11A 15 18 10,50 2 2 1,50 1 4 0,00 2 1 1,75 4 1 3,75 11 9 8,75 1 3 0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 39 40 29,00 196,695 3327

35 957 DAMLA NUR TOPÇU 11A 13 6 11,50 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 9 4 8,00 1 0 1,00 2 1 1,75 32 12 29,00 196,225 3344

36 923 BEYZA NUR GÜL 11B 17 19 12,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 7 8 5,00 37 31 29,25 196,080 3350

37 956 EMİNE KOÇAK 11B 17 19 12,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 35 24 29,00 194,018 3421

38 960 ZEHRA KELEŞ 11B 14 18 9,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 1 4,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 35 26 28,50 193,250 3446

39 892 YAREN ÖZSOY 11A 18 14 14,50 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 6 3,50 1 0 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 36 28 29,00 193,065 3454

40 966 FAZİLET YILDIZ 11B 19 16 15,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 7 1,25 0 1 -0,25 36 29 28,75 192,308 3481

41 889 ZEYNEP 11C 12 12 9,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 6 1 5,75 1 0 1,00 1 0 1,00 32 17 27,75 191,288 3528

42 918 FAHRİ KARA 11A 12 12 9,00 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 7 2 6,50 2 0 2,00 2 0 2,00 32 17 27,75 191,148 3531

43 933 RESUL GÜNGÖR 11D 12 10 9,50 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 9 4 8,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 32 20 27,00 190,395 3556

44 914 HACI SAMİ VURAL 11A 13 17 8,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 8 3,00 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 35 38 25,50 181,768 3850

45 932 EMİNE BETÜL YANIK 11D 12 7 10,25 1 0 1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 1 4,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 27 12 24,00 179,048 3934

46 908 SAMİ KEÇİBAŞ 11C 9 6 7,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 7 2,25 28 18 23,50 176,320 4024

47 895 ESMA NUR ELMA 11A 13 11 10,25 5 0 5,00 4 1 3,75 6 11 3,25 1 0 1,00 29 23 23,25 175,660 4046

48 920 MUSTAFA TÜRK 11D 7 11 4,25 1 3 0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 10 4 9,00 2 5 0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 29 26 22,50 175,513 4050

49 945 POLAT SIRKINTI 11B 14 17 9,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 29 22 23,50 174,458 4079

50 888 SILA GÜNER 11D 8 15 4,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 30 28 23,00 173,128 4131

51 946 AYŞE GÜNGÖR 11D 8 5 6,75 13 6 11,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 24 13 20,75 172,010 4169

52 938 FATMAGÜL SEYİS 11D 8 3 7,25 1 2 0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 9 10 6,50 0 1 -0,25 1 5 -0,25 3 0 3,00 27 23 21,25 170,790 4212

53 964 KADİR DIVARCI 11D 3 37 -6,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 13 8 11,00 1 6 -0,50 4 1 3,75 4 2 3,50 36 63 20,25 169,585 4249

54 954 ÖZLEM KAFALI 11A 10 20 5,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 10 11 7,25 1 1 0,75 3 3 2,25 2 4 1,00 31 41 20,75 169,298 4256

55 937 FATMA GÖSTERİCİ 11B 16 15 12,25 1 1 0,75 2 0 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 25 20 20,00 163,658 4433

56 961 DAMLA KARABULUT 11B 12 21 6,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 26 27 19,25 161,175 4505

57 902 BEYZA FİREZ 11D 10 13 6,75 12 10 9,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 4 0,00 25 34 16,50 157,878 4614

58 925 KÜBRA NUR ZEYTİN 11D 14 18 9,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 0 6 -1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 26 35 17,25 154,058 4721

                                                2 / 3



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAYSERİ YAHYALI Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi 11 ler aktif tyt3 62 62 643 6883

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,44 14,73 12,75 2,32 1,92 1,84 2,42 1,37 2,08 2,86 1,19 2,56 3,17 1,19 2,87 0,01 0,01 0,01 9,44 5,45 8,07 1,48 1,87 1,01 1,98 1,80 1,53 1,74 1,21 1,44 41,86 30,74 34,16 210,620

Okul Ortalaması 15,69 13,64 12,28 2,10 1,64 1,69 2,28 0,91 2,05 3,31 0,91 3,08 3,98 0,86 3,77 0,00 0,00 0,00 8,67 5,79 7,22 0,80 1,61 0,40 1,92 1,33 1,59 1,73 0,98 1,48 40,48 27,67 33,56 205,060

KATILIMLAR

59 949 GİZEM ANLIAÇ 11B 12 14 8,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 21 23 15,25 148,528 4869

60 935 ELİF ZABIN 11C 14 15 10,25 14 15 10,25 132,390 5318

61 164 MAHMUT ALTINOLUK 11D 5 32 -3,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 5 8 3,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 4 1,00 15 68 -2,00 95,340 6435

62 919 FARUK TAKTAK 11B 0 0 0,00
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