
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAYSERİ YAHYALI Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi 9. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 3 64 164 605 11786

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,91 11,88 9,94 7,06 3,59 6,17 3,18 5,05 1,92 3,40 1,68 2,98 11,02 6,51 9,39 2,39 4,00 1,39 3,55 3,36 2,71 2,81 3,44 1,95 46,32 39,51 36,45 227,930

Okul Ortalaması 13,05 11,94 10,06 6,65 3,65 5,74 2,43 5,51 1,05 3,32 1,97 2,83 6,75 6,67 5,08 1,57 4,41 0,47 3,49 3,49 2,62 2,97 3,48 2,10 40,23 41,12 29,95 198,240

KATILIMLAR

1 360 BÜŞRA DEMİR -9B 21 8 19,00 11 1 10,75 3 5 1,75 6 0 6,00 15 6 13,50 3 4 2,00 5 3 4,25 4 4 3,00 68 31 60,25 305,623 2103

2 339 HÜSEYİN GÖSTERİCİ -9B 15 9 12,75 11 1 10,75 7 4 6,00 0 1 -0,25 14 5 12,75 5 3 4,25 7 1 6,75 5 5 3,75 64 29 56,75 281,983 2934

3 333 ZEYNEP SUDE ALDANMAZ-9A 16 6 14,50 10 1 9,75 1 7 -0,75 6 0 6,00 13 8 11,00 4 4 3,00 5 4 4,00 3 3 2,25 58 33 49,75 266,613 3524

4 341 AYŞE AYLİN ÇAM -9B 19 10 16,50 9 2 8,50 4 4 3,00 3 3 2,25 9 10 6,50 1 2 0,50 5 2 4,50 3 4 2,00 53 37 43,75 245,335 4415

5 363 EMRE YILMAZ -9B 17 5 15,75 10 1 9,75 5 6 3,50 3 2 2,50 8 3 7,25 3 3 2,25 2 6 0,50 1 4 0,00 49 30 41,50 241,943 4552

6 302 ELA NAZ ŞEN -9A 14 8 12,00 4 3 3,25 1 2 0,50 3 2 2,50 15 4 14,00 0 3 -0,75 3 3 2,25 2 3 1,25 42 28 35,00 239,778 4640

7 315 BERNA ŞEKER -9A 16 9 13,75 1 2 0,50 3 6 1,50 2 2 1,50 12 6 10,50 1 1 0,75 5 4 4,00 4 1 3,75 44 31 36,25 234,868 4881

8 301 SUDE KARAKOYUNLU -9A 15 12 12,00 7 4 6,00 2 2 1,50 4 1 3,75 11 7 9,25 1 3 0,25 4 2 3,50 2 1 1,75 46 32 38,00 231,948 5003

9 336 RAHİMENUR ZEYTİN -9B 12 18 7,50 3 0 3,00 5 6 3,50 4 2 3,50 15 5 13,75 1 4 0,00 3 7 1,25 2 0 2,00 45 42 34,50 228,575 5155

10 346 YARENSU ÖZDEMİR K -9B 14 9 11,75 7 2 6,50 1 4 0,00 4 2 3,50 8 1 7,75 4 4 3,00 4 2 3,50 3 1 2,75 45 25 38,75 227,988 5174

11 327 RUVEYDA KARACA -9A 18 4 17,00 8 4 7,00 1 10 -1,50 2 2 1,50 7 4 6,00 1 2 0,50 5 4 4,00 1 7 -0,75 43 37 33,75 224,143 5374

12 306 FATMA USLU -9A 11 9 8,75 8 2 7,50 4 4 3,00 6 0 6,00 9 2 8,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 2 3,50 43 21 37,75 222,803 5444

13 314 SENA NUR ÇULHA -9A 16 10 13,50 8 3 7,25 3 5 1,75 5 1 4,75 4 3 3,25 1 4 0,00 6 1 5,75 5 3 4,25 48 30 40,50 222,208 5464

14 345 SUDENUR DAĞ -9B 18 11 15,25 6 4 5,00 1 3 0,25 4 2 3,50 7 7 5,25 2 5 0,75 4 4 3,00 4 5 2,75 46 41 35,75 222,110 5472

15 313 MAHİDE GÖKTEPE -9A 14 12 11,00 11 1 10,75 3 7 1,25 5 1 4,75 8 17 3,75 1 6 -0,50 6 3 5,25 6 3 5,25 54 50 41,50 220,618 5536

16 317 BEYZA NUR CEREN -9A 18 9 15,75 6 4 5,00 3 7 1,25 5 1 4,75 5 8 3,00 2 4 1,00 4 5 2,75 5 4 4,00 48 42 37,50 220,150 5558

17 328 MEHMET EFE YILDIRIM -9A 15 10 12,50 7 2 6,50 2 6 0,50 4 0 4,00 8 2 7,50 2 2 1,50 2 2 1,50 40 24 34,00 219,840 5576

18 309 SERHAT EFE TUZCU -9A 9 15 5,25 7 5 5,75 2 9 -0,25 3 3 2,25 14 1 13,75 4 4 3,00 4 2 3,50 1 6 -0,50 44 45 32,75 219,650 5592

19 312 GÜLDEREN TUZCU -9A 18 10 15,50 8 3 7,25 1 7 -0,75 4 2 3,50 5 7 3,25 2 6 0,50 6 4 5,00 4 5 2,75 48 44 37,00 219,190 5618

20 343 ERAY İSAOĞLU -9B 13 13 9,75 9 3 8,25 2 7 0,25 4 2 3,50 10 10 7,50 1 3 0,25 2 4 1,00 6 3 5,25 47 45 35,75 217,228 5701

21 335 ŞERİFE TOPAL -9B 13 15 9,25 4 8 2,00 4 8 2,00 4 2 3,50 10 6 8,50 2 8 0,00 5 5 3,75 6 3 5,25 48 55 34,25 215,398 5801

22 365 EDANUR GÜNDOĞAN -9B 14 10 11,50 6 4 5,00 3 5 1,75 2 3 1,25 9 8 7,00 2 4 1,00 2 2 1,50 4 2 3,50 42 38 32,50 212,545 5940

23 300 BERİL KÖMÜRCÜ -9A 15 7 13,25 10 2 9,50 3 4 2,00 2 1 1,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 39 23 33,25 210,490 6033

24 330 ESMA UZUN -9A 13 10 10,50 6 3 5,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 9 6 7,50 2 4 1,00 3 2 2,50 2 4 1,00 39 35 30,25 207,390 6189

25 311 HAKAN TÜRK -9A 10 8 8,00 7 5 5,75 5 6 3,50 1 5 -0,25 11 9 8,75 2 8 0,00 2 5 0,75 4 2 3,50 42 48 30,00 205,340 6293

26 337 ZEYNEP ELA GÖKSUN -9B 16 13 12,75 6 4 5,00 2 7 0,25 4 2 3,50 6 8 4,00 1 7 -0,75 5 3 4,25 4 5 2,75 44 49 31,75 204,810 6323

27 329 SUDE BAYRAKTAR -9A 14 12 11,00 8 3 7,25 2 2 1,50 5 1 4,75 6 9 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 41 30 33,50 204,400 6347

28 307 ABDULKADİR DIVARCI -9A 13 15 9,25 11 1 10,75 3 5 1,75 5 1 4,75 5 6 3,50 2 5 0,75 4 4 3,00 3 5 1,75 46 42 35,50 204,288 6352

29 353 İPEK GÜZELOĞLU -9B 12 8 10,00 6 3 5,25 1 4 0,00 2 3 1,25 10 3 9,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 32 24 26,00 203,125 6391
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Genel Ortalama 12,91 11,88 9,94 7,06 3,59 6,17 3,18 5,05 1,92 3,40 1,68 2,98 11,02 6,51 9,39 2,39 4,00 1,39 3,55 3,36 2,71 2,81 3,44 1,95 46,32 39,51 36,45 227,930

Okul Ortalaması 13,05 11,94 10,06 6,65 3,65 5,74 2,43 5,51 1,05 3,32 1,97 2,83 6,75 6,67 5,08 1,57 4,41 0,47 3,49 3,49 2,62 2,97 3,48 2,10 40,23 41,12 29,95 198,240

KATILIMLAR

30 367 CEMİLE GÜZEL -9B 13 12 10,00 9 3 8,25 3 7 1,25 4 2 3,50 8 13 4,75 1 5 -0,25 2 6 0,50 5 4 4,00 45 52 32,00 202,200 6439

31 334 EMRE CULFA -9B 17 10 14,50 9 2 8,50 1 8 -1,00 5 1 4,75 3 8 1,00 1 7 -0,75 3 4 2,00 4 4 3,00 43 44 32,00 200,678 6508

32 351 MUSTAFA OKUMUŞ -9B 12 18 7,50 5 6 3,50 2 8 0,00 2 3 1,25 11 6 9,50 0 9 -2,25 5 2 4,50 2 1 1,75 39 53 25,75 197,425 6659

33 356 MUSTAFA CAN AY -9B 10 17 5,75 7 4 6,00 6 5 4,75 3 2 2,50 8 2 7,50 1 7 -0,75 3 6 1,50 4 5 2,75 42 48 30,00 197,213 6667

34 304 ASUDE BABACAN -9A 15 11 12,25 10 2 9,50 2 4 1,00 4 2 3,50 3 9 0,75 1 5 -0,25 3 4 2,00 5 3 4,25 43 40 33,00 197,105 6672

35 354 NİSA YILDOĞAN -9B 13 15 9,25 7 5 5,75 2 6 0,50 4 2 3,50 7 5 5,75 1 3 0,25 4 4 3,00 2 6 0,50 40 46 28,50 196,143 6724

36 310 MÜNEVVER TOPÇU -9A 13 12 10,00 5 6 3,50 3 6 1,50 3 2 2,50 8 10 5,50 2 4 1,00 2 4 1,00 4 4 3,00 40 48 28,00 195,665 6748

37 358 H KÜBRA GAZİOĞLU -9B 12 13 8,75 6 6 4,50 5 5 3,75 3 3 2,25 6 10 3,50 3 4 2,00 5 3 4,25 4 5 2,75 44 49 31,75 194,563 6800

38 323 NİSA NUR EKMEKÇİ -9A 15 12 12,00 8 4 7,00 1 9 -1,25 5 1 4,75 4 9 1,75 2 4 1,00 3 6 1,50 5 5 3,75 43 50 30,50 194,080 6830

39 344 AHMET SAMİ BAKLACI -9B 15 15 11,25 7 5 5,75 3 7 1,25 3 3 2,25 7 11 4,25 2 6 0,50 4 5 2,75 1 6 -0,50 42 58 27,50 193,998 6833

40 305 MESUT DİNÇ -9A 15 11 12,25 8 2 7,50 1 7 -0,75 5 1 4,75 4 8 2,00 1 5 -0,25 3 4 2,00 3 5 1,75 40 43 29,25 193,168 6881

41 338 ALİME TUĞBA ŞEKER -9B 13 12 10,00 7 2 6,50 1 2 0,50 5 3 4,25 5 2 4,50 31 21 25,75 192,933 6897

42 357 MELİKE PINAR KAFALI -9B 16 10 13,50 8 4 7,00 2 6 0,50 3 2 2,50 2 5 0,75 2 3 1,25 4 3 3,25 2 5 0,75 39 38 29,50 192,345 6933

43 324 AHMET ÇITAK -9A 11 13 7,75 7 1 6,75 1 8 -1,00 1 5 -0,25 7 7 5,25 1 5 -0,25 5 2 4,50 5 2 4,50 38 43 27,25 187,968 7172

44 364 SUFENUR KURU -9B 16 12 13,00 5 1 4,75 1 6 -0,50 3 3 2,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 3 4 2,00 3 2 2,50 34 34 25,50 187,370 7201

45 350 HATİCE DİNÇ -9B 13 13 9,75 6 5 4,75 1 9 -1,25 2 4 1,00 4 1 3,75 1 6 -0,50 4 5 2,75 6 4 5,00 37 47 25,25 183,778 7418

46 342 SAMET ŞEN -9B 13 14 9,50 6 5 4,75 2 4 1,00 2 3 1,25 6 6 4,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 33 43 22,25 180,148 7603

47 321 -9A 10 15 6,25 9 2 8,50 4 5 2,75 5 1 4,75 3 7 1,25 1 6 -0,50 5 3 4,25 4 5 2,75 41 44 30,00 179,615 7629

48 316 DURMUŞ ALİ NAR -9A 11 13 7,75 6 5 4,75 3 8 1,00 2 4 1,00 6 6 4,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 32 45 20,75 173,220 7973

49 366 MİRAÇ NAVUZ -9B 9 6 7,50 6 6 4,50 2 1 1,75 2 4 1,00 2 2 1,50 4 6 2,50 5 5 3,75 3 7 1,25 33 37 23,75 169,360 8198

50 326 ELA NUR DÜŞÜNCELİ -9A 11 15 7,25 3 7 1,25 3 5 1,75 4 2 3,50 4 3 3,25 0 4 -1,00 4 2 3,50 2 6 0,50 31 44 20,00 166,730 8340

51 340 SENA DEMİRKIRDI -9B 10 14 6,50 5 3 4,25 2 0 2,00 1 1 0,75 5 5 3,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 1 4 0,00 28 32 20,00 166,670 8345

52 359 YAREN TARLACI -9B 12 15 8,25 6 6 4,50 4 3 3,25 4 2 3,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 1 6 -0,50 4 2 3,50 33 43 22,25 164,270 8473

53 319 FAZİLET ÖZTÜRK -9A 14 15 10,25 7 5 5,75 3 7 1,25 5 1 4,75 3 16 -1,00 1 7 -0,75 3 6 1,50 1 6 -0,50 37 63 21,25 163,855 8499

54 331 EREN HASTA -9A 11 18 6,50 3 7 1,25 1 6 -0,50 5 1 4,75 5 7 3,25 2 5 0,75 3 4 2,00 2 4 1,00 32 52 19,00 162,895 8551

55 318 M KAAN KARAGÖZ -9A 14 16 10,00 5 7 3,25 4 7 2,25 4 2 3,50 1 12 -2,00 3 5 1,75 3 6 1,50 3 5 1,75 37 60 22,00 161,150 8670

56 349 MEDİNE ALTINOLUK -9B 16 11 13,25 3 9 0,75 2 8 0,00 3 3 2,25 1 18 -3,50 2 5 0,75 5 4 4,00 3 3 2,25 35 61 19,75 158,348 8798

57 322 ŞEYMA NAVRZ -9A 11 10 8,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 19 18 14,50 156,150 8922

58 325 EMİRAY İSAOĞLU -9A 6 4 5,00 7 0 7,00 1 3 0,25 4 1 3,75 2 0 2,00 20 8 18,00 154,750 9007
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KATILIMLAR

59 347 OSMAN TAN -9B 10 15 6,25 10 2 9,50 3 5 1,75 4 2 3,50 5 23 -0,75 0 6 -1,50 2 2 1,50 34 55 20,25 154,205 9037

60 348 SÜLEYMAN AKKAYA -9B 4 19 -0,75 6 4 5,00 1 8 -1,00 2 3 1,25 9 14 5,50 1 8 -1,00 4 3 3,25 1 5 -0,25 28 64 12,00 139,743 9809

61 320 MELİSA DEMİRKIRDI -9A 7 18 2,50 3 7 1,25 2 4 1,00 2 4 1,00 5 3 4,25 0 3 -0,75 2 5 0,75 1 3 0,25 22 47 10,25 139,445 9831

62 361 MEHMET SOYUSLU -9B 8 22 2,50 6 6 4,50 1 11 -1,75 1 5 -0,25 5 8 3,00 4 6 2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 30 73 11,75 138,378 9881

63 303 M SERDAR SUĞC U -9A 6 13 2,75 2 6 0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 6 2,50 5 4 4,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 21 39 11,25 136,713 9975

64 352 ABDULLAH BOLKAŞ -9B 4 10 1,50 4 4 3,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 2 3,50 3 1 2,75 20 26 13,50 134,473 10066
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