
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAYSERİ YAHYALI Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi 10. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 3 75 211 1359 14934

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,81 9,96 12,32 4,64 3,61 3,74 3,17 3,11 2,39 2,15 1,87 1,69 2,89 1,15 2,60 9,63 6,35 8,04 2,34 4,02 1,33 2,44 2,28 1,87 3,48 3,63 2,57 45,55 35,98 36,55 230,150

Okul Ortalaması 16,56 9,16 14,27 4,33 2,84 3,62 3,12 2,31 2,54 2,84 1,49 2,47 3,27 0,72 3,09 8,01 5,91 6,54 1,53 3,95 0,55 2,09 1,71 1,67 4,15 3,57 3,25 45,90 31,66 38,00 228,360

KATILIMLAR

1 53 MEHMETALİ BAYRAKTAR 10B 23 7 21,25 9 1 8,75 8 2 7,50 4 1 3,75 4 0 4,00 24 1 23,75 6 3 5,25 6 1 5,75 7 3 6,25 91 19 86,25 394,023 582

2 46 AHMET YILMAZ 10B 15 13 11,75 7 2 6,50 4 2 3,50 2 3 1,25 2 1 1,75 29 0 29,00 2 6 0,50 6 1 5,75 2 1 1,75 69 29 61,75 338,858 1807

3 74 RÜMEYSA BARUT 10C 25 2 24,50 6 3 5,25 3 3 2,25 4 1 3,75 5 0 5,00 18 5 16,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 5 3 4,25 68 18 63,50 333,973 1987

4 83 SUDE USLU 10C 22 7 20,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 19 4 18,00 4 5 2,75 3 5 1,75 7 2 6,50 66 27 59,25 318,743 2454

5 5 AYSEL KILIÇ 10B 17 6 15,50 4 4 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 20 2 19,50 2 8 0,00 4 4 3,00 6 4 5,00 64 31 56,25 307,395 2865

6 89 ÖMER KAAN GÖÇER 10C 24 6 22,50 10 0 10,00 5 1 4,75 4 1 3,75 4 0 4,00 8 2 7,50 4 3 3,25 3 1 2,75 4 2 3,50 66 16 62,00 299,225 3161

7 75 FATMA MEŞE 10C 23 5 21,75 8 2 7,50 4 4 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 12 8 10,00 2 6 0,50 4 4 3,00 6 4 5,00 65 36 56,00 292,248 3460

8 20 HASİBESUDEKORUCU 10A 23 5 21,75 7 2 6,50 2 1 1,75 1 1 0,75 14 5 12,75 4 3 3,25 2 1 1,75 4 4 3,00 57 22 51,50 290,660 3510

9 56 İREM ÇOBAN 10B 15 2 14,50 8 0 8,00 8 1 7,75 5 0 5,00 2 0 2,00 13 3 12,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 2 4,50 60 11 57,25 286,560 3663

10 77 AHMET FURKAN HAYVACI 10C 20 10 17,50 7 3 6,25 4 4 3,00 4 1 3,75 2 3 1,25 13 7 11,25 0 6 -1,50 5 2 4,50 7 3 6,25 62 39 52,25 278,895 3953

11 24 İREM YILMAZ 10A 20 6 18,50 7 3 6,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 10 8 8,00 2 7 0,25 5 2 4,50 3 5 1,75 59 33 50,75 268,885 4352

12 95 RAVZA ZÜYLİ 10C 18 12 15,00 3 6 1,50 5 2 4,50 3 2 2,50 5 0 5,00 13 8 11,00 3 5 1,75 5 1 4,75 3 4 2,00 58 40 48,00 264,045 4551

13 47 RAVZA ÖZDEM 10B 19 9 16,75 3 4 2,00 4 3 3,25 2 3 1,25 4 1 3,75 13 7 11,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 5 3 4,25 52 33 43,75 259,865 4744

14 58 AYŞE ÖZDEMİR 10B 17 9 14,75 3 4 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 15 4 14,00 1 7 -0,75 4 3 3,25 49 30 41,50 259,428 4770

15 43 SELAHADDİN ARAÇ 10A 22 4 21,00 6 3 5,25 3 3 2,25 3 2 2,50 2 3 1,25 8 2 7,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 4 6 2,50 50 26 43,50 257,623 4847

16 60 ESMANUR ELMAS 10B 15 5 13,75 2 0 2,00 15 6 13,50 4 4 3,00 6 2 5,50 5 3 4,25 47 20 42,00 255,035 4966

17 93 CENNET GÜL IŞIK 10C 18 7 16,25 5 3 4,25 6 0 6,00 4 1 3,75 5 0 5,00 8 1 7,75 0 6 -1,50 2 0 2,00 3 4 2,00 51 22 45,50 253,030 5041

18 17 BERAT YILMAZ 10A 19 11 16,25 6 4 5,00 2 7 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 10 13 6,75 3 5 1,75 5 4 4,00 8 2 7,50 60 49 47,75 252,913 5047

19 91 RABİA SENA SALEP 10C 18 9 15,75 8 1 7,75 5 1 4,75 4 0 4,00 4 0 4,00 7 1 6,75 1 5 -0,25 1 0 1,00 4 3 3,25 52 20 47,00 252,030 5076

20 86 ÜLFET NURDAN ÇOBAN 10C 17 10 14,50 3 5 1,75 7 1 6,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 6 8,50 1 8 -1,00 4 2 3,50 2 6 0,50 53 39 43,25 246,665 5350

21 85 HAVVA NUR BOLAT 10C 21 8 19,00 5 4 4,00 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 8 8 6,00 1 0 1,00 5 4 4,00 49 27 42,25 246,235 5363

22 57 SEVVAL GİZEM KARAGÖZ 10B 18 6 16,50 4 3 3,25 4 2 3,50 3 2 2,50 3 0 3,00 9 6 7,50 2 5 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 49 28 42,00 244,718 5428

23 67 EBRAR SAYILGANOĞLU 10B 20 6 18,50 6 3 5,25 6 1 5,75 2 1 1,75 3 2 2,50 7 1 6,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 6 -0,50 45 22 39,50 242,623 5521

24 45 F DİLRUBA OCAK 10B 17 10 14,50 8 2 7,50 3 1 2,75 1 4 0,00 5 0 5,00 7 8 5,00 4 6 2,50 2 3 1,25 8 2 7,50 55 36 46,00 240,868 5610

25 66 FATMA ERDEM 10B 19 10 16,50 9 1 8,75 5 3 4,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 6 2,50 1 7 -0,75 3 1 2,75 5 3 4,25 54 33 45,75 238,198 5728

26 18 GÜLLÜ SENA BALIKÇI 10A 18 8 16,00 4 5 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 8 1 7,75 1 1 0,75 1 1 0,75 3 5 1,75 44 21 38,75 237,925 5746

27 42 YUSUF ÖZDEMİR 10C 18 8 16,00 5 3 4,25 4 2 3,50 3 2 2,50 2 1 1,75 7 4 6,00 1 6 -0,50 1 3 0,25 8 2 7,50 49 31 41,25 237,458 5763

28 55 ELİF ESRA ŞENGÜN 10B 12 9 9,75 5 3 4,25 1 0 1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 12 2 11,50 1 0 1,00 5 3 4,25 44 18 39,50 237,050 5788

29 48 ALEYNA AKAY 10B 17 13 13,75 5 5 3,75 5 4 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 11 12 8,00 3 7 1,25 3 4 2,00 3 7 1,25 54 55 40,25 236,963 5790
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,81 9,96 12,32 4,64 3,61 3,74 3,17 3,11 2,39 2,15 1,87 1,69 2,89 1,15 2,60 9,63 6,35 8,04 2,34 4,02 1,33 2,44 2,28 1,87 3,48 3,63 2,57 45,55 35,98 36,55 230,150

Okul Ortalaması 16,56 9,16 14,27 4,33 2,84 3,62 3,12 2,31 2,54 2,84 1,49 2,47 3,27 0,72 3,09 8,01 5,91 6,54 1,53 3,95 0,55 2,09 1,71 1,67 4,15 3,57 3,25 45,90 31,66 38,00 228,360

KATILIMLAR

30 36 EMİNE YILMAZ 10A 20 8 18,00 4 2 3,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 3 3,25 1 3 0,25 2 1 1,75 7 3 6,25 48 22 42,50 236,135 5836

31 29 RABİA KONCA 10A 20 9 17,75 3 4 2,00 4 0 4,00 2 3 1,25 3 0 3,00 7 5 5,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 6 2,50 47 32 39,00 235,923 5847

32 14 AYŞE NİSA ÖZTÜRK 10A 18 7 16,25 3 4 2,00 3 4 2,00 1 4 0,00 4 1 3,75 9 5 7,75 2 4 1,00 3 2 2,50 3 5 1,75 46 36 37,00 234,318 5937

33 33 EMRE CAN KAYA 10A 21 8 19,00 8 2 7,50 5 2 4,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 0 3,00 1 0 1,00 44 16 40,00 233,510 5983

34 64 ORHAN GÜVEN 10B 19 10 16,50 7 3 6,25 4 6 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 7 3,25 3 5 1,75 2 4 1,00 3 7 1,25 52 43 41,25 231,163 6112

35 49 EMİNE SENA YÜKSELAY 10B 18 6 16,50 7 1 6,75 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 7 7 5,25 3 4 2,00 43 19 38,25 230,903 6124

36 28 EMİNE SUDE KAFALI 10B 17 13 13,75 4 1 3,75 5 5 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 7 8 5,00 2 5 0,75 4 4 3,00 5 5 3,75 51 44 40,00 227,188 6308

37 96 AYŞEGÜL EKİZ 10C 19 9 16,75 2 4 1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 7 2,25 1 0 1,00 8 2 7,50 46 25 39,75 224,725 6432

38 71 BEYZA GÖKTEPE 10C 15 9 12,75 6 3 5,25 3 3 2,25 4 1 3,75 4 0 4,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 3 2,25 42 23 36,25 222,520 6562

39 94 REYYAN ÜNAL 10C 19 6 17,50 3 6 1,50 5 1 4,75 2 3 1,25 3 2 2,50 6 10 3,50 1 1 0,75 1 1 0,75 3 7 1,25 43 37 33,75 218,143 6816

40 51 MELİKE MANTICI 10B 15 9 12,75 1 0 1,00 1 3 0,25 4 1 3,75 11 7 9,25 0 4 -1,00 3 1 2,75 3 5 1,75 38 30 30,50 217,830 6836

41 12 ZEYNEP YAREN ÇABUK 10A 17 10 14,50 3 3 2,25 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 6 1 5,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 37 18 32,50 215,808 6950

42 39 DİLARA DIVARCI 10A 16 8 14,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 5 5 3,75 1 5 -0,25 4 2 3,50 41 24 35,00 214,200 7048

43 52 MUSTAFA KARACAOĞLU 10B 13 11 10,25 1 5 -0,25 5 1 4,75 4 0 4,00 2 0 2,00 10 4 9,00 2 4 1,00 1 3 0,25 1 4 0,00 39 32 31,00 213,430 7085

44 62 GÖKDENİZ  *ROL 10B 17 10 14,50 5 3 4,25 3 3 2,25 2 2 1,50 3 0 3,00 6 6 4,50 1 2 0,50 1 0 1,00 3 6 1,50 41 32 33,00 213,170 7100

45 23 SELENAY ÇIRAKLI 10A 19 7 17,25 3 3 2,25 4 0 4,00 6 9 3,75 2 7 0,25 1 5 -0,25 5 5 3,75 40 36 31,00 212,273 7153

46 44 ERDEM SARIOĞLU 10A 16 14 12,50 7 3 6,25 5 5 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 6 9 3,75 4 6 2,50 2 6 0,50 3 7 1,25 49 54 35,50 211,975 7175

47 40 RANA BAYRAKDAR 10A 13 4 12,00 5 3 4,25 5 2 4,50 5 0 5,00 4 0 4,00 2 3 1,25 2 0 2,00 2 1 1,75 5 1 4,75 43 14 39,50 211,468 7216

48 22 SUDE NUR AKAY 10A 16 8 14,00 4 3 3,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 8 3,00 1 8 -1,00 4 2 3,50 6 2 5,50 44 36 35,00 211,130 7237

49 87 MEHMET SANDIK 10C 16 11 13,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 12 6 10,50 2 4 1,00 30 23 24,25 209,578 7325

50 78 ÖMER F KARAGÖZ 10C 14 16 10,00 5 2 4,50 3 2 2,50 4 1 3,75 11 11 8,25 2 4 1,00 1 0 1,00 1 8 -1,00 41 44 30,00 208,653 7373

51 34 ZEHRA NAR 10A 14 11 11,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 6 9 3,75 3 3 2,25 2 2 1,50 6 1 5,75 43 31 35,25 207,855 7435

52 73 MUSTAFA UYAR 10C 16 13 12,75 6 4 5,00 4 4 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 3 3,25 2 7 0,25 1 1 0,75 5 5 3,75 44 40 34,00 207,743 7442

53 54 İLAYDA AFERİN 10B 17 12 14,00 5 3 4,25 3 5 1,75 1 4 0,00 5 0 5,00 5 8 3,00 0 7 -1,75 1 0 1,00 5 3 4,25 42 42 31,50 204,495 7647

54 30 KÜBRA ÜNLÜ 10A 17 6 15,50 2 1 1,75 3 3 2,25 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 4 0 4,00 4 4 3,00 38 21 32,75 204,410 7653

55 19 HİLAL YILDIRIM 10A 15 7 13,25 2 2 1,50 4 2 3,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 2 3,50 6 4 5,00 41 25 34,75 203,605 7693

56 70 İSMET ŞAHİN 10B 13 9 10,75 4 4 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 2 2 1,50 5 4 4,00 3 4 2,00 2 3 1,25 4 2 3,50 40 30 32,50 202,180 7783

57 41 DUDU ELBİ ALATEPE 10A 16 14 12,50 5 5 3,75 1 6 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 6 2,50 1 7 -0,75 1 1 0,75 6 2 5,50 43 42 32,50 201,705 7822

58 16 AHMET USLU 10A 16 13 12,75 5 4 4,00 4 6 2,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 8 15 4,25 3 6 1,50 2 5 0,75 3 7 1,25 44 62 28,50 199,100 8002
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,81 9,96 12,32 4,64 3,61 3,74 3,17 3,11 2,39 2,15 1,87 1,69 2,89 1,15 2,60 9,63 6,35 8,04 2,34 4,02 1,33 2,44 2,28 1,87 3,48 3,63 2,57 45,55 35,98 36,55 230,150

Okul Ortalaması 16,56 9,16 14,27 4,33 2,84 3,62 3,12 2,31 2,54 2,84 1,49 2,47 3,27 0,72 3,09 8,01 5,91 6,54 1,53 3,95 0,55 2,09 1,71 1,67 4,15 3,57 3,25 45,90 31,66 38,00 228,360

KATILIMLAR

59 38 MERVE AŞIK 10A 14 7 12,25 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 5 2 4,50 1 0 1,00 2 0 2,00 3 2 2,50 32 15 28,25 197,873 8086

60 72 F ZEHRA ŞABANOĞLU 10C 13 5 11,75 2 0 2,00 3 0 3,00 2 0 2,00 3 0 3,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 3 1,25 31 11 28,25 197,503 8116

61 63 ELİF EYLÜL KARA 10B 14 11 11,25 6 4 5,00 4 5 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 9 2,75 3 6 1,50 2 7 0,25 3 3 2,25 43 48 31,00 196,915 8149

62 61 ALİ KİRAZ 10B 9 7 7,25 1 0 1,00 5 0 5,00 4 0 4,00 6 4 5,00 2 1 1,75 2 3 1,25 7 3 6,25 36 18 31,50 195,210 8265

63 92 TAHİR ÇİLSAL 10C 15 11 12,25 6 4 5,00 4 4 3,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 6 2,50 1 7 -0,75 1 5 -0,25 4 5 2,75 40 44 29,00 194,410 8320

64 26 YUSUF ÇOBAN 10A 12 9 9,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 5 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 33 25 26,75 187,178 8803

65 69 ZEHRA SELBİ 10C 15 11 12,25 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 5 0 5,00 2 8 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 4 1 3,75 34 24 28,00 184,190 9028

66 15 YUNUS EMRE AYAZ 10A 11 5 9,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 6 4 5,00 1 4 0,00 5 1 4,75 27 14 23,50 184,120 9036

67 27 KEREM TÜRKMEN 10A 13 12 10,00 1 4 0,00 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 5 3 4,25 31 27 24,25 182,050 9198

68 81 GAMZE DEMİRALP 10C 12 12 9,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 5 4 4,00 0 3 -0,75 5 4 4,00 31 30 23,50 179,963 9367

69 25 MELİKE EKŞİ 10A 11 13 7,75 7 3 6,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 8 2,00 0 6 -1,50 2 2 1,50 5 3 4,25 36 39 26,25 177,290 9592

70 76 M A İF KORUCU 10C 12 9 9,75 5 2 4,50 2 5 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 3 3 2,25 1 4 0,00 4 2 3,50 35 32 27,00 176,970 9613

71 50 MEHMET BÖYÜK 10B 17 12 14,00 3 7 1,25 3 7 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 5 11 2,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 0 5 -1,25 35 64 19,00 176,480 9648

72 88 AYŞEGÜL AKKAYA 10C 12 18 7,50 4 6 2,50 5 4 4,00 2 3 1,25 6 18 1,50 1 5 -0,25 3 1 2,75 5 5 3,75 38 60 23,00 167,993 10252

73 90 BETÜL KELEŞ 10C 12 12 9,00 0 2 -0,50 3 4 2,00 1 4 0,00 4 0 4,00 2 11 -0,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 6 1,50 27 44 16,00 150,375 11466

74 59 HATİCE NUR ARDIÇ 10B 11 9 8,75 0 3 -0,75 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 4 3 3,25 20 23 14,25 147,710 11633

75 97 HASANALPERŞEN 10C 7 23 1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 28 -5,00 1 9 -1,25 3 1 2,75 0 6 -1,50 24 86 2,50 93,588 14048
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 14,81 9,96 12,32 4,64 3,61 3,74 3,17 3,11 2,39 2,15 1,87 1,69 2,89 1,15 2,60 9,63 6,35 8,04 2,34 4,02 1,33 2,44 2,28 1,87 3,48 3,63 2,57 45,55 35,98 36,55 230,150

Okul Ortalaması 16,56 9,16 14,27 4,33 2,84 3,62 3,12 2,31 2,54 2,84 1,49 2,47 3,27 0,72 3,09 8,01 5,91 6,54 1,53 3,95 0,55 2,09 1,71 1,67 4,15 3,57 3,25 45,90 31,66 38,00 228,360

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
10A 10B 10C

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
10A 10B 10C

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                4 / 4

http://www.tcpdf.org

