
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAYSERİ YAHYALI Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi 11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 3 69 158 498 9736

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 13,09 9,09 10,81 4,52 2,52 3,90 2,28 3,19 1,49 2,08 1,14 1,79 3,35 0,91 3,12 9,73 5,81 8,28 3,41 3,42 2,55 3,99 2,70 3,31 3,92 2,72 3,24 46,37 31,50 38,49 214,890 239,890 212,550 216,470

Okul Ortalaması 13,51 8,47 11,40 3,86 2,57 3,22 2,45 2,86 1,73 2,60 1,22 2,30 3,86 0,88 3,64 6,25 4,05 5,23 1,35 3,23 0,54 2,90 3,10 2,12 3,30 3,38 2,46 40,08 29,76 32,64 201,240 245,680 160,810 209,740

KATILIMLAR

1 929 HABİBE KEL 11A 18 7 16,25 9 0 9,00 4 1 3,75 4 1 3,75 16 6 14,50 4 2 3,50 7 2 6,50 6 3 5,25 68 22 62,50 306,530 1102 318,260 1473 298,103 1593 305,554 1352

2 907 YUNUS EMRE DEMİR 11D 2 1 1,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 5 0 5,00 27 0 27,00 7 3 6,25 8 1 7,75 8 2 7,50 62 12 59,00 303,267 1174 167,814 7149 425,060 307 283,756 1891

3 942 ŞÜHEDA EMMİ 11A 18 1 17,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 18 3 17,25 1 3 0,25 6 2 5,50 3 6 1,50 56 18 51,50 291,387 1410 282,670 2629 266,474 2083 333,494 874

4 896 MERYEM ÖZD 11C 20 10 17,50 7 1 6,75 5 3 4,25 3 2 2,50 5 0 5,00 13 5 11,75 53 21 47,75 265,682 2090 339,691 904 182,025 4034 296,808 1571

5 916 DAMLA GÜL 11A 16 5 14,75 2 0 2,00 3 0 3,00 5 0 5,00 13 2 12,50 0 2 -0,50 7 3 6,25 5 2 4,50 51 14 47,50 265,535 2097 266,495 3263 252,378 2359 282,378 1931

6 924 SİNEM GÜL 11A 15 4 14,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 16 7 14,25 2 3 1,25 5 3 4,25 6 2 5,50 49 22 43,50 260,737 2234 224,730 5017 269,358 2043 288,260 1778

7 940 ELİF BAHÇIVAN 11A 14 4 13,00 7 1 6,75 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 11 6 9,50 2 3 1,25 3 2 2,50 7 2 6,50 52 20 47,00 252,802 2485 281,280 2686 231,438 2770 251,104 2976

8 889 ZEYNEP 11C 15 6 13,50 9 1 8,75 5 2 4,50 5 0 5,00 5 0 5,00 10 1 9,75 49 10 46,50 249,137 2611 341,947 864 168,065 4488 256,182 2788

9 927 ALİ GÜNGÖR 11A 15 12 12,00 8 2 7,50 4 1 3,75 5 0 5,00 9 9 6,75 3 6 1,50 4 3 3,25 6 2 5,50 54 35 45,25 239,845 2952 287,006 2468 212,243 3222 226,653 3981

10 902 BEYZA FİREZ 11D 16 2 15,50 4 6 2,50 1 2 0,50 3 0 3,00 11 6 9,50 2 4 1,00 4 5 2,75 4 5 2,75 45 30 37,50 237,475 3046 246,318 4063 207,615 3337 268,554 2371

11 923 BEYZA NUR GÜL 11B 21 7 19,25 5 2 4,50 5 2 4,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 44 14 40,50 236,902 3062 340,788 887 131,734 5829 266,140 2455

12 915 NİSA GÜL 11B 15 6 13,50 6 0 6,00 4 4 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 10 1 9,75 43 12 40,00 236,007 3096 300,653 2018 168,065 4488 256,182 2788

13 963 EFE GÜZEL 11A 14 5 12,75 9 0 9,00 3 3 2,25 3 2 2,50 5 0 5,00 8 0 8,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 4 1,00 47 20 42,00 234,877 3136 308,124 1776 171,733 4369 239,829 3443

14 801 BEYZANUR TAŞKIN 11A 11 9 8,75 6 2 5,50 2 4 1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 12 6 10,50 3 4 2,00 4 4 3,00 6 4 5,00 50 36 41,00 233,897 3176 235,733 4556 236,830 2661 227,792 3933

15 903 RESUL TÜFEKÇİ 11C 19 5 17,75 5 4 4,00 6 3 5,25 3 2 2,50 5 0 5,00 7 7 5,25 45 21 39,75 232,975 3208 330,318 1130 136,655 5605 257,258 2761

16 931 MERVE ULUYOL 11B 16 7 14,25 7 2 6,50 5 5 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 0 6,00 42 16 38,00 223,747 3591 312,241 1651 141,890 5412 237,593 3528

17 955 MUSTAFA KORKMAZ 11B 18 9 15,75 4 2 3,50 8 2 7,50 2 2 1,50 3 2 2,50 6 2 5,50 41 19 36,25 222,182 3679 305,240 1869 138,400 5534 244,887 3217

18 935 ELİF ZABIN 11C 19 8 17,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 1 4,75 39 14 35,50 221,432 3713 306,024 1839 133,165 5751 248,847 3068

19 962 NEHİR YILDIZ 11C 17 7 15,25 5 3 4,25 3 4 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 1 4,75 39 16 35,00 216,590 3940 301,750 1984 133,165 5751 236,632 3558

20 911 TAHA R 11D 12 9 9,75 6 3 5,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 2 3,50 2 5 0,75 6 3 5,25 9 1 8,75 44 24 38,00 213,660 4110 231,595 4729 218,147 3058 190,301 5717

21 901 EMİNE KARAGZ 11B 18 10 15,50 6 3 5,25 7 3 6,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 10 1,50 44 27 37,25 213,135 4132 336,848 969 110,480 6994 217,730 4407

22 934 ONUR ŞAHİN 11B 18 10 15,50 6 2 5,50 5 2 4,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 3 2,25 40 18 35,50 211,572 4210 320,966 1389 115,715 6658 222,494 4172

23 98 SUDENAZ SIRKINTI 11B 16 6 14,50 4 6 2,50 4 4 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 37 17 32,75 211,060 4234 285,397 2523 134,910 5660 232,985 3714

24 887 SENA BÜYÜKÖZTÜRK 11B 17 9 14,75 7 1 6,75 3 4 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 3 3,25 39 19 34,25 210,035 4284 306,201 1828 122,695 6248 223,612 4126

25 965 İMRAN BAŞ 11B 17 10 14,50 5 3 4,25 6 3 5,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 9 2,75 41 27 34,25 208,172 4392 309,221 1748 119,205 6411 218,691 4359

26 909 HATİCE BEYZA TAN 11C 16 13 12,75 4 6 2,50 6 3 5,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 40 27 33,25 205,607 4528 293,830 2232 127,930 5989 214,417 4548

27 938 FATMAGÜL SEYİS 11D 14 5 12,75 4 1 3,75 3 1 2,75 6 4 5,00 1 1 0,75 5 4 4,00 2 3 1,25 35 19 30,25 204,757 4583 230,300 4788 173,028 4323 220,770 4259

28 944 İREM BÜLBÜL 11C 17 7 15,25 5 4 4,00 5 4 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 37 20 32,00 204,612 4590 296,985 2135 117,460 6514 222,338 4176

29 949 GİZEM ANLIAÇ 11B 21 8 19,00 1 1 0,75 4 2 3,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 33 14 29,50 203,830 4630 292,984 2265 106,990 7288 238,983 3481
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 13,09 9,09 10,81 4,52 2,52 3,90 2,28 3,19 1,49 2,08 1,14 1,79 3,35 0,91 3,12 9,73 5,81 8,28 3,41 3,42 2,55 3,99 2,70 3,31 3,92 2,72 3,24 46,37 31,50 38,49 214,890 239,890 212,550 216,470

Okul Ortalaması 13,51 8,47 11,40 3,86 2,57 3,22 2,45 2,86 1,73 2,60 1,22 2,30 3,86 0,88 3,64 6,25 4,05 5,23 1,35 3,23 0,54 2,90 3,10 2,12 3,30 3,38 2,46 40,08 29,76 32,64 201,240 245,680 160,810 209,740

KATILIMLAR

30 957 DAMLA NUR TOPÇU 11A 14 5 12,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 7 2 6,50 2 0 2,00 1 1 0,75 2 2 1,50 31 13 27,75 202,900 4676 216,005 5374 172,380 4342 230,300 3823

31 906 SENA GÖKTEKE 11C 14 5 12,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 6 3 5,25 33 13 29,75 201,825 4738 263,653 3373 136,655 5605 222,358 4173

32 966 FAZİLET YILD* 11B 17 11 14,25 4 4 3,00 6 2 5,50 5 0 5,00 4 0 4,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 38 21 32,75 200,542 4808 310,653 1703 107,147 7276 207,416 4873

33 951 HASAN HÜSEYİN T 11A 15 3 14,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 32 14 28,50 200,037 4828 245,534 4085 146,832 5223 223,299 4137

34 918 FAHRİ KARA 11A 11 5 9,75 3 1 2,75 3 4 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 7 1 6,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 34 18 29,50 198,480 4908 253,831 3787 143,949 5324 210,948 4737

35 928 HACER DUMAN 11D 6 6 4,50 3 2 2,50 3 2 2,50 9 3 8,25 3 3 2,25 5 4 4,00 6 3 5,25 35 23 29,25 195,582 5070 163,185 7286 230,655 2793 183,832 6023

36 948 ZELİHA KARACA 11C 17 6 15,50 4 2 3,50 4 4 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 33 13 29,75 194,040 5161 298,730 2077 208,200 4831

37 890 EMİRHAN ÖZTÜRK 11A 16 8 14,00 8 2 7,50 2 7 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 6 -0,50 2 6 0,50 1 7 -0,75 4 5 2,75 42 43 31,25 193,545 5191 294,613 2204 112,403 6847 194,554 5509

38 895 ESMA NUR ELMA 11D 16 8 14,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 9 1,75 1 1 0,75 1 4 0,00 5 2 4,50 34 26 27,50 193,070 5217 239,025 4387 145,578 5258 208,848 4808

39 946 AYŞE GÜNGÖR 11D 9 3 8,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 8 4 7,00 0 4 -1,00 5 1 4,75 6 3 5,25 30 17 25,75 192,362 5256 167,125 7168 206,047 3380 202,066 5143

40 964 KADİR DIVARCI 11D 15 11 12,25 8 10 5,50 2 6 0,50 4 4 3,00 4 6 2,50 33 37 23,75 191,847 5287 185,515 6540 176,518 4226 220,457 4277

41 936 ÖZLEM BİLİCİ 11D 17 7 15,25 1 3 0,25 3 2 2,50 4 6 2,50 1 7 -0,75 4 3 3,25 3 7 1,25 33 35 24,25 190,570 5341 223,926 5054 141,284 5451 222,338 4176

42 894 SALİH EREN DİLCİ 11A 14 8 12,00 5 3 4,25 2 5 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 7 1,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 2 5 0,75 38 34 29,50 189,695 5386 279,065 2771 116,676 6621 191,711 5644

43 914 HACI SAMİ VURAL 11A 12 9 9,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 6 5 4,75 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 34 28 27,00 189,460 5394 231,595 4729 149,048 5126 198,242 5317

44 917 HASAN YILDOĞAN 11D 11 12 8,00 7 3 6,25 3 6 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 3 3,25 2 2 1,50 3 5 1,75 3 5 1,75 40 39 30,25 189,322 5407 244,792 4109 154,460 4927 176,497 6431

45 908 SAMİ KEÇİBAŞ 11C 17 9 14,75 2 7 0,25 5 4 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 31 23 25,25 183,307 5709 269,672 3136 202,965 5096

46 933 C RESUL GÜNGÖR 11D 14 7 12,25 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 3 6 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 30 19 25,25 182,315 5758 250,633 3900 118,421 6489 195,045 5485

47 926 KAAN BAL 11B 13 14 9,50 8 2 7,50 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 35 22 29,50 180,395 5853 293,380 2252 166,320 6927

48 920 MUSTAFA TÜRK 11D 13 8 11,00 7 2 6,50 0 9 -2,25 1 0 1,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 0 6 -1,50 5 3 4,25 33 34 24,50 178,815 5959 233,967 4635 129,539 5952 186,320 5909

49 954 ÖZLEM KAFALI 11A 9 13 5,75 1 5 -0,25 2 0 2,00 3 2 2,50 12 10 9,50 1 4 0,00 1 6 -0,50 3 7 1,25 32 47 20,25 178,805 5963 167,145 7166 171,085 4393 200,499 5217

50 904 GİZEM NUR ŞİMŞEK 11C 16 12 13,00 5 2 4,50 3 3 2,25 3 2 2,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 31 22 25,50 178,665 5973 273,339 3004 187,574 5842

51 900 BERAT BULUT 11C 14 14 10,50 5 4 4,00 4 6 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 3 1,25 32 28 25,00 176,782 6081 257,477 3633 108,735 7113 181,241 6165

52 930 ARDA BAKKAL 11A 6 3 5,25 11 4 10,00 3 4 2,00 3 5 1,75 1 6 -0,50 24 22 18,50 176,565 6096 136,655 8002 190,457 3787 200,185 5232

53 888 SILA GÜNER 11D 14 7 12,25 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 2 6 0,50 3 5 1,75 31 25 24,75 175,160 6182 256,986 3652 107,324 7264 179,162 6284

54 958 ENES ÖZKANLI 11A 10 8 8,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 8 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 3 3,25 29 27 22,25 174,117 6231 171,733 7014 176,539 4224 174,909 6506

55 953 ÖZGÜR TOSUN 11B 14 6 12,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 1 2 0,50 25 16 21,00 171,110 6403 238,084 4425 103,500 7604 190,437 5709

56 800 ZEHRA KAŞTAN 11D 14 4 13,00 1 3 0,25 4 4 3,00 1 2 0,50 20 13 16,75 169,637 6478 214,574 3170 182,599 6090

57 939 MERAL ÖZTEKİN 11C 10 15 6,25 5 5 3,75 4 6 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 0 2,00 31 26 24,50 168,437 6543 246,871 4046 113,970 6736 156,341 7399

58 922 EMRE TURAN YILDIZ 11D 6 4 5,00 9 1 8,75 3 6 1,50 2 7 0,25 2 8 0,00 22 26 15,50 166,025 6691 134,910 8041 172,203 4352 190,499 5703

                                                2 / 3



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAYSERİ YAHYALI Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi 11. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI - 3 69 158 498 9736

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 13,09 9,09 10,81 4,52 2,52 3,90 2,28 3,19 1,49 2,08 1,14 1,79 3,35 0,91 3,12 9,73 5,81 8,28 3,41 3,42 2,55 3,99 2,70 3,31 3,92 2,72 3,24 46,37 31,50 38,49 214,890 239,890 212,550 216,470

Okul Ortalaması 13,51 8,47 11,40 3,86 2,57 3,22 2,45 2,86 1,73 2,60 1,22 2,30 3,86 0,88 3,64 6,25 4,05 5,23 1,35 3,23 0,54 2,90 3,10 2,12 3,30 3,38 2,46 40,08 29,76 32,64 201,240 245,680 160,810 209,740

KATILIMLAR

59 899 NURİYE SAYGI 11C 11 9 8,75 1 5 -0,25 3 4 2,00 2 2 1,50 1 4 0,00 5 2 4,50 23 26 16,50 164,327 6796 181,732 6682 131,420 5836 189,674 5743

60 937 FATMA GÖSTERİCİ 11B 9 2 8,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 19 4 18,00 160,235 7032 206,988 5728 113,970 6736 172,046 6643

61 897 SAFİYE YILDIRIM 11C 12 17 7,75 4 6 2,50 3 7 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 3 8 1,00 27 43 16,25 152,427 7451 201,753 5952 106,990 7288 160,458 7200

62 932 EMİNE BETÜL YANIK 11D 9 6 7,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 17 14 13,50 148,607 7628 166,654 7186 124,774 6148 161,890 7131

63 925 KÜBRA NUR ZEYTİN 11D 13 11 10,25 1 0 1,00 2 12 -1,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 3 5 1,75 22 38 12,50 146,035 7755 177,908 6808 107,324 7264 165,202 6977

64 891 BURAK AFERİN 11C 9 12 6,00 1 7 -0,75 2 6 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 5 6 3,50 20 36 11,00 144,565 7817 151,420 7651 124,440 6160 164,126 7044

65 945 POLAT SIRKINTI 11B 8 13 4,75 1 5 -0,25 3 6 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 19 30 11,50 132,102 8311 182,401 6650 129,989 8426

66 777 F SILA TİLKİCİ 11C 10 20 5,00 1 9 -1,25 2 8 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 21 52 8,00 129,525 8404 150,793 7661 103,814 7594 141,263 8027

67 164 MAHMUT ALTINOLUK 11D 6 18 1,50 5 5 3,75 2 5 0,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 6 -1,50 0 5 -1,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 17 57 2,75 104,680 9120 131,127 8159 100,951 9181

68 893 TARIK TEKE 11B 2 15 -1,75 3 4 2,00 1 8 -1,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 9 32 1,00 105,266 8702 87,795 9549

69 910 FUNDA SARIKURT 11C 5 24 -1,00 2 8 0,00 4 6 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 12 0,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 18 76 -1,00 100,971 8755 93,030 9463
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