
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAYSERİ YAHYALI Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi KUVARS YKS 1. OTURUM - TYT 02 (ON04-SS.32TYT02) 84 161 879 19032

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,76 10,46 20,14 2,56 1,66 2,15 1,64 1,28 1,32 1,88 1,27 1,56 2,13 1,48 1,76 10,27 4,95 9,04 1,27 2,38 0,68 1,78 1,68 1,35 1,41 1,59 1,01 45,70 26,75 39,01 224,270

Okul Ortalaması 27,02 9,31 24,70 2,92 1,30 2,59 2,05 1,13 1,77 2,51 1,31 2,18 2,63 1,35 2,29 9,28 4,07 8,27 0,85 1,40 0,50 1,48 1,15 1,20 1,26 1,31 0,93 50,00 22,33 44,43 241,770

KATILIMLAR

1 152 TUNÇAY ÇELİKKANAT 12A 28 9 25,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 4 0,00 22 4 21,00 6 1 5,75 5 1 4,75 5 1 4,75 77 24 71,00 334,113 1419

2 132 HKÜBRAYLDRM 12A 36 4 35,00 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 20 3 19,25 2 2 1,50 4 2 3,50 5 0 5,00 74 13 70,75 333,338 1442

3 99 YİĞİT SOYUSLU 12C 36 4 35,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 19 6 17,50 0 1 -0,25 72 14 68,50 328,005 1619

4 224 RAMAZAN KURT 12B 27 10 24,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 28 3 27,25 1 0 1,00 70 19 65,25 323,208 1785

5 115 OSMAN SÜRMELİ 12C 38 2 37,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 17 3 16,25 0 1 -0,25 68 8 66,00 319,155 1930

6 211 ZEYNEP BAYRAKTAR 12A 33 7 31,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 15 4 14,00 1 4 0,00 6 0 6,00 4 1 3,75 72 21 66,75 317,815 1968

7 210 AHMET TOROĞLU 12C 34 4 33,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 16 1 15,75 67 8 65,00 315,820 2024

8 184 FATİH ARSLAN 12B 26 13 22,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 25 6 23,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 70 32 62,00 311,183 2210

9 238 ABDULLAH AKAY 12C 26 9 23,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 15 4 14,00 3 0 3,00 2 0 2,00 66 13 62,75 306,680 2370

10 84 MUSTAFA KARAKOÇ 12C 32 8 30,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 17 5 15,75 66 16 62,00 306,340 2385

11 183 İSA CAN KARA 12C 33 6 31,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 14 1 13,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 62 11 59,25 295,548 2837

12 230 KEVSER ŞAHBAZ 12A 32 5 30,75 3 0 3,00 3 1 2,75 17 1 16,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 62 13 58,75 294,890 2862

13 0 İREM AKAR 12A 30 6 28,50 2 3 1,25 2 0 2,00 3 0 3,00 17 7 15,25 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 62 20 57,00 288,125 3182

14 116 FATMA GÜÇLÜ 12B 32 7 30,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 12 4 11,00 1 2 0,50 1 1 0,75 60 19 55,25 281,650 3509

15 243 BATUHAN KALEM 12C 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 9 4 8,00 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 60 19 55,25 279,415 3642

16 214 RAMAZAN BAKIR 12D 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 15 11 12,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 5 -1,25 61 35 52,25 273,495 3964

17 112 SEHER GİDER 12B 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 10 7 8,25 0 2 -0,50 58 21 52,75 272,525 4015

18 244 OĞUZ ALICI Ğ 12D 31 5 29,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 9 1 8,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 55 11 52,25 270,645 4135

19 228 FURKANCAN SOYDAN 12B 30 9 27,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 14 4 13,00 56 20 51,00 269,603 4208

20 106 SAMET KARABACAK 12A 27 7 25,25 23 0 23,00 1 1 0,75 51 8 49,00 268,698 4263

21 247 ÜNAL YASİN 12B 34 5 32,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 2 5,50 55 12 52,00 268,363 4291

22 196 SILA BİLEK 12A 27 6 25,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 7 2 6,50 1 4 0,00 5 1 4,75 2 2 1,50 56 18 51,50 265,930 4441

23 233 SENA ÖZŞAHİN 12C 27 13 23,75 3 0 3,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 13 3 12,25 1 2 0,50 55 21 49,75 265,230 4503

24 103 H DUMAN 12A 31 7 29,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 1 1,75 10 3 9,25 0 5 -1,25 4 2 3,50 3 3 2,25 54 23 48,25 257,340 5013

25 205 ÖZGE TOPAL 12A 25 8 23,00 2 1 1,75 1 1 0,75 3 0 3,00 11 2 10,50 1 1 0,75 6 1 5,75 3 1 2,75 52 15 48,25 257,023 5036

26 102 ERGÜN ÇAYLAK 12D 28 12 25,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 7 7 5,25 4 2 3,50 1 3 0,25 1 0 1,00 56 29 48,75 256,848 5050

27 79 ESMA ŞAHİN 12A 31 6 29,50 4 1 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 1 4,75 2 1 1,75 51 10 48,50 256,380 5088

28 219 RÜVE*DA VURAL 12C 27 7 25,25 5 0 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 12 7 10,25 52 21 46,75 254,545 5211

29 231 BUSE ÇAM 12A 23 6 21,50 4 0 4,00 3 0 3,00 12 5 10,75 2 1 1,75 5 1 4,75 2 2 1,50 51 15 47,25 254,378 5229
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Okul Ortalaması 27,02 9,31 24,70 2,92 1,30 2,59 2,05 1,13 1,77 2,51 1,31 2,18 2,63 1,35 2,29 9,28 4,07 8,27 0,85 1,40 0,50 1,48 1,15 1,20 1,26 1,31 0,93 50,00 22,33 44,43 241,770

KATILIMLAR

30 236 EMİN KEÇİBAŞ 12B 31 6 29,50 5 0 5,00 4 0 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 7 5 5,75 51 15 47,25 253,418 5302

31 126 RABİA USLU 12B 23 16 19,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 13 4 12,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 52 25 45,75 252,488 5393

32 0 ŞEYMA ÜNLÜ 12B 27 9 24,75 2 3 1,25 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 12 5 10,75 51 20 46,00 252,443 5395

33 10 BETÜL ÇOBAN 12A 29 11 26,25 5 0 5,00 1 2 0,50 5 0 5,00 2 3 1,25 7 8 5,00 1 5 -0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 55 33 46,75 250,505 5559

34 172 NUR AVCI 12C 29 9 26,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 9 5 7,75 51 21 45,75 249,860 5610

35 0 HİLALEĞERCİ 12A 24 7 22,25 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 11 3 10,25 1 1 0,75 4 0 4,00 2 1 1,75 49 14 45,50 248,863 5686

36 139 ÖZGÜR DÖNELİ 12A 22 11 19,25 1 0 1,00 2 1 1,75 17 4 16,00 1 1 0,75 4 2 3,50 2 1 1,75 49 20 44,00 247,558 5796

37 0 NUR AVŞAR 12B 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 50 17 45,75 246,835 5858

38 226 FATMA GÜLDOĞAN 12B 24 13 20,75 4 0 4,00 1 2 0,50 5 0 5,00 3 1 2,75 11 5 9,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 49 22 43,50 243,848 6105

39 144 BETÜL KILIÇKAYA 12D 31 4 30,00 4 0 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 48 13 44,75 243,338 6141

40 208 RAVZA SETTAR 12A 26 8 24,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 13 4 12,00 2 1 1,75 1 1 0,75 47 17 42,75 242,048 6276

41 130 SUDE KARAÖZ 12D 28 11 25,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 2 4,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 48 23 42,25 236,530 6767

42 221 SENA BAŞ 12B 25 5 23,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 12 2 11,50 44 13 40,75 236,060 6803

43 239 T    ÇAKIR 12C 26 7 24,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 12 6 10,50 46 21 40,75 235,475 6869

44 143 AYŞE NİSA BENLİ 12C 30 6 28,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 0 3,00 6 5 4,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 46 18 41,50 234,240 6992

45 204 SILA BAŞ 12A 30 7 28,25 3 0 3,00 7 2 6,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 2 4 1,00 46 20 41,00 232,928 7111

46 0 AMİNE   KARACA 12B 26 7 24,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 10 4 9,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 44 21 38,75 228,355 7581

47 0 ELİF KEL 12C 30 8 28,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 4 7 2,25 45 20 40,00 228,260 7590

48 202 KÜBRA SELBİ 12A 25 8 23,00 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 2 0 2,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 44 18 39,50 228,025 7611

49 161 MUSA DEMİR 12C 26 12 23,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 8 11 5,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 47 32 39,00 227,190 7695

50 222 BUKET ÇOBANOĞLU 12A 30 7 28,25 1 1 0,75 2 0 2,00 1 3 0,25 6 6 4,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 0 3,00 45 22 39,50 226,853 7736

51 95 LREM ÖLER 12C 31 7 29,25 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 5 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 45 23 39,25 225,510 7902

52 104 KÜBRA BÖYÜK 12D 27 10 24,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 3 2,25 1 3 0,25 1 1 0,75 45 24 39,00 224,945 7973

53 111 EREN MARANGOZ 12A 21 12 18,00 3 0 3,00 1 1 0,75 2 1 1,75 12 2 11,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 41 19 36,25 221,553 8363

54 213 MELİKE ÇİFTÇİ 12B 28 7 26,25 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 2 3,50 40 14 36,50 217,813 8811

55 166 RAZİYE NUR AYDIN 12D 30 10 27,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 43 29 35,75 214,783 9170

56 148 SELDA CEYHAN 12D 28 10 25,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 40 16 36,00 214,285 9246

57 153 MERYEM YILMAZ 12C 30 5 28,75 2 0 2,00 1 1 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 2 4 1,00 39 13 35,75 213,880 9293

58 240 KÜBRA EĞE 12A 22 11 19,25 3 1 2,75 9 4 8,00 4 3 3,25 2 3 1,25 1 3 0,25 41 25 34,75 213,735 9319
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KATILIMLAR

59 197 AHSEN ÖZTOPRAK 12C 29 10 26,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 42 24 36,00 213,675 9330

60 109 NİSA EROĞLU 12D 27 13 23,75 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 5 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 42 28 35,00 212,353 9498

61 8 ESMA ERD 12A 21 9 18,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 4 4,00 1 2 0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 40 21 34,75 211,100 9662

62 216 BEYZA NALBANT ĞLU 12A 23 12 20,00 3 1 2,75 2 2 1,50 8 6 6,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 40 25 33,75 210,138 9791

63 167 RABİA AKBABA 12D 29 9 26,75 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 38 16 34,00 207,803 10097

64 173 NİSA HARUN 12D 28 10 25,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 38 18 33,50 206,260 10287

65 159 AYŞEGÜL COŞKUN 12A 28 11 25,25 3 1 2,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 3 2,25 0 4 -1,00 4 3 3,25 1 3 0,25 41 31 33,25 206,030 10319

66 108 EMİNE S KOYUNCU 12D 24 13 20,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 0 2,00 38 20 33,00 206,013 10323

67 235 NİSA TURAÇ 12A 21 19 16,25 1 1 0,75 2 3 1,25 11 9 8,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 42 40 32,00 205,408 10404

68 170 ALİCAN MİL 12B 22 13 18,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 1 4 0,00 9 6 7,50 39 29 31,75 205,180 10431

69 245 M ÇAĞRIKÜPÇÜ 12A 27 7 25,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 7 2,25 38 21 32,75 205,125 10437

70 105 ÖMER ULUYOL 12A 22 7 20,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 10 12 7,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 41 35 32,25 205,030 10448

71 217 BEYZA VURGEÇ 12B 22 10 19,50 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 6 4 5,00 36 20 31,00 201,335 10958

72 163 İSA OCAK 12B 19 15 15,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 7 2 6,50 1 0 1,00 37 26 30,50 200,503 11076

73 113 BERAT DAĞHAN 12B 25 11 22,25 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 1 3 0,25 6 10 3,50 0 2 -0,50 39 32 31,00 200,498 11079

74 246 AYŞE HİLAL ÇAKIR 12C 22 14 18,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 36 23 30,25 199,048 11256

75 215 KEVSER KILINÇ 12A 16 14 12,50 1 1 0,75 12 4 11,00 4 1 3,75 2 3 1,25 35 23 29,25 198,028 11373

76 158 NURGÜL YALLI 12B 24 8 22,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 3 0 3,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 34 15 30,25 197,543 11447

77 0 İREM ALTINOLUK 12C 24 12 21,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 36 21 30,75 197,098 11502

78 131 FURKAN GÜNEŞ 12C 24 15 20,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 4 3,00 0 1 -0,25 37 29 29,75 196,235 11621

79 142 SILA GÜL 12C 22 12 19,00 2 2 1,50 1 4 0,00 2 2 1,50 5 0 5,00 2 2 1,50 34 22 28,50 191,375 12301

80 13 EMİNE KILIBOZ 12C 23 16 19,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 5 5 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 1 4 0,00 38 41 27,75 189,318 12597

81 0 FATMA AHİ 12B 18 19 13,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 6 3,50 1 1 0,75 35 34 26,50 186,153 13028

82 137 SEMA BATMAN 12D 22 16 18,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 33 25 26,75 184,618 13251

83 201 BAHRİYE GÜÇLÜ 12C 22 15 18,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 3 2,25 33 28 26,00 183,808 13360

84 154 GÖKÇE TÜRK 12A 15 11 12,25 2 1 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 6 5 4,75 1 5 -0,25 0 5 -1,25 3 1 2,75 29 30 21,50 170,713 14953
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