
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAYSERİ YAHYALI Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi YAYIN DENİZİ TYT 0 68 68 890 18767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,29 11,98 18,29 2,64 1,20 2,34 1,80 1,70 1,37 2,10 0,90 1,88 2,60 1,31 2,28 0,02 0,01 0,02 8,72 5,09 7,45 2,54 1,60 2,14 1,74 1,72 1,31 1,16 1,62 0,75 44,61 27,13 37,83 220,270

Okul Ortalaması 22,65 11,85 19,68 2,36 1,07 2,09 1,75 1,79 1,30 2,39 0,78 2,19 3,07 1,03 2,82 0,03 0,10 0,00 5,81 4,54 4,67 1,65 1,23 1,35 1,08 1,60 0,68 0,81 1,38 0,46 41,60 25,37 35,24 211,960

KATILIMLAR

1 130 SUDE GÜL KARAGÖZ 12D 38 2 37,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 11 5 9,75 2 1 1,75 2 2 1,50 2 0 2,00 72 11 69,25 324,408 1336

2 110 FATMA AHİ 12B 24 7 22,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 10 5 8,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 61 16 57,00 284,728 3066

3 171 ERDEM SÜRDEM 12A 26 14 22,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 10 7 8,25 7 0 7,00 3 4 2,00 3 3 2,25 64 32 56,00 280,105 3342

4 184 FATİH ARSLAN 12B 24 12 21,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 13 8 11,00 1 1 0,75 55 23 49,25 262,993 4432

5 233 SENA ÖZŞAHİN 12C 31 8 29,00 4 0 4,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 11 4 10,00 53 15 49,25 262,243 4493

6 224 RAMAZAN KURT 12B 21 16 17,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 14 7 12,25 1 0 1,00 54 24 48,00 259,810 4663

7 230 KEVSER ŞAHBAZ 12A 23 8 21,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 14 1 13,75 4 0 4,00 4 2 3,50 3 3 2,25 52 17 47,75 257,198 4882

8 205 ÖZGE TOPAL 12A 26 7 24,25 4 0 4,00 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 51 14 47,50 252,803 5229

9 212 İREM AKAR 12A 27 9 24,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 13 5 11,75 3 2 2,50 1 0 1,00 3 3 2,25 52 23 46,25 252,195 5277

10 196 SILA BİLEK 12A 27 10 24,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 5 1 4,75 2 2 1,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 52 20 47,00 251,745 5315

11 116 FATMA GÜÇLÜ 12B 31 8 29,00 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 9 5 7,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 52 28 45,00 247,550 5695

12 239 TALHA CAKIR 12C 29 7 27,25 4 0 4,00 1 3 0,25 2 1 1,75 1 4 0,00 14 15 10,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 2 0,50 54 39 44,25 246,210 5800

13 103 DUMAN 12A 27 10 24,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 7 5 5,75 1 0 1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 51 23 45,25 245,848 5835

14 152 TUNCAY ÇELİKKANAT 12A 16 6 14,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 13 5 11,75 4 3 3,25 3 3 2,25 2 2 1,50 50 25 43,75 244,333 5970

15 211 ZEYNEP BAYRAKTAR 12A 25 13 21,75 4 0 4,00 2 3 1,25 4 0 4,00 1 3 0,25 8 7 6,25 4 0 4,00 3 3 2,25 1 2 0,50 52 31 44,25 242,565 6132

16 132 KÜBRA YILDIRIM 12A 25 4 24,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 8 6 6,50 4 1 3,75 3 3 2,25 2 2 1,50 49 19 44,25 242,383 6148

17 203 NUR AVŞ R 12B 30 8 28,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 48 16 44,00 239,420 6415

18 99 YİĞİT SOYUSLU 12C 25 13 21,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 2 3 1,25 9 6 7,50 48 23 42,25 238,735 6484

19 143 AYŞE NİSA BENLİ 12C 30 8 28,00 4 0 4,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 4 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 46 19 41,25 231,503 7172

20 79 ESMA ŞAHİN 12A 29 6 27,50 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 43 12 40,00 228,845 7429

21 172 NUR AVCI 12C 21 8 19,00 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 7 1 6,75 0 2 -0,50 42 15 38,25 225,753 7739

22 109 NİSA EROĞLU 12D 27 11 24,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 6 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 45 25 38,75 224,155 7921

23 112 SEHERGİDER 12B 28 12 25,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 10 2,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 46 35 37,25 220,143 8375

24 216 BEYZA NALBANTOĞLU 12A 23 11 20,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 7 2 6,50 4 1 3,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 42 22 36,50 218,533 8559

25 150 İREM ALTINOLUK 12C 24 14 20,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 1 1 0,75 41 22 35,50 214,960 8990

26 231 CB 12A 15 11 12,25 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 10 2 9,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 39 18 34,50 213,633 9146

27 236 EMİN KEÇİBAŞ 12B 22 12 19,00 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 6 2 5,50 39 19 34,25 212,073 9326

28 126 RABİA USLU 12B 22 13 18,75 3 0 3,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 5 2,75 2 0 2,00 40 22 34,50 210,788 9497

29 170 ALİCAN MİL 12B 21 13 17,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 1 4,75 39 21 33,75 210,110 9571

                                                1 / 3



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAYSERİ YAHYALI Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi YAYIN DENİZİ TYT 0 68 68 890 18767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,29 11,98 18,29 2,64 1,20 2,34 1,80 1,70 1,37 2,10 0,90 1,88 2,60 1,31 2,28 0,02 0,01 0,02 8,72 5,09 7,45 2,54 1,60 2,14 1,74 1,72 1,31 1,16 1,62 0,75 44,61 27,13 37,83 220,270
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30 115 OSMAN SÜRMELİ 12C 25 12 22,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 8 3,00 41 28 34,00 209,720 9622

31 161 MUSA DEMİR 12C 24 13 20,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 5 2,75 40 25 33,75 208,840 9729

32 235 NİSA TURAÇ 12A 16 11 13,25 4 0 4,00 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 10 6 8,50 2 1 1,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 40 30 32,50 207,863 9830

33 108 EMİNE S KOYUNCU 12D 23 14 19,50 3 1 2,75 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 38 21 32,75 205,553 10098

34 232 ŞEYMA ÜNLÜ 12B 26 13 22,75 3 1 2,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 6 4 5,00 0 1 -0,25 39 27 32,25 205,255 10129

35 153 AERYEM YILMAZ 12C 23 14 19,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 38 23 32,25 204,368 10226

36 8 ESMA ERDEMİR 12A 24 11 21,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 4 4 3,00 4 0 4,00 2 3 1,25 1 3 0,25 39 26 32,50 203,403 10343

37 119 KÜBRA KORUCU 12B 26 13 22,75 4 0 4,00 1 3 0,25 3 1 2,75 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 39 27 32,25 202,945 10382

38 10 BETÜL ÇOBAN 12A 24 16 20,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 10 3,50 3 1 2,75 1 4 0,00 1 4 0,00 43 44 32,00 202,910 10387

39 111 EREN MARANGOZ 12A 23 14 19,50 2 0 2,00 7 3 6,25 2 0 2,00 1 0 1,00 35 17 30,75 200,393 10681

40 197 AHSEN ÖZTOPRAK 12C 23 16 19,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 6 4 5,00 1 1 0,75 38 29 30,75 200,348 10685

41 154 GÖKÇE TÜRK 12A 17 11 14,25 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 7 7 5,25 2 4 1,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 38 31 30,25 199,120 10819

42 226 FATMA GÜLDOĞAN 12B 25 11 22,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 10 1,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 39 33 30,75 198,085 10928

43 206 AMİNE KARACA 12B 19 12 16,00 3 0 3,00 2 1 1,75 1 0 1,00 3 0 3,00 4 4 3,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 34 20 29,00 193,620 11439

44 140 ELİF KEL 12C 24 14 20,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 3 3,25 0 2 -0,50 36 29 28,75 193,223 11482

45 228 FURKANCAN SOYDAN 12B 27 11 24,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 9 -1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 38 34 29,50 192,433 11594

46 105 ÖMER ULUYOL 12A 14 8 12,00 3 1 2,75 10 4 9,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 33 21 27,75 192,398 11600

47 217 BEYZA VURGEÇ 12B 25 12 22,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 33 17 28,75 192,028 11644

48 245 M ÇAĞRI KÜPÇÜ 12A 14 9 11,75 2 0 2,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 7 3 6,25 3 1 2,75 2 1 1,75 32 16 28,00 191,533 11707

49 210 AHMET TOROĞLU 12C 22 18 17,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 4 0 4,00 2 2 1,50 7 6 5,50 36 33 27,75 191,283 11731

50 142 SILA GÜL 12C 18 9 15,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 33 19 28,25 190,595 11798

51 183 İSA CAN KARA 12C 21 18 16,50 1 3 0,25 2 3 1,25 3 0 3,00 3 1 2,75 6 8 4,00 36 33 27,75 190,493 11815

52 131 FURKAN GÜNEŞ 12C 22 14 18,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 34 23 28,25 190,458 11821

53 204 SILA BAŞ 12A 23 2 22,50 4 6 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 32 16 28,00 189,315 11962

54 213 MELİKE ÇİFTÇİ 12B 22 16 18,00 3 0 3,00 1 3 0,25 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 34 28 27,00 186,260 12320

55 221 SENA BAŞ 12B 15 11 12,25 2 0 2,00 2 1 1,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 4 4,00 30 17 25,75 184,285 12566

56 84 MUSTAFA KARAKOÇ 12C 21 18 16,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 7 6 5,50 33 30 25,50 184,110 12587

57 238 ABDULLAH AKAY 12C 16 17 11,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 6 -0,50 33 27 26,25 183,395 12675

58 246 HİLAL ÇAKIR 12C 18 14 14,50 2 0 2,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 6 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 33 28 26,00 182,945 12724
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59 137 SEMA BATMAN 12D 19 18 14,50 1 1 0,75 1 4 0,00 4 0 4,00 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 32 27 25,25 180,678 12990

60 247 YASİN ÜNAL 12B 21 18 16,50 3 1 2,75 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 8 0,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 35 41 24,75 178,273 13276

61 106 SAMET KARABACAK 12A 19 16 15,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 6 3 5,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 30 25 23,75 178,148 13290

62 201 BAHRİYE GÜÇLÜ 12C 22 16 18,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 32 24,00 176,210 13481

63 208 RAVZA SETTAR 12A 20 12 17,00 2 0 2,00 4 3 3,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 28 18 23,50 176,055 13503

64 202 KÜBRA SELBİ 12A 20 10 17,50 1 0 1,00 2 0 2,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 28 18 23,50 175,610 13553

65 215 KEVSER KILINÇ 12A 20 16 16,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 5 7 3,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 1 4 0,00 30 35 21,25 169,023 14211

66 243 BATUHAN KALEM 12C 17 23 11,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 8 0,00 30 40 20,00 163,638 14723

67 158 NURGÜL YALLI 12B 15 13 11,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 3 5 1,75 24 22 18,50 159,778 15063

68 11 GÜLŞAH KATIRCI 12B 10 11 7,25 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 14 15 10,25 133,170 16764
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