
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAYSERİ YAHYALI Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 72 264 497 13505

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,74 10,98 6,99 3,10 4,64 1,94 2,41 3,58 1,51 1,15 1,63 0,74 2,62 1,44 2,26 5,03 6,11 3,50 1,37 4,55 0,24 1,32 2,85 0,61 2,22 2,72 1,54 28,96 38,50 19,33 165,730 192,900 147,310 168,790

Okul Ortalaması 9,78 11,21 6,98 2,94 4,97 1,70 2,29 3,04 1,53 1,35 1,36 1,01 2,93 1,22 2,62 4,01 3,87 3,05 1,23 4,33 0,15 0,96 2,36 0,37 1,70 2,10 1,18 27,19 34,46 18,59 161,220 192,310 135,020 167,780

KATILIMLAR

1 964 KADİR DIVARCI 11D 20 10 17,50 2 8 0,00 2 6 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 20 0 20,00 8 0 8,00 0 3 -0,75 10 0 10,00 67 30 59,50 318,532 179 252,337 1972 349,199 116 349,220 98

2 917 HASAN YILDOĞAN 11D 15 8 13,00 3 7 1,25 5 1 4,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 19 5 17,75 8 0 8,00 8 0 8,00 7 0 7,00 67 25 60,75 307,757 234 235,221 2813 370,024 73 303,516 335

3 924 EMİŞ SİNEM GÜL 11A 19 7 17,25 4 3 3,25 2 5 0,75 1 2 0,50 4 0 4,00 11 5 9,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 2 4,50 51 28 44,00 255,955 768 274,416 1184 222,066 1010 282,357 561

4 942 ŞÜHEDA EMMİ 11A 17 9 14,75 5 4 4,00 3 4 2,00 1 1 0,75 5 0 5,00 10 7 8,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 3 3,25 50 32 42,00 241,957 1050 277,613 1104 203,654 1409 255,377 1044

5 893 TARIK B     TEKE 11B 18 4 17,00 10 0 10,00 7 1 6,75 3 0 3,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 0 1,00 48 8 46,00 236,257 1184 369,554 99 134,461 4765 229,788 1850

6 955 MUSTAFA KORKMAZ 11B 17 3 16,25 4 5 2,75 9 0 9,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 41 16 37,00 218,312 1790 316,671 413 130,323 5226 230,906 1804

7 929 HABİBE KEL 11A 11 13 7,75 4 5 2,75 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 8 1 7,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 36 25 29,75 198,310 2733 231,929 2978 166,811 2669 203,341 3081

8 907 YUNUS EMRE DEMİR 11D 3 6 1,50 3 5 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 11 5 9,75 3 5 1,75 4 6 2,50 8 2 7,50 37 31 29,25 193,065 3054 150,186 9718 242,713 743 172,422 5352

9 916 DAMLA GÜL 11A 12 5 10,75 4 2 3,50 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 5 2 4,50 1 4 0,00 1 2 0,50 4 0 4,00 32 21 26,75 191,347 3159 219,516 3712 160,009 3003 203,634 3057

10 915 NİSA GÜL 11B 13 1 12,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 4 4 3,00 0 6 -1,50 1 2 0,50 3 3 2,25 31 21 25,75 188,365 3341 244,594 2312 128,891 5400 208,064 2822

11 927 ALİ GÜNGÖR 11A 12 11 9,25 7 3 6,25 2 6 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 9 14 5,50 2 8 0,00 1 7 -0,75 1 3 0,25 40 56 26,00 187,027 3442 239,223 2583 135,224 4693 199,517 3323

12 959 FİRDEVS ERDOĞDU 11B 15 14 11,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 7 5 5,75 1 4 0,00 1 3 0,25 1 4 0,00 32 38 22,50 185,865 3512 212,045 4263 141,733 4166 216,810 2374

13 940 ELİF BAHÇIVAN 11A 7 7 5,25 3 1 2,75 5 1 4,75 1 2 0,50 3 2 2,50 8 5 6,75 0 5 -1,25 2 4 1,00 3 4 2,00 32 31 24,25 178,987 4021 203,362 4980 158,243 3110 179,538 4719

14 963 EFE GÜZEL 11A 11 8 9,00 4 2 3,50 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 30 18 25,50 178,547 4049 240,654 2510 128,578 5433 178,713 4792

15 934 ONUR ŞAHİN 11B 18 12 15,00 4 6 2,50 2 8 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 4 1,00 30 36 21,00 177,900 4099 236,475 2743 106,990 8818 211,063 2680

16 962 NEHİR YILDIZ 11C 12 5 10,75 3 4 2,00 3 4 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 0 2,00 1 1 0,75 26 16 22,00 173,565 4502 229,046 3147 118,735 6759 187,751 4071

17 800 ZEHRA KAŞTAN 11D 11 5 9,75 1 2 0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 23 12 20,00 168,972 4900 207,771 4612 126,990 5604 183,948 4357

18 98 SUDENAZ SIRKINTI 11B 14 10 11,50 5 2 4,50 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 27 27 20,25 168,075 4969 239,045 2590 97,461 10409 186,633 4145

19 911 TAHA R ÇOBANOĞLU 11D 8 10 5,50 5 3 4,25 4 0 4,00 6 3 5,25 2 7 0,25 1 3 0,25 2 5 0,75 28 31 20,25 167,295 5042 190,812 6041 144,596 3942 171,753 5402

20 919 FARUK TAKTAK 11B 9 10 6,50 6 4 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 29 24 23,00 167,055 5073 237,499 2673 114,284 7480 161,263 6453

21 943 HİCRAN ŞAHİN 11C 9 5 7,75 2 4 1,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 25 16 21,00 167,042 5074 206,517 4704 133,343 4872 169,988 5568

22 905 MELİKE MUMLU 11A 8 9 5,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 5 5 3,75 1 4 0,00 1 2 0,50 3 2 2,50 27 28 20,00 164,145 5352 187,793 6319 145,244 3887 163,969 6180

23 903 RESUL TÜFEKÇİ 11C 11 10 8,50 5 5 3,75 5 3 4,25 2 1 1,75 2 3 1,25 3 12 0,00 1 5 -0,25 2 6 0,50 2 2 1,50 33 47 21,25 162,292 5525 229,223 3129 111,128 8035 159,340 6670

24 801 BEYZANUR TAŞKIN 11A 14 12 11,00 2 7 0,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 5 12 2,00 1 9 -1,25 2 6 0,50 2 6 0,50 31 60 16,00 161,562 5587 197,437 5492 112,382 7817 189,496 3946

25 930 ARDA BAKKAL 11A 3 15 -0,75 2 8 0,00 5 3 4,25 3 2 2,50 4 1 3,75 8 5 6,75 2 4 1,00 3 2 2,50 2 4 1,00 32 44 21,00 160,465 5695 161,482 8749 175,714 2312 137,658 9135

26 910 FUNDA SARIKURT 11C 13 11 10,25 4 2 3,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 4 5 2,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 25 39 15,25 159,840 5766 195,379 5660 109,676 8306 189,026 3979

27 890 EMİRHAN ÖZTÜRK 11A 9 14 5,50 4 6 2,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 7 13 3,75 2 8 0,00 3 7 1,25 32 54 18,50 159,815 5769 189,224 6196 134,126 4797 162,224 6364

28 946 AYŞE GÜNGÖR 11D 4 10 1,50 5 1 4,75 1 2 0,50 6 3 5,25 4 4 3,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 25 22 19,50 159,707 5781 143,833 10203 184,303 1987 143,833 8369

29 896 MERYEM ÖZDEMİR 11C 11 16 7,00 2 8 0,00 5 4 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 5 2,75 1 7 -0,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 30 49 17,75 158,417 5924 199,694 5275 119,205 6683 166,341 5946
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
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Genel Ortalama 9,74 10,98 6,99 3,10 4,64 1,94 2,41 3,58 1,51 1,15 1,63 0,74 2,62 1,44 2,26 5,03 6,11 3,50 1,37 4,55 0,24 1,32 2,85 0,61 2,22 2,72 1,54 28,96 38,50 19,33 165,730 192,900 147,310 168,790

Okul Ortalaması 9,78 11,21 6,98 2,94 4,97 1,70 2,29 3,04 1,53 1,35 1,36 1,01 2,93 1,22 2,62 4,01 3,87 3,05 1,23 4,33 0,15 0,96 2,36 0,37 1,70 2,10 1,18 27,19 34,46 18,59 161,220 192,310 135,020 167,780

KATILIMLAR

30 954 ÖZLEM KAFALI 11A 9 19 4,25 0 8 -2,00 1 9 -1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 10 12 7,00 2 7 0,25 3 7 1,25 2 7 0,25 32 73 13,75 156,245 6161 134,440 10881 159,988 3007 174,146 5185

31 956 EMİNE KOÇAK 11B 9 18 4,50 2 8 0,00 6 1 5,75 2 1 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 3 3 2,25 28 39 18,25 154,370 6393 187,009 6389 133,343 4872 147,303 7951

32 944 İREM BÜLBÜL 11C 11 7 9,25 3 6 1,50 2 4 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 2 0 2,00 0 8 -2,00 1 2 0,50 22 30 14,50 154,162 6419 194,752 5711 104,441 9434 177,281 4909

33 914 HACI SAMİ VURAL 11A 6 16 2,00 3 4 2,00 1 4 0,00 1 2 0,50 4 1 3,75 7 1 6,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 24 34 15,50 153,657 6480 153,676 9436 150,302 3552 156,853 6927

34 965 İMRAN BAŞ 11B 10 9 7,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 19 21 13,75 151,322 6740 176,341 7392 117,460 6952 169,988 5568

35 953 ÖZGÜR TOSUN 11B 13 17 8,75 3 7 1,25 4 3 3,25 1 3 0,25 3 1 2,75 1 2 0,50 0 7 -1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 43 15,25 150,637 6813 208,733 4520 93,971 10606 164,262 6157

36 913 HASAN BOYACI 11A 8 8 6,00 4 6 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 4 0 4,00 2 6 0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 25 29 17,75 150,417 6842 211,773 4283 105,088 9297 145,067 8228

37 904 GİZEM NUR ŞİMŞEK 11C 10 10 7,50 5 2 4,50 2 4 1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 3 6 1,50 0 6 -1,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 24 36 15,00 150,240 6854 196,831 5536 104,127 9471 161,890 6394

38 958 HAZIM ENES ÖZKANLI 11A 7 11 4,25 3 5 1,75 4 2 3,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 3 4,25 0 6 -1,50 1 7 -0,75 1 6 -0,50 26 43 15,25 150,107 6873 190,029 6123 112,204 7880 156,675 6939

39 937 FATMA GÖSTERİCİ 11B 11 14 7,50 2 4 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 3 0 3,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 0 2,00 22 29 14,75 148,622 7058 187,302 6370 111,598 7969 157,125 6889

40 900 BERAT BULUT 11C 7 18 2,50 2 7 0,25 4 3 3,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 3 3,25 1 5 -0,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 27 43 16,25 148,030 7139 166,696 8288 140,166 4290 138,107 9080

41 966 FAZİLET YILDIZ 11B 10 14 6,50 5 2 4,50 3 4 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 24 31 16,25 147,610 7199 207,322 4642 146,968 7995

42 925 KÜBRA NUR ZEYTİN D 8 6 6,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 4 9 1,75 1 8 -1,00 5 2 4,50 4 4 3,00 22 37 12,75 147,387 7225 132,674 11008 153,520 3356 156,498 6953

43 918 FAHRİ KARA 11A 7 7 5,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 20 22 14,50 147,362 7231 179,538 7086 117,460 6952 152,538 7388

44 901 EMİNE KRGZ 11B 9 15 5,25 2 7 0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 2 4 1,00 3 5 1,75 1 1 0,75 0 6 -1,50 26 40 16,00 146,877 7287 192,244 5905 113,343 7631 143,008 8497

45 947 ÜMMÜGÜLSÜMKILIÇKAYA 11C 9 17 4,75 1 8 -1,00 2 5 0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 6 0,50 2 4 1,00 2 5 0,75 25 50 12,50 146,482 7334 144,283 10182 140,479 4260 156,989 6906

46 897 SAFİYE YILDIRIM 11C 10 13 6,75 3 7 1,25 4 5 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 1 1 0,75 0 7 -1,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 25 41 14,75 146,120 7405 199,537 5286 98,892 10274 151,890 7470

47 894 SALİH EREN DİLCİ 11A 7 10 4,50 4 3 3,25 3 3 2,25 3 0 3,00 3 2 2,50 0 6 -1,50 5 2 4,50 0 4 -1,00 2 4 1,00 27 34 18,50 145,215 7514 201,303 5154 118,129 6844 121,891 10951

48 933 CUMA RESUL GÜNGÖR 11D 11 8 9,00 6 3 5,25 2 4 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 1 16 -3,00 1 4 0,00 1 2 0,50 1 3 0,25 26 42 15,50 143,452 7734 218,419 3797 83,835 10848 143,771 8382

49 908 SAMİ KEÇİBAŞ 11C 6 13 2,75 5 5 3,75 3 4 2,00 2 1 1,75 4 0 4,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 24 34 15,50 143,370 7746 192,265 5903 109,519 8353 135,088 9416

50 923 BEYZA NUR GÜL 11B 9 12 6,00 4 5 2,75 2 4 1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 3 12 0,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 26 45 14,75 143,150 7784 194,302 5743 103,187 9656 141,890 8638

51 945 POLAT SIRKINTI 11B 14 16 10,00 2 8 0,00 3 3 2,25 1 2 0,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 8 -2,00 0 3 -0,75 23 44 12,00 142,985 7801 204,752 4864 165,045 6069

52 922 EMRE TURAN YILDIZ 11D 8 17 3,75 3 7 1,25 4 5 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 2 4 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 26 42 15,50 142,785 7834 177,009 7313 124,304 5949 130,950 9978

53 906 A SENA GÖKTEKE 11C 9 11 6,25 1 5 -0,25 1 4 0,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 3 3,25 0 8 -2,00 0 1 -0,25 19 34 10,50 142,477 7879 164,282 8509 108,401 8580 164,282 6154

54 892 YAREN ÖZSOY 11A 8 10 5,50 2 4 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 2 4 1,00 2 6 0,50 0 4 -1,00 3 3 2,25 22 35 13,25 142,192 7915 170,165 7971 118,108 6845 144,753 8265

55 909 HATİCE BEYZA TAN 11C 9 14 5,50 4 5 2,75 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 2 4 1,00 1 4 0,00 1 0 1,00 22 36 13,00 141,365 8015 173,342 7677 113,343 7631 144,753 8265

56 939 MERAL ÖZTEKİN 11C 9 10 6,50 1 8 -1,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 2 0 2,00 0 7 -1,75 2 1 1,75 19 33 10,75 141,210 8036 159,674 8906 113,970 7530 158,086 6788

57 952 ŞAKİR YILDIRIM 11C 6 11 3,25 3 4 2,00 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 19 22 13,50 139,205 8305 173,519 7657 115,402 7305 133,813 9617

58 949 GİZEM ANLIAÇ 11B 8 15 4,25 1 8 -1,00 3 4 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 0 2,00 23 37 13,75 138,492 8414 177,323 7286 112,873 7722 131,263 9940
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,74 10,98 6,99 3,10 4,64 1,94 2,41 3,58 1,51 1,15 1,63 0,74 2,62 1,44 2,26 5,03 6,11 3,50 1,37 4,55 0,24 1,32 2,85 0,61 2,22 2,72 1,54 28,96 38,50 19,33 165,730 192,900 147,310 168,790

Okul Ortalaması 9,78 11,21 6,98 2,94 4,97 1,70 2,29 3,04 1,53 1,35 1,36 1,01 2,93 1,22 2,62 4,01 3,87 3,05 1,23 4,33 0,15 0,96 2,36 0,37 1,70 2,10 1,18 27,19 34,46 18,59 161,220 192,310 135,020 167,780

KATILIMLAR

59 898 AYŞE ZEHRA SANDIK 11C 11 15 7,25 4 6 2,50 1 8 -1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 22 42 11,50 138,342 8436 180,792 6970 149,027 7773

60 936 ÖZLEM BİLİCİ 11D 8 8 6,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 14 19 9,25 137,300 8583 146,655 10014 117,147 7010 154,596 7153

61 932 EMİNE BETÜL YANIK 11D 7 8 5,00 3 6 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 16 19 11,25 136,735 8664 161,910 8714 113,343 7631 141,263 8718

62 951 HASAN HÜSEYİN T 11A 4 10 1,50 4 3 3,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 18 25 11,75 136,452 8701 158,128 9046 119,832 6576 134,304 9539

63 888 SILA GÜNER 11D 10 15 6,25 2 8 0,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 3 5 1,75 20 37 10,75 136,370 8711 157,929 9076 114,304 7465 143,635 8395

64 0 DAMLA NUR TOPÇU 11A 4 5 2,75 0 1 -0,25 5 1 4,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 10 8 8,00 134,997 8903 117,617 11953 137,930 4467 149,382 7732

65 899 NURİYE SAYGI 11C 8 12 5,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 17 36 8,00 133,147 9163 146,028 10055 109,519 8353 150,793 7581

66 891 BURAK AFERİN 11C 11 12 8,00 2 7 0,25 2 4 1,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 17 37 7,75 132,195 9291 160,615 8841 154,262 7191

67 926 KAAN  BAL 11B 6 14 2,50 4 5 2,75 2 5 0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 19 30 11,50 130,247 9558 176,225 7405 98,892 10274 122,225 10908

68 777 FATMASILATİLKİCİ 11C 9 20 4,00 1 7 -0,75 2 3 1,25 1 2 0,50 1 2 0,50 2 0 2,00 1 6 -0,50 0 3 -0,75 1 5 -0,25 18 48 6,00 125,495 10194 137,460 10689 104,441 9434 140,636 8771

69 928 HACER DUMAN 11 8 18 3,50 2 8 0,00 2 7 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 11 1,25 1 7 -0,75 0 6 -1,50 22 60 7,00 124,125 10376 153,029 9483 94,441 10571 132,381 9814

70 961 DAMLA KARABULUT 11B 6 17 1,75 1 9 -1,25 1 4 0,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 4 0,00 2 5 0,75 2 4 1,00 17 46 5,50 118,325 11076 118,578 11883 118,108 6845 118,578 11263

71 948 ZELİHA KARACA 11C 5 12 2,00 2 6 0,50 2 5 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 15 36 6,00 115,077 11443 144,147 10187 110,794 11924

72 960 ZEHRA KELEŞ 11B 5 15 1,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 4 0,00 1 6 -0,50 0 4 -1,00 1 6 -0,50 11 53 -2,25 97,332 12668 99,206 12712 108,735 12080
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