
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAYSERİ YAHYALI Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi 10.Sınıf DBS 62 264 309 708

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,01 12,15 7,97 5,31 7,41 3,46 4,93 4,96 3,69 6,04 7,84 4,08 2,69 4,02 1,69 2,40 3,92 1,42 1,86 3,76 0,92 34,24 44,06 23,23 185,680

Okul Ortalaması 13,87 9,90 11,40 5,81 6,65 4,15 6,76 3,60 5,86 6,51 7,34 4,67 2,70 3,49 1,83 2,30 3,67 1,38 2,10 3,08 1,33 40,05 37,73 30,62 198,160

KATILIMLAR

1 0 MEHMET BAYRAKTAR 10B 27 3 26,25 9 7 7,25 12 2 11,50 15 11 12,25 6 4 5,00 5 5 3,75 9 1 8,75 83 33 74,75 340,345 21

2 46 AHMET YILMAZ 10B 15 6 13,50 8 4 7,00 11 1 10,75 15 2 14,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 57 17 52,75 271,903 61

3 0 RAVZA ZÜYLİ 10C 23 7 21,25 10 5 8,75 8 6 6,50 12 12 9,00 4 5 2,75 4 4 3,00 2 7 0,25 63 46 51,50 265,123 75

4 88 AYŞEGÜL AKKAYA 10C 20 10 17,50 9 6 7,50 10 4 9,00 9 8 7,00 4 5 2,75 6 4 5,00 4 6 2,50 62 43 51,25 263,038 79

5 74 RÜMEYSA BARUT 10C 25 3 24,25 7 7 5,25 5 4 4,00 12 9 9,75 5 3 4,25 3 4 2,00 1 5 -0,25 58 35 49,25 259,850 89

6 83 SUDE USLU -9C 18 8 16,00 3 8 1,00 2 1 1,75 11 6 9,50 4 2 3,50 7 2 6,50 7 1 6,75 52 28 45,00 248,300 104

7 16 AHMET USLU 10A 11 19 6,25 10 6 8,50 9 5 7,75 14 14 10,50 6 4 5,00 4 6 2,50 4 6 2,50 58 60 43,00 239,148 115

8 89 ÖMER KAAN GÖÇER 10C 17 10 14,50 11 5 9,75 11 2 10,50 5 3 4,25 2 5 0,75 4 3 3,25 3 6 1,50 53 34 44,50 238,930 116

9 5 AYSEL KILIÇ 10B 21 6 19,50 6 7 4,25 8 4 7,00 9 6 7,50 1 4 0,00 4 4 3,00 2 2 1,50 51 33 42,75 237,403 120

10 17 BERAT YILMAZ 10A 18 11 15,25 9 7 7,25 6 8 4,00 9 17 4,75 7 3 6,25 3 6 1,50 4 6 2,50 56 58 41,50 232,063 127

11 57 S GİZEM KARAGÖZ 10B 16 5 14,75 6 3 5,25 9 1 8,75 6 2 5,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 44 15 40,25 227,725 135

12 91 RABİA SENA SALEP 10C 19 10 16,50 10 4 9,00 9 4 8,00 3 8 1,00 4 3 3,25 2 4 1,00 4 6 2,50 51 39 41,25 227,488 137

13 43 SELAHADDİN ARAÇ 10A 17 9 14,75 8 7 6,25 9 4 8,00 5 8 3,00 5 5 3,75 4 5 2,75 2 5 0,75 50 43 39,25 223,045 151

14 93 CENNET GÜL IŞIK 10C 17 6 15,50 6 6 4,50 9 1 8,75 3 4 2,00 4 0 4,00 2 3 1,25 3 1 2,75 44 21 38,75 221,123 157

15 75 FATMA MEŞE 10C 16 14 12,50 8 8 6,00 11 3 10,25 10 8 8,00 2 6 0,50 2 5 0,75 1 7 -0,75 50 51 37,25 218,978 164

16 64 ORHAN GÜVEN 10B 16 11 13,25 9 7 7,25 11 3 10,25 5 12 2,00 5 5 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 49 43 38,25 218,440 165

17 20 HASİBE KORUCU 10A 17 8 15,00 6 6 4,50 5 6 3,50 7 1 6,75 5 4 4,00 3 4 2,00 1 3 0,25 44 32 36,00 216,450 168

18 86 ÜLFETNURDANÇOBAN 10C 18 11 15,25 4 11 1,25 9 5 7,75 8 5 6,75 3 5 1,75 3 6 1,50 3 6 1,50 48 49 35,75 215,355 173

19 55 ELİF ESRA ŞENGÜN 10B 16 2 15,50 6 3 5,25 5 0 5,00 3 0 3,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 38 8 36,00 213,695 176

20 18 GÜLLÜ SENA BALIKÇI 10A 15 11 12,25 6 8 4,00 7 3 6,25 8 4 7,00 2 4 1,00 1 4 0,00 3 1 2,75 42 35 33,25 207,270 189

21 22 SUDE NUR AKAY 10A 13 8 11,00 5 2 4,50 9 1 8,75 8 4 7,00 1 0 1,00 1 1 0,75 37 16 33,00 205,690 191

22 56 İREM ÇOBAN 10B 14 3 13,25 5 5 3,75 7 2 6,50 6 4 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 37 17 32,75 204,495 194

23 19 HİLAL YILDIRIM 10A 17 5 15,75 4 2 3,50 6 2 5,50 5 2 4,50 2 0 2,00 1 3 0,25 1 0 1,00 36 14 32,50 203,638 195

24 94 REYYAN ÜNAL 10C 12 12 9,00 7 8 5,00 9 0 9,00 5 3 4,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 40 29 32,75 203,238 197

25 60 ESMANUR ELMAS 10B 7 2 6,50 7 8 5,00 7 3 6,25 7 2 6,50 4 4 3,00 2 3 1,25 4 2 3,50 38 24 32,00 202,985 198

26 63 EYLÜL KARA 10B 17 12 14,00 2 9 -0,25 6 5 4,75 11 9 8,75 3 5 1,75 2 4 1,00 2 5 0,75 43 49 30,75 201,748 199

27 70 İSMET ŞAHİN 10B 15 10 12,50 8 6 6,50 7 6 5,50 6 13 2,75 4 5 2,75 1 5 -0,25 2 2 1,50 43 47 31,25 197,968 212

28 58 AYŞE NUR ÖZDEMİR 10B 13 10 10,50 8 7 6,25 7 4 6,00 5 10 2,50 2 4 1,00 2 4 1,00 4 0 4,00 41 39 31,25 197,858 213

29 24 İREM YILMAZ 10A 13 10 10,50 5 8 3,00 10 3 9,25 7 8 5,00 2 4 1,00 0 6 -1,50 3 1 2,75 40 40 30,00 195,245 221
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Genel Ortalama 11,01 12,15 7,97 5,31 7,41 3,46 4,93 4,96 3,69 6,04 7,84 4,08 2,69 4,02 1,69 2,40 3,92 1,42 1,86 3,76 0,92 34,24 44,06 23,23 185,680
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30 38 MERVE AŞIK 10A 13 6 11,50 6 4 5,00 6 2 5,50 5 3 4,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 2 0,50 35 23 29,25 192,858 230

31 26 YUSUF ÇOBAN 10A 10 8 8,00 5 6 3,50 8 3 7,25 7 1 6,75 2 4 1,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 36 30 28,50 191,955 235

32 39 DİLARA DIVARCI 10A 15 8 13,00 7 7 5,25 8 3 7,25 4 5 2,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 1 4 0,00 38 35 29,25 191,383 238

33 52 MUSTAFA KARACAOĞLU10B 12 11 9,25 6 6 4,50 6 5 4,75 7 7 5,25 4 5 2,75 2 4 1,00 1 1 0,75 38 39 28,25 190,670 240

34 59 HATİCE NUR AR IÇ 10B 13 6 11,50 1 1 0,75 2 1 1,75 8 5 6,75 4 0 4,00 3 2 2,50 31 15 27,25 190,078 242

35 21 SAHRE KASAP 10A 12 8 10,00 7 6 5,50 6 1 5,75 5 6 3,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 4 0,00 35 29 27,75 187,488 255

36 71 BEYZA GÖKTEPE 10C 19 4 18,00 3 8 1,00 4 5 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 32 20 27,00 185,800 263

37 76 AKİF KORUCU 10C 13 17 8,75 9 7 7,25 4 1 3,75 5 6 3,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 37 40 27,00 185,213 264

38 41 DUDU ELBİ ALATEPE 10A 15 12 12,00 6 9 3,75 7 4 6,00 3 6 1,50 4 2 3,50 1 4 0,00 1 3 0,25 37 40 27,00 184,280 266

39 12 ZEYNEP YAREN ÇABUK 10A 16 9 13,75 5 8 3,00 4 4 3,00 4 4 3,00 1 3 0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 33 29 25,75 182,070 274

40 51 MELİKE MA NTICI 10B 12 7 10,25 3 5 1,75 7 2 6,50 6 10 3,50 2 2 1,50 2 4 1,00 2 4 1,00 34 34 25,50 181,093 279

41 33 EMRE CAN KAYA 10A 13 17 8,75 7 9 4,75 10 4 9,00 4 19 -0,75 4 6 2,50 2 7 0,25 3 5 1,75 43 67 26,25 179,655 285

42 87 MEHMET EMİN SANDIK 10C 7 6 5,50 5 3 4,25 8 4 7,00 7 5 5,75 2 5 0,75 2 3 1,25 1 3 0,25 32 29 24,75 179,343 287

43 14 AYŞE NİSA ÖZTÜRK 10A 14 16 10,00 4 6 2,50 6 2 5,50 6 9 3,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 36 45 24,75 178,908 291

44 44 ERDEM SARIOĞLU 10A 10 20 5,00 6 10 3,50 9 5 7,75 8 12 5,00 2 8 0,00 2 8 0,00 4 6 2,50 41 69 23,75 175,738 303

45 61 ALİ KİRAZ 10B 6 9 3,75 2 3 1,25 8 0 8,00 9 4 8,00 2 2 1,50 1 2 0,50 28 20 23,00 175,633 304

46 90 BETÜL KELEŞ 10C 14 14 10,50 3 9 0,75 4 5 2,75 6 8 4,00 2 4 1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 33 44 22,00 171,455 317

47 40 RANA BAYRAKDAR 10A 8 12 5,00 5 8 3,00 4 5 2,75 9 2 8,50 0 2 -0,50 2 4 1,00 2 2 1,50 30 35 21,25 171,213 322

48 67 EBRAR SAYILGANOĞLU 10B 9 9 6,75 5 4 4,00 6 1 5,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 27 20 22,00 168,493 332

49 37 MEHDİ ORUÇ 10A 11 19 6,25 8 8 6,00 4 10 1,50 9 21 3,75 4 6 2,50 4 6 2,50 1 9 -1,25 41 79 21,25 168,000 334

50 54 İLAYDA AFERİN 10B 16 13 12,75 1 11 -1,75 4 10 1,50 9 18 4,50 4 6 2,50 3 7 1,25 1 7 -0,75 38 72 20,00 166,253 341

51 50 MEHMET BÖYÜK 10B 9 21 3,75 9 7 7,25 8 4 7,00 2 0 2,00 3 6 1,50 3 7 1,25 1 9 -1,25 35 54 21,50 166,058 342

52 78 ÖMER FARUK KARAGÖZ10C 8 20 3,00 8 6 6,50 7 1 6,75 2 0 2,00 1 1 0,75 2 0 2,00 28 28 21,00 164,770 346

53 62 GÖKDENİZ VAROL 10B 8 13 4,75 3 11 0,25 9 2 8,50 5 5 3,75 2 2 1,50 1 4 0,00 2 4 1,00 30 41 19,75 162,910 350

54 92 TAHİR ÇİLSAL 10C 13 8 11,00 6 6 4,50 3 5 1,75 4 7 2,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 29 37 19,75 162,458 352

55 81 GAMZE DEMİRALP 10C 13 5 11,75 5 5 3,75 5 2 4,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 25 19 20,25 162,205 353

56 73 MUSTAFA UYAR 10C 9 6 7,50 6 10 3,50 7 7 5,25 3 5 1,75 2 3 1,25 1 3 0,25 28 34 19,50 159,870 362

57 65 MER *NUR SAKIZLI 10B 9 14 5,50 5 7 3,25 6 3 5,25 7 8 5,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 29 44 18,00 158,025 365

58 85 HAVVA NUR BOLAT 10C 12 13 8,75 4 9 1,75 4 4 3,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 27 34 18,50 157,298 369
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KATILIMLAR

59 15 YUNUS EMRE AYAZ 10A 16 8 14,00 3 6 1,50 6 6 4,50 3 27 -3,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 2 6 0,50 31 61 15,75 146,178 411

60 34 ZEHRA NAR 10A 8 10 5,50 3 11 0,25 3 7 1,25 3 8 1,00 3 1 2,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 23 42 12,50 140,090 432

61 0 ZEHRA SELBİ 10C 4 3 3,25 1 2 0,50 5 5 3,75 111,835 541

62 0 HASAN ALPER  ŞEN 10C 10 20 5,00 1 14 -2,50 2 12 -1,00 4 26 -2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 23 96 -1,00
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