
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAYSERİ YAHYALI Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME 61 234 709 14957

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,16 7,71 16,23 6,56 3,32 5,73 5,91 3,55 5,02 3,97 1,11 3,69 7,05 5,72 5,62 5,42 2,52 4,79 5,44 2,12 4,91 4,26 2,46 3,64 56,77 28,51 49,63 258,400

Okul Ortalaması 18,02 8,49 15,89 5,89 3,69 4,96 5,75 3,89 4,78 4,51 0,98 4,26 5,38 6,92 3,65 5,62 2,84 4,91 6,00 2,41 5,40 4,92 2,90 4,19 56,09 32,12 48,04 251,240

KATILIMLAR

1 360 BÜŞRA DEMİR -9B 27 3 26,25 10 2 9,50 11 1 10,75 5 1 4,75 11 6 9,50 9 1 8,75 7 2 6,50 6 3 5,25 86 19 81,25 359,080 1729

2 362 MUSTAFA TAHA BİRCAN-9B 18 7 16,25 11 1 10,75 10 1 9,75 6 0 6,00 8 1 7,75 10 0 10,00 6 4 5,00 5 4 4,00 74 18 69,50 321,303 3597

3 363 EMRE YILMAZ -9B 19 6 17,50 10 2 9,50 8 3 7,25 5 1 4,75 16 5 14,75 6 4 5,00 7 3 6,25 3 3 2,25 74 27 67,25 319,478 3689

4 339 HÜSEYİN GÖSTERİCİ -9B 16 5 14,75 4 4 3,00 8 2 7,50 6 0 6,00 14 2 13,50 8 2 7,50 8 1 7,75 8 2 7,50 72 18 67,50 317,128 3825

5 311 HAKAN TÜRK -9A 17 9 14,75 7 3 6,25 10 2 9,50 6 0 6,00 12 10 9,50 8 2 7,50 7 3 6,25 8 2 7,50 75 31 67,25 314,505 3988

6 313 MAHİDE GÖKTEPE -9A 17 11 14,25 10 2 9,50 7 4 6,00 5 1 4,75 5 5 3,75 10 0 10,00 9 1 8,75 8 1 7,75 71 25 64,75 301,815 4770

7 332 ŞERİFEZEHRA SARIBOĞA-9A 19 4 18,00 7 4 6,00 9 2 8,50 4 2 3,50 4 5 2,75 8 0 8,00 10 0 10,00 8 2 7,50 69 19 64,25 299,743 4906

8 353 İPEK GÜZELOĞLU -9B 25 3 24,25 6 3 5,25 2 3 1,25 2 1 1,75 10 2 9,50 9 1 8,75 8 1 7,75 4 0 4,00 66 14 62,50 298,993 4962

9 314 SENA NUR ÇULHA -9A 25 5 23,75 9 1 8,75 8 3 7,25 5 1 4,75 4 4 3,00 4 3 3,25 7 3 6,25 6 2 5,50 68 22 62,50 296,918 5086

10 305 MESUT DİNÇ -9A 20 8 18,00 8 3 7,25 10 1 9,75 4 2 3,50 6 10 3,50 7 3 6,25 10 0 10,00 5 5 3,75 70 32 62,00 294,480 5242

11 317 BEYZA CEREN -9A 20 7 18,25 7 3 6,25 7 3 6,25 5 1 4,75 7 0 7,00 7 0 7,00 5 4 4,00 8 2 7,50 66 20 61,00 293,638 5293

12 350 HATİCE DİNÇ -9B 24 6 22,50 7 4 6,00 11 1 10,75 4 2 3,50 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 2 1 1,75 65 17 60,75 292,623 5358

13 312 GÜLDEREN TUZCU -9A 23 6 21,50 10 1 9,75 6 6 4,50 5 1 4,75 5 3 4,25 5 4 4,00 9 1 8,75 4 5 2,75 67 27 60,25 290,368 5491

14 341 AYŞE AYLİN ÇAM -9B 23 4 22,00 8 3 7,25 6 5 4,75 6 0 6,00 6 14 2,50 7 0 7,00 8 2 7,50 4 3 3,25 68 31 60,25 288,733 5587

15 344 AHMET SAMİ BAKLAC -9B 22 8 20,00 8 4 7,00 5 7 3,25 6 0 6,00 4 5 2,75 8 2 7,50 8 2 7,50 7 2 6,50 68 30 60,50 288,725 5589

16 354 NİSA YILDOĞAN -9B 20 7 18,25 10 2 9,50 7 5 5,75 5 1 4,75 3 4 2,00 6 3 5,25 7 1 6,75 8 0 8,00 66 23 60,25 288,010 5651

17 323 NİSA NUR EKMEKÇİ -9A 19 6 17,50 10 2 9,50 7 5 5,75 6 0 6,00 5 5 3,75 7 3 6,25 6 2 5,50 6 3 5,25 66 26 59,50 287,460 5693

18 328 MEHMET EFE YILDIRIM -9A 21 3 20,25 8 2 7,50 7 2 6,50 6 0 6,00 6 2 5,50 7 3 6,25 5 4 4,00 3 5 1,75 63 21 57,75 284,085 5921

19 333 ZEYNEP SUDE ALDANMAZ-9A 16 9 13,75 10 2 9,50 6 5 4,75 6 0 6,00 8 6 6,50 4 0 4,00 8 0 8,00 5 2 4,50 63 24 57,00 281,303 6129

20 315 BERNA ŞEKER -9A 20 8 18,00 3 3 2,25 2 1 1,75 4 1 3,75 10 0 10,00 5 4 4,00 8 0 8,00 9 0 9,00 61 17 56,75 280,988 6146

21 303 M SERDAR SUĞCU -9A 20 9 17,75 4 7 2,25 6 5 4,75 4 1 3,75 9 12 6,00 7 3 6,25 8 2 7,50 9 1 8,75 67 40 57,00 279,143 6271

22 347 OSMAN CAN TAN -9B 15 10 12,50 10 2 9,50 10 2 9,50 5 1 4,75 3 5 1,75 8 0 8,00 5 3 4,25 6 3 5,25 62 26 55,50 273,610 6609

23 304 ASUDE BABACAN -9A 21 7 19,25 7 4 6,00 7 3 6,25 5 1 4,75 2 11 -0,75 7 2 6,50 9 1 8,75 5 4 4,00 63 33 54,75 268,975 6940

24 358 H KÜBRA GAZİOĞLU -9B 21 8 19,00 6 3 5,25 4 5 2,75 6 0 6,00 3 5 1,75 8 2 7,50 7 2 6,50 6 3 5,25 61 28 54,00 267,980 7012

25 346 YARENSU ÖZDEMİR -9B 22 5 20,75 5 3 4,25 7 1 6,75 6 0 6,00 3 2 2,50 6 1 5,75 4 3 3,25 5 4 4,00 58 19 53,25 267,655 7046

26 307 ABDULKADİR DIVARCI -9A 19 10 16,50 8 4 7,00 9 3 8,25 6 0 6,00 5 10 2,50 5 5 3,75 6 2 5,50 4 4 3,00 62 38 52,50 265,670 7161

27 329 SUDE BAYRAKTAR -9A 25 5 23,75 7 4 6,00 7 4 6,00 4 2 3,50 4 17 -0,25 5 3 4,25 7 3 6,25 5 5 3,75 64 43 53,25 265,615 7165

28 357 MELİKE PINAR KAFALI -9B 21 9 18,75 7 4 6,00 1 10 -1,50 6 0 6,00 6 4 5,00 8 1 7,75 7 2 6,50 4 1 3,75 60 31 52,25 264,545 7231

29 366 MİRAÇ NAVRU Z -9B 24 6 22,50 8 4 7,00 7 5 5,75 4 2 3,50 1 4 0,00 3 7 1,25 8 2 7,50 5 5 3,75 60 35 51,25 259,888 7551
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 18,16 7,71 16,23 6,56 3,32 5,73 5,91 3,55 5,02 3,97 1,11 3,69 7,05 5,72 5,62 5,42 2,52 4,79 5,44 2,12 4,91 4,26 2,46 3,64 56,77 28,51 49,63 258,400

Okul Ortalaması 18,02 8,49 15,89 5,89 3,69 4,96 5,75 3,89 4,78 4,51 0,98 4,26 5,38 6,92 3,65 5,62 2,84 4,91 6,00 2,41 5,40 4,92 2,90 4,19 56,09 32,12 48,04 251,240

KATILIMLAR

30 306 FATMA USLU -9A 16 4 15,00 8 1 7,75 6 4 5,00 5 1 4,75 4 1 3,75 2 6 0,50 6 1 5,75 8 2 7,50 55 20 50,00 258,000 7671

31 330 ESMA UZUN -9A 18 10 15,50 6 5 4,75 9 2 8,50 6 0 6,00 4 8 2,00 5 5 3,75 7 2 6,50 3 5 1,75 58 37 48,75 253,473 7947

32 336 RAHİMENUR ZEYTİN -9B 19 10 16,50 3 5 1,75 5 3 4,25 4 2 3,50 9 13 5,75 8 1 7,75 7 3 6,25 4 6 2,50 59 43 48,25 252,658 7994

33 367 CEMİLE GÜZEL -9B 18 8 16,00 5 5 3,75 7 3 6,25 6 0 6,00 4 9 1,75 6 4 5,00 5 3 4,25 6 3 5,25 57 35 48,25 251,003 8081

34 364 SUFENUR KURU -9B 22 4 21,00 6 2 5,50 6 2 5,50 5 0 5,00 1 2 0,50 3 3 2,25 5 1 4,75 4 4 3,00 52 18 47,50 248,905 8204

35 335 ŞERİFE TOPAL -9B 22 8 20,00 5 5 3,75 5 7 3,25 5 1 4,75 8 21 2,75 6 4 5,00 4 5 2,75 6 4 5,00 61 55 47,25 248,643 8222

36 302 ELA NAZ ŞEN -9A 19 7 17,25 4 0 4,00 4 5 2,75 4 2 3,50 7 7 5,25 5 1 4,75 6 0 6,00 3 0 3,00 52 22 46,50 247,493 8292

37 334 EMRE CULFA -9B 10 14 6,50 7 3 6,25 7 3 6,25 6 0 6,00 6 5 4,75 5 3 4,25 6 2 5,50 7 0 7,00 54 30 46,50 246,910 8328

38 309 SERHAT EFE TUZCU -9A 11 14 7,50 5 3 4,25 6 4 5,00 6 0 6,00 11 18 6,50 7 2 6,50 7 2 6,50 4 4 3,00 57 47 45,25 244,038 8494

39 324 AHMET ÇITAK -9A 19 9 16,75 5 2 4,50 5 7 3,25 4 2 3,50 2 0 2,00 4 3 3,25 7 3 6,25 6 3 5,25 52 29 44,75 239,800 8749

40 318 M KAAN KARAGÖZ -9A 14 15 10,25 5 7 3,25 4 8 2,00 4 2 3,50 8 7 6,25 7 2 6,50 8 2 7,50 6 4 5,00 56 47 44,25 239,710 8762

41 338 -9B 19 10 16,50 4 0 4,00 5 2 4,50 5 1 4,75 6 13 2,75 6 4 5,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 52 33 43,75 238,003 8840

42 342 SAMET ŞEN -9B 18 7 16,25 3 4 2,00 5 2 4,50 4 2 3,50 2 7 0,25 7 2 6,50 8 1 7,75 5 4 4,00 52 29 44,75 237,865 8850

43 316 DURMUŞ ALİ NAR -9A 15 10 12,50 3 1 2,75 5 1 4,75 6 0 6,00 5 13 1,75 3 7 1,25 7 3 6,25 8 1 7,75 52 36 43,00 234,115 9060

44 331 EREN HASTA -9A 17 6 15,50 3 7 1,25 5 5 3,75 6 0 6,00 2 6 0,50 6 3 5,25 6 1 5,75 5 3 4,25 50 31 42,25 230,858 9230

45 319 FAZİLET ÖZTÜRK -9A 17 6 15,50 8 3 7,25 8 3 7,25 6 0 6,00 1 7 -0,75 1 4 0,00 1 2 0,50 4 1 3,75 46 26 39,50 224,410 9577

46 345 SUDENUR DAĞ -9B 15 13 11,75 3 9 0,75 6 6 4,50 5 1 4,75 6 9 3,75 5 4 4,00 5 5 3,75 7 3 6,25 52 50 39,50 224,388 9578

47 337 ZEYNEP ELA GÖKSUN -9B 15 12 12,00 5 6 3,50 4 8 2,00 5 1 4,75 5 7 3,25 7 3 6,25 5 5 3,75 4 5 2,75 50 47 38,25 220,433 9788

48 349 MEDİNE ALTINOLUK -9B 12 15 8,25 6 4 5,00 6 5 4,75 6 0 6,00 1 7 -0,75 8 1 7,75 4 5 2,75 5 2 4,50 48 39 38,25 217,750 9930

49 301 SUDE KARAKOYUNLU -9A 18 9 15,75 4 1 3,75 4 4 3,00 5 0 5,00 4 4 3,00 2 4 1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 41 26 34,50 210,518 10253

50 359 YAREN TARLACI -9B 21 6 19,50 3 3 2,25 4 6 2,50 6 0 6,00 1 9 -1,25 4 1 3,75 2 5 0,75 3 6 1,50 44 36 35,00 208,995 10328

51 356 MUSTAFA CAN AY -9B 14 12 11,00 3 2 2,50 3 5 1,75 4 1 3,75 6 3 5,25 5 4 4,00 6 3 5,25 41 30 33,50 202,925 10612

52 322 ŞEYMA NAVRUZ -9A 17 4 16,00 2 3 1,25 2 1 1,75 4 0 4,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 3 3 2,25 3 0 3,00 35 19 30,25 194,063 11002

53 308 ZEHRA GÜL DIVARCI -9A 14 10 11,50 5 6 3,50 3 6 1,50 1 5 -0,25 5 6 3,50 4 5 2,75 4 5 2,75 5 5 3,75 41 48 29,00 191,885 11115

54 348 SÜLEYMAN AKKAYA -9B 9 16 5,00 4 7 2,25 6 2 5,50 1 5 -0,25 7 8 5,00 3 6 1,50 6 3 5,25 2 5 0,75 38 52 25,00 180,700 11546

55 340 AYSENA DEMİRKIRDI -9B 20 9 17,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 11 -1,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 33 28 26,00 179,703 11590

56 326 ELA NUR DÜŞÜNCELİ -9A 14 3 13,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 30 17 25,75 179,405 11599

57 355 METEHAN KALEM -9B 15 6 13,50 0 10 -2,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 10 9 7,75 4 3 3,25 2 5 0,75 2 2 1,50 34 42 23,50 177,560 11678

58 352 ABDULLAH BOLKAŞ -9B 5 14 1,50 6 5 4,75 2 0 2,00 3 1 2,75 1 1 0,75 5 5 3,75 5 3 4,25 3 0 3,00 30 29 22,75 170,293 11969
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Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 18,16 7,71 16,23 6,56 3,32 5,73 5,91 3,55 5,02 3,97 1,11 3,69 7,05 5,72 5,62 5,42 2,52 4,79 5,44 2,12 4,91 4,26 2,46 3,64 56,77 28,51 49,63 258,400

Okul Ortalaması 18,02 8,49 15,89 5,89 3,69 4,96 5,75 3,89 4,78 4,51 0,98 4,26 5,38 6,92 3,65 5,62 2,84 4,91 6,00 2,41 5,40 4,92 2,90 4,19 56,09 32,12 48,04 251,240

KATILIMLAR

59 351 MUSTAFA OKUMUŞ -9B 16 14 12,50 3 9 0,75 3 5 1,75 5 10 2,50 2 5 0,75 2 2 1,50 1 5 -0,25 32 50 19,50 162,810 12221

60 361 MEHMET SOYUSLU -9B 11 19 6,25 6 6 4,50 1 11 -1,75 4 2 3,50 1 9 -1,25 1 9 -1,25 5 5 3,75 4 6 2,50 33 67 16,25 149,750 12712

61 327 RUVEYDA KARACA -9A 10 20 5,00 1 11 -1,75 4 8 2,00 1 5 -0,25 9 18 4,50 3 6 1,50 5 3 4,25 1 9 -1,25 34 80 14,00 145,950 12844
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